
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İzmir KARABAĞLAR Öğretmenler ve Şeker Mevhibe Ortaokulu 2021-2022 LGS DENEME SINAVI - 2 9098 1574 562 177

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 11.73 6.72 9.49 5.25 3.72 4.01 6.43 2.86 5.48 6.43 2.31 5.66 8.06 6.30 5.96 10.92 7.47 8.43 48.83 29.37 39.04 263.977

İl Ortalaması 11.35 6.80 9.08 5.07 3.76 3.81 6.01 3.01 5.01 6.54 2.27 5.78 7.00 6.35 4.88 10.28 7.78 7.68 46.24 29.96 36.26 249.936
Okul Ortalaması 12.21 5.61 10.34 5.26 3.42 4.12 6.46 2.50 5.63 7.38 1.68 6.82 7.04 4.97 5.38 10.28 6.94 7.96 48.63 25.11 40.26 264.927

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 359 - EMRE YILMAZ 0 / 0 19 1 18.67 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 20 0 20.00 20 0 20.00 88.00 2.00 87.34 490.148 35 4 1 1
2 464 - İREM BACANAK 8 / A 20 0 20.00 9 0 9.00 9 1 8.67 10 0 10.00 17 3 16.00 20 0 20.00 85.00 4.00 83.67 472.844 209 17 2 2
3 136 - ASYA KIRAN 8 / A 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 20 0 20.00 20 0 20.00 85.00 5.00 83.34 472.356 221 19 3 3
4 511 - CANSU ÖZTÜRK 8 / C 19 1 18.67 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 18 2 17.33 18 1 17.67 84.00 5.00 82.34 460.519 363 35 6 4
5 315 - ELA ZENGİN 8 / C 19 1 18.67 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 17 1 16.67 18 1 17.67 83.00 4.00 81.68 456.607 411 46 9 5
6 611 - UTKU EGE YILDIZ 8 / F 19 1 18.67 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 17 3 16.00 19 1 18.67 83.00 7.00 80.67 456.578 418 47 10 6
7 545 - METE ERGÜNER 8 / D 18 1 17.67 7 2 6.33 8 1 7.67 10 0 10.00 17 2 16.33 19 1 18.67 79.00 7.00 76.67 447.674 541 58 12 7
8 630 - YAĞMUR YAVUZ 8 / E 20 0 20.00 6 3 5.00 9 0 9.00 10 0 10.00 14 1 13.67 19 1 18.67 78.00 5.00 76.34 445.719 579 64 13 8
9 425 - GÖKÇE ÖNEL 8 / F 17 2 16.33 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 17 1 16.67 19 1 18.67 80.00 7.00 77.67 444.711 590 67 14 9

10 263 - ECEM UĞUZ 8 / A 18 2 17.33 8 0 8.00 9 0 9.00 10 0 10.00 15 2 14.33 19 1 18.67 79.00 5.00 77.33 438.252 697 78 17 10
11 294 - EGE ERTAS 0 / 0 16 1 15.67 9 0 9.00 9 0 9.00 9 0 9.00 16 2 15.33 19 1 18.67 78.00 4.00 76.67 434.341 765 87 18 11
12 618 - YAĞIZ ANADOLLU 8 / A 17 3 16.00 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 18 1 17.67 17 3 16.00 78.00 11.00 74.33 430.874 811 92 20 12
13 592 - SUDE KÜSEM 8 / E 17 3 16.00 8 1 7.67 9 1 8.67 10 0 10.00 15 2 14.33 19 1 18.67 78.00 8.00 75.34 429.393 847 98 22 13
14 981 - SÜMEYYE ALKIŞ 8 / B 20 0 20.00 7 3 6.00 8 2 7.33 9 1 8.67 14 3 13.00 17 3 16.00 75.00 12.00 71.00 422.963 952 115 27 14
15 900 - AMET EGE İŞİM 8 / B 16 4 14.67 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 17 3 16.00 18 2 17.33 78.00 12.00 74.00 422.963 952 115 27 14
16 529 - UMUT ULAŞ SATILMIŞ 8 / C 19 1 18.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 14 6 12.00 18 2 17.33 77.00 13.00 72.67 420.993 991 123 31 16
17 804 - IRMAK GÜNDOĞAN 8 / D 17 2 16.33 6 3 5.00 9 1 8.67 10 0 10.00 15 3 14.00 18 1 17.67 75.00 10.00 71.67 419.511 1013 127 32 17
18 221 - DENİZ YILDIZ 8 / E 16 3 15.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 15 3 14.00 18 2 17.33 79.00 8.00 76.33 418.993 1026 128 33 18
19 809 - EZGİ SU KARAKOÇ 8 / C 19 1 18.67 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 14 5 12.33 17 3 16.00 76.00 13.00 71.66 415.052 1086 139 35 19
20 184 - CANSU DEMİRCİ 8 / A 15 5 13.33 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 17 1 16.67 17 3 16.00 76.00 12.00 72.00 411.111 1152 147 37 20
21 262 - ECE GİZEM BADEMLİ 8 / E 16 4 14.67 6 2 5.33 10 0 10.00 10 0 10.00 15 3 14.00 17 3 16.00 74.00 12.00 70.00 402.237 1302 170 42 21
22 435 - GÜRKAN KUMUR 8 / B 18 2 17.33 7 2 6.33 8 1 7.67 10 0 10.00 13 6 11.00 16 4 14.67 72.00 15.00 67.00 390.370 1490 192 50 22
23 645 - EFE KOÇ 8 / B 19 1 18.67 6 4 4.67 9 1 8.67 10 0 10.00 12 4 10.67 15 4 13.67 71.00 14.00 66.35 389.452 1505 195 51 23
24 479 - KAYRA UTKU KUL 8 / B 17 3 16.00 7 3 6.00 10 0 10.00 10 0 10.00 13 5 11.33 15 5 13.33 72.00 16.00 66.66 379.467 1679 214 56 24
25 0 - DENİZ KARABULUT 8 / D 13 6 11.00 5 4 3.67 9 1 8.67 10 0 10.00 13 4 11.67 19 1 18.67 69.00 16.00 63.68 378.074 1689 216 57 25
26 869 - DAMLA ÜSTÜN 8 / E 15 5 13.33 7 2 6.33 8 2 7.33 10 0 10.00 12 5 10.33 18 2 17.33 70.00 16.00 64.65 377.956 1698 219 58 26
27 576 - YAREN DURU PAK 8 / F 18 1 17.67 8 1 7.67 10 0 10.00 10 0 10.00 7 2 6.33 16 2 15.33 69.00 6.00 67.00 374.059 1781 234 64 27
28 162 - BELİNAY İBİŞ 8 / C 18 2 17.33 4 5 2.33 9 1 8.67 9 1 8.67 12 7 9.67 15 5 13.33 67.00 21.00 60.00 368.133 1907 250 69 28
29 663 - FURKAN TOK 8 / B 17 3 16.00 7 3 6.00 8 1 7.67 10 0 10.00 12 3 11.00 14 6 12.00 68.00 16.00 62.67 366.178 1955 256 71 29
30 468 - İREM KESKİN 8 / B 17 3 16.00 6 2 5.33 10 0 10.00 8 2 7.33 11 5 9.33 15 4 13.67 67.00 16.00 61.66 364.681 1982 259 73 30
31 470 - İSMAİL EGE TÜRKYILM 0 / 0 18 1 17.67 8 1 7.67 8 1 7.67 10 0 10.00 13 5 11.33 11 7 8.67 68.00 15.00 63.01 360.770 2051 269 76 31
32 183 - BUSE KARAKAŞ 8 / A 12 4 10.67 4 3 3.00 4 5 2.33 9 0 9.00 15 4 13.67 17 3 16.00 61.00 19.00 54.67 360.281 2057 270 77 32
33 336 - ELİF USLAN 8 / C 16 2 15.33 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 13 7 10.67 13 5 11.33 69.00 17.00 63.34 359.748 2069 273 78 33
34 929 - ERDEM TEMİZYÜREK 8 / B 17 3 16.00 8 2 7.33 5 2 4.33 10 0 10.00 12 3 11.00 13 6 11.00 65.00 16.00 59.66 357.274 2120 280 80 34
35 800 - NAYLI EATOŞ OPSAR 8 / B 16 4 14.67 7 3 6.00 10 0 10.00 10 0 10.00 9 5 7.33 16 4 14.67 68.00 16.00 62.67 355.822 2139 284 82 35
36 450 - HELIN YAVUZ 8 / A 11 8 8.33 7 3 6.00 6 4 4.67 10 0 10.00 16 1 15.67 15 4 13.67 65.00 20.00 58.34 353.852 2173 289 84 36
37 815 - KUTAY TUNÇER 8 / E 14 6 12.00 4 5 2.33 8 2 7.33 10 0 10.00 16 3 15.00 13 7 10.67 65.00 23.00 57.33 352.356 2197 295 85 37
38 761 - RÜZGAR KAÇMAZ 8 / D 13 7 10.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 13 5 11.33 15 4 13.67 69.00 18.00 63.01 351.881 2206 297 86 38
39 28 - PELİN ÖZDEMİR 8 / D 18 2 17.33 5 4 3.67 8 2 7.33 10 0 10.00 10 7 7.67 14 6 12.00 65.00 21.00 58.00 350.370 2226 300 88 39
40 124 - ARDA BAŞDAĞ 8 / A 14 5 12.33 7 2 6.33 8 2 7.33 10 0 10.00 9 2 8.33 16 2 15.33 64.00 13.00 59.65 348.326 2271 308 93 40
41 943 - ÇINAR AKBEL 8 / D 14 6 12.00 6 2 5.33 8 1 7.67 10 0 10.00 12 5 10.33 14 4 12.67 64.00 18.00 58.00 341.481 2404 329 101 41
42 369 - EBRAL İREM KÜTÜK 8 / A 17 3 16.00 5 4 3.67 10 0 10.00 10 0 10.00 9 3 8.00 12 4 10.67 63.00 14.00 58.34 340.519 2415 331 102 42
43 882 - NİSA DOĞANAY 8 / A 15 2 14.33 6 1 5.67 7 0 7.00 10 0 10.00 7 2 6.33 15 3 14.00 60.00 8.00 57.33 338.978 2459 334 104 43
44 938 - EREM DAMLA ACI 8 / D 14 6 12.00 8 2 7.33 9 1 8.67 9 0 9.00 14 2 13.33 11 7 8.67 65.00 18.00 59.00 338.519 2465 337 106 44
45 759 - ASMİN ÖZTÜRK 8 / E 16 3 15.00 5 3 4.00 8 1 7.67 8 1 7.67 9 4 7.67 14 4 12.67 60.00 16.00 54.68 338.074 2471 339 107 45
46 408 - IŞIL KAMA 0 / 0 16 4 14.67 4 5 2.33 6 3 5.00 10 0 10.00 12 4 10.67 12 5 10.33 60.00 21.00 53.00 337.052 2493 342 108 46
47 193 - DAMLA YEŞİLTEPECİK 8 / C 16 3 15.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 12 7 9.67 11 7 8.67 66.00 20.00 59.35 336.104 2502 345 110 47
48 485 - KEMAL GÖKÇE 8 / A 12 5 10.33 8 0 8.00 7 1 6.67 10 0 10.00 11 2 10.33 14 3 13.00 62.00 11.00 58.33 336.015 2520 351 114 48
49 256 - DORUK YAVUZ 8 / F 15 2 14.33 7 2 6.33 9 0 9.00 10 0 10.00 8 2 7.33 13 5 11.33 62.00 11.00 58.32 333.022 2577 360 119 49
50 662 - AZRA TOSUN 8 / C 14 4 12.67 5 5 3.33 8 2 7.33 10 0 10.00 8 3 7.00 15 5 13.33 60.00 19.00 53.66 326.163 2761 382 125 50
51 394 - EZGİ ERDOĞAN 0 / 0 17 1 16.67 6 3 5.00 9 1 8.67 10 0 10.00 6 3 5.00 12 6 10.00 60.00 14.00 55.34 322.741 2819 393 131 51
52 185 - CEMRE SEVİNÇ 8 / C 18 2 17.33 5 5 3.33 8 2 7.33 10 0 10.00 6 9 3.00 14 6 12.00 61.00 24.00 52.99 322.193 2847 399 133 52
53 155 - BADE ESEN İMGA 8 / B 15 5 13.33 7 3 6.00 10 0 10.00 8 1 7.67 7 1 6.67 12 7 9.67 59.00 17.00 53.34 310.889 3111 438 145 53
54 763 - DENİZ VARIŞ 8 / B 11 8 8.33 6 4 4.67 8 1 7.67 9 1 8.67 11 4 9.67 14 6 12.00 59.00 24.00 51.01 308.904 3150 444 149 54
55 983 - EGEHAN YUNAR 8 / C 17 2 16.33 8 2 7.33 6 4 4.67 8 2 7.33 12 7 9.67 8 11 4.33 59.00 28.00 49.66 308.370 3168 447 151 55
56 670 - ÖMÜR SEL EK 8 / A 13 5 11.33 4 6 2.00 5 5 3.33 7 1 6.67 15 0 15.00 9 10 5.67 53.00 27.00 44.00 307.407 3178 449 152 56
57 582 - TUĞÇE KÖKCAN 8 / E 14 3 13.00 6 1 5.67 8 1 7.67 9 1 8.67 5 1 4.67 13 4 11.67 55.00 11.00 51.35 306.474 3190 450 153 57
58 267 - ECRİN KOKULU 8 / D 14 3 13.00 5 2 4.33 8 1 7.67 9 0 9.00 7 1 6.67 12 7 9.67 55.00 14.00 50.34 304.978 3219 458 156 58
59 620 - YAĞIZ ÜNAL 8 / A 13 4 11.67 5 5 3.33 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 13 5 11.33 55.00 20.00 48.33 300.489 3337 478 162 59
60 291 - EGE DALOĞLU 8 / E 13 5 11.33 6 3 5.00 6 3 5.00 6 3 5.00 11 4 9.67 11 7 8.67 53.00 25.00 44.67 298.044 3387 488 164 60
61 187 - CENK KAPTAN 8 / E 15 4 13.67 7 3 6.00 8 1 7.67 9 1 8.67 7 6 5.00 11 8 8.33 57.00 23.00 49.34 293.096 3512 514 172 61
62 832 - DERİN ELA GÜNDÜZ 8 / D 13 5 11.33 6 3 5.00 6 2 5.33 7 1 6.67 7 1 6.67 12 5 10.33 51.00 17.00 45.33 293.067 3515 515 173 62
63 568 - RÜZGAR EFE DİKKAYA 8 / C 10 7 7.67 8 2 7.33 4 1 3.67 9 1 8.67 7 7 4.67 16 3 15.00 54.00 21.00 47.01 291.156 3552 521 176 63
64 104 - ADA TARĞAL 8 / F 10 8 7.33 4 5 2.33 7 2 6.33 8 1 7.67 6 3 5.00 16 3 15.00 51.00 22.00 43.66 286.148 3697 543 188 64
65 792 - EFE ARİÇ 8 / F 16 4 14.67 6 4 4.67 7 2 6.33 9 1 8.67 5 2 4.33 10 9 7.00 53.00 22.00 45.67 283.215 3747 552 192 65
66 426 - GÜLCEM KAYMAK 8 / E 14 2 13.33 4 3 3.00 6 2 5.33 10 0 10.00 5 2 4.33 10 6 8.00 49.00 15.00 43.99 279.215 3844 564 195 66
67 681 - AHMET SUBEY BİNZET 8 / F 10 4 8.67 4 2 3.33 5 3 4.00 0 0 0.00 6 2 5.33 15 2 14.33 40.00 13.00 35.66 278.741 3864 569 198 67
68 353 - EMİR KIVRAK 8 / A 15 3 14.00 6 2 5.33 9 0 9.00 9 1 8.67 6 2 5.33 6 3 5.00 51.00 11.00 47.33 278.252 3872 572 200 68
69 961 - EYMEN TURAN 8 / F 14 6 12.00 7 3 6.00 9 1 8.67 10 0 10.00 6 3 5.00 10 10 6.67 56.00 23.00 48.34 276.815 3894 577 202 69
70 345 - ELİFSU GİTMEZ 8 / B 15 4 13.67 4 5 2.33 7 3 6.00 9 0 9.00 8 5 6.33 8 8 5.33 51.00 25.00 42.66 275.778 3922 583 205 70
71 195 - DEFNE ÇETİN 8 / F 14 6 12.00 6 3 5.00 7 3 6.00 9 1 8.67 5 6 3.00 12 7 9.67 53.00 26.00 44.34 275.333 3926 585 206 71
72 510 - ZEYNEP KÜÇÜKYÖRÜ 8 / F 12 6 10.00 8 1 7.67 9 0 9.00 8 1 7.67 9 5 7.33 9 10 5.67 55.00 23.00 47.34 272.356 4017 597 213 72
73 676 - KAMALADDİN M MMADLİ 0 / 0 15 4 13.67 5 4 3.67 7 2 6.33 10 0 10.00 6 2 5.33 8 9 5.00 51.00 21.00 44.00 271.852 4026 599 214 73
74 836 - MEHMET ATA GÜNDÜZ 8 / D 11 6 9.00 6 2 5.33 6 4 4.67 9 0 9.00 9 3 8.00 10 9 7.00 51.00 24.00 43.00 270.370 4075 606 217 74
75 246 - DOĞA BOZTAŞ 8 / B 17 3 16.00 7 3 6.00 6 4 4.67 9 1 8.67 7 5 5.33 6 11 2.33 52.00 27.00 43.00 268.859 4118 616 220 75
76 170 - BORA ÖZTÜRK 8 / F 14 6 12.00 6 3 5.00 8 2 7.33 10 0 10.00 3 2 2.33 11 8 8.33 52.00 21.00 44.99 267.363 4159 623 225 76
77 249 - DORUK BOZDAĞ 8 / D 14 6 12.00 7 3 6.00 8 2 7.33 9 1 8.67 7 13 2.67 11 9 8.00 56.00 34.00 44.67 266.933 4165 625 227 77
78 368 - EYE MILKI 8 / B 13 7 10.67 4 6 2.00 8 2 7.33 8 2 7.33 11 6 9.00 8 11 4.33 52.00 34.00 40.66 266.904 4172 626 228 78
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Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 11.73 6.72 9.49 5.25 3.72 4.01 6.43 2.86 5.48 6.43 2.31 5.66 8.06 6.30 5.96 10.92 7.47 8.43 48.83 29.37 39.04 263.977

İl Ortalaması 11.35 6.80 9.08 5.07 3.76 3.81 6.01 3.01 5.01 6.54 2.27 5.78 7.00 6.35 4.88 10.28 7.78 7.68 46.24 29.96 36.26 249.936
Okul Ortalaması 12.21 5.61 10.34 5.26 3.42 4.12 6.46 2.50 5.63 7.38 1.68 6.82 7.04 4.97 5.38 10.28 6.94 7.96 48.63 25.11 40.26 264.927

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 819 - KAYRA DURU ATAYÜN 0 / 0 14 6 12.00 8 2 7.33 6 4 4.67 10 0 10.00 0 2 -0.67 13 6 11.00 51.00 20.00 44.33 264.919 4226 638 233 79
80 462 - IŞIL DOĞAN 8 / D 15 5 13.33 5 5 3.33 8 2 7.33 3 1 2.67 6 5 4.33 10 10 6.67 47.00 28.00 37.66 263.926 4248 642 235 80
81 980 - TAHA TUNAHAN ÖZTÜRK 8 / A 13 5 11.33 3 6 1.00 4 6 2.00 7 3 6.00 8 2 7.33 10 10 6.67 45.00 32.00 34.33 263.437 4260 644 236 81
82 219 - DENİZ IŞIK 8 / C 14 6 12.00 3 6 1.00 9 1 8.67 8 2 7.33 4 1 3.67 10 9 7.00 48.00 25.00 39.67 259.526 4359 657 239 82
83 148 - AYLİN GÜNEŞ 8 / B 15 5 13.33 7 2 6.33 6 4 4.67 8 2 7.33 1 8 -1.67 13 7 10.67 50.00 28.00 40.66 259.481 4366 658 240 83
84 599 - ZEYNEP COŞAR 8 / A 13 3 12.00 5 4 3.67 7 3 6.00 3 0 3.00 3 2 2.33 11 5 9.33 42.00 17.00 36.33 258.978 4382 661 242 84
85 188 - SAMET DEVECİ 0 / 0 4 11 0.33 6 2 5.33 0 2 -0.67 0 0 0.00 14 6 12.00 15 5 13.33 39.00 26.00 30.32 258.963 4386 662 243 85
86 595 - S EFE TUNÇEL 8 / C 12 5 10.33 4 3 3.00 3 5 1.33 8 0 8.00 4 5 2.33 13 6 11.00 44.00 24.00 35.99 258.474 4395 664 244 86
87 781 - ADA OKAY 8 / F 14 5 12.33 3 4 1.67 7 2 6.33 3 4 1.67 4 3 3.00 10 4 8.67 41.00 22.00 33.67 256.548 4435 671 248 87
88 660 - ZEYNEP İNAN 8 / B 12 7 9.67 7 2 6.33 8 2 7.33 10 0 10.00 3 4 1.67 11 6 9.00 51.00 21.00 44.00 255.585 4451 674 250 88
89 505 - ÇAĞRI TOĞUÇ 8 / B 14 6 12.00 6 3 5.00 6 4 4.67 5 5 3.33 9 11 5.33 9 11 5.33 49.00 40.00 35.66 253.541 4517 689 254 89
90 474 - KADİR EFE BALCI 8 / E 13 4 11.67 4 2 3.33 8 2 7.33 9 1 8.67 7 7 4.67 8 10 4.67 49.00 26.00 40.34 253.141 4518 690 255 90
91 546 - HAMZA ÇAKAN 8 / D 11 9 8.00 3 7 0.67 8 2 7.33 9 1 8.67 11 6 9.00 8 10 4.67 50.00 35.00 38.34 253.111 4519 691 256 91
92 628 - YAĞMUR KAPLAN 0 / 0 13 5 11.33 2 5 0.33 7 2 6.33 6 4 4.67 3 5 1.33 12 5 10.33 43.00 26.00 34.32 253.022 4535 693 257 92
93 402 - UMUT ÇETİN 8 / A 8 10 4.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 0 2 -0.67 13 2 12.33 10 1 9.67 33.00 33.00 22.00 251.126 4574 700 259 93
94 950 - CEREN KIZILDAĞ 8 / D 13 5 11.33 4 5 2.33 4 5 2.33 8 0 8.00 8 4 6.67 6 7 3.67 43.00 26.00 34.33 247.170 4680 719 268 94
95 805 - IRMAK ÇAĞLAR 8 / E 14 4 12.67 4 4 2.67 7 3 6.00 8 2 7.33 2 3 1.00 9 8 6.33 44.00 24.00 36.00 242.222 4826 747 274 95
96 856 - SUDE FİDAN 8 / B 18 1 17.67 6 4 4.67 10 0 10.00 9 1 8.67 0 0 0.00 0 0 0.00 43.00 6.00 41.01 239.289 4906 760 280 96
97 0 - ECE EFE 8 / A 12 6 10.00 4 5 2.33 5 3 4.00 9 1 8.67 7 4 5.67 7 9 4.00 44.00 28.00 34.67 238.785 4922 762 281 97
98 562 - ARDA TEPELİ 8 / D 11 3 10.00 6 1 5.67 5 3 4.00 7 2 6.33 6 2 5.33 7 9 4.00 42.00 20.00 35.33 238.252 4939 765 283 98
99 598 - TOPRAK ÇOKSEVİN 0 / 0 13 3 12.00 5 2 4.33 2 2 1.33 10 0 10.00 2 6 0.00 9 5 7.33 41.00 18.00 34.99 237.748 4954 767 285 99

100 504 - MELEK FİRDEVS BAĞCI 8 / A 15 4 13.67 8 1 7.67 10 0 10.00 10 0 10.00 0 0 0.00 5 8 2.33 48.00 13.00 43.67 235.807 5014 780 289 100
101 0 - MİNEL YONAR 8 / D 12 7 9.67 5 5 3.33 6 3 5.00 8 2 7.33 7 1 6.67 6 11 2.33 44.00 29.00 34.33 233.837 5058 796 296 101
102 841 - HAZAR ASLAN 8 / D 11 8 8.33 5 4 3.67 8 1 7.67 3 2 2.33 3 5 1.33 12 8 9.33 42.00 28.00 32.66 232.785 5098 808 299 102
103 609 - ULAŞ ERİM AYNACI 8 / C 9 9 6.00 8 2 7.33 6 4 4.67 10 0 10.00 3 2 2.33 11 9 8.00 47.00 26.00 38.33 229.363 5213 830 305 103
104 593 - ZEYNEP YEGÜL 8 / B 13 7 10.67 3 7 0.67 6 4 4.67 8 0 8.00 5 6 3.00 8 10 4.67 43.00 34.00 31.68 228.444 5227 836 308 104
105 844 - DEFNE FIRAT 0 / 0 10 9 7.00 8 1 7.67 7 3 6.00 9 1 8.67 5 7 2.67 9 8 6.33 48.00 29.00 38.34 227.911 5242 839 310 105
106 536 - NAZLI ÖZTÜRK 8 / F 12 6 10.00 5 4 3.67 6 4 4.67 9 1 8.67 2 9 -1.00 11 8 8.33 45.00 32.00 34.34 227.896 5243 840 311 106
107 710 - CEYLİN ERSOY 8 / F 6 8 3.33 5 3 4.00 6 2 5.33 10 0 10.00 2 0 2.00 13 5 11.33 42.00 18.00 35.99 227.363 5279 843 312 107
108 834 - DORUK ALP GÜNDÜZ 8 / D 6 13 1.67 4 4 2.67 7 1 6.67 7 2 6.33 7 4 5.67 12 6 10.00 43.00 30.00 33.01 225.970 5301 849 314 108
109 652 - YUSUF GÖÇER 8 / E 11 6 9.00 6 3 5.00 2 8 -0.67 10 0 10.00 3 10 -0.33 11 6 9.00 43.00 33.00 32.00 225.941 5305 851 316 109
110 349 - ELVİN ALYA GÜLER 8 / B 10 5 8.33 5 3 4.00 6 3 5.00 9 1 8.67 5 7 2.67 8 7 5.67 43.00 26.00 34.34 224.963 5352 866 322 110
111 0 - ZEYNEB VERA YILDIZ 8 / A 9 6 7.00 4 2 3.33 7 2 6.33 7 2 6.33 7 5 5.33 8 10 4.67 42.00 27.00 32.99 224.430 5372 870 324 111
112 528 - NAZ IŞIK 8 / C 13 4 11.67 3 5 1.33 8 2 7.33 8 2 7.33 3 2 2.33 6 10 2.67 41.00 25.00 32.66 222.474 5430 876 325 112
113 273 - EDANUR TEKİN 8 / B 9 8 6.33 6 3 5.00 3 6 1.00 3 5 1.33 8 5 6.33 7 3 6.00 36.00 30.00 25.99 221.437 5471 884 327 113
114 158 - BARAN KAÇMA Z 8 / F 9 10 5.67 6 4 4.67 8 2 7.33 5 5 3.33 1 1 0.67 12 8 9.33 41.00 30.00 31.00 215.570 5629 921 350 114
115 114 - ALEYNA ARATEMUR 8 / F 10 10 6.67 5 5 3.33 3 7 0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 13 5 11.33 39.00 39.00 26.00 215.541 5640 925 351 115
116 441 - GÜLÜMSER GÖKÇEN 0 / 0 6 6 4.00 6 4 4.67 7 0 7.00 10 0 10.00 0 0 0.00 12 6 10.00 41.00 16.00 35.67 215.067 5650 929 353 116
117 325 - DERİN PEYNİRCİOĞLU 8 / E 11 6 9.00 4 4 2.67 7 1 6.67 8 0 8.00 5 10 1.67 8 11 4.33 43.00 32.00 32.34 214.578 5655 931 354 117
118 149 - AZRA BELİZ BEY 8 / E 7 3 6.00 0 0 0.00 7 1 6.67 10 0 10.00 3 4 1.67 10 8 7.33 37.00 16.00 31.67 213.585 5679 935 355 118
119 0 - DOĞA ARDA CEYLAN 8 / B 9 10 5.67 1 9 -2.00 0 0 0.00 2 8 -0.67 9 11 5.33 11 7 8.67 32.00 45.00 17.00 212.607 5703 942 357 119
120 507 - CEYDA KIZILEAG 8 / D 12 7 9.67 6 4 4.67 8 2 7.33 6 3 5.00 0 0 0.00 8 9 5.00 40.00 25.00 31.67 212.119 5715 945 359 120
121 174 - BULUT CEYLA N 8 / D 17 3 16.00 3 7 0.67 3 3 2.00 9 1 8.67 0 0 0.00 0 0 0.00 32.00 14.00 27.34 211.615 5729 950 361 121
122 444 - HAZAN ŞENGEZER 8 / C 15 3 14.00 6 4 4.67 5 2 4.33 9 1 8.67 1 8 -1.67 6 12 2.00 42.00 30.00 32.00 211.096 5754 958 366 122
123 801 - NEHİR ÜMÜTLÜ 8 / B 14 5 12.33 4 5 2.33 7 2 6.33 8 2 7.33 2 7 -0.33 7 13 2.67 42.00 34.00 30.66 210.622 5767 960 367 123
124 121 - ALPEREN KARATAŞ 8 / F 11 7 8.67 2 6 0.00 4 4 2.67 1 4 -0.33 4 6 2.00 9 5 7.33 31.00 32.00 20.34 210.133 5774 962 368 124
125 366 - ERALP SAAT 8 / B 10 8 7.33 5 3 4.00 7 3 6.00 3 1 2.67 1 4 -0.33 10 8 7.33 36.00 27.00 27.00 203.689 5964 984 376 125
126 635 - YAREN NAZ AYDUGAN 8 / C 10 6 8.00 4 4 2.67 6 4 4.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 10 10 6.67 39.00 35.00 27.34 202.726 5990 990 379 126
127 228 - DERİN KÜÇ *KALAYCI 8 / D 9 7 6.67 5 2 4.33 7 1 6.67 9 0 9.00 2 2 1.33 7 9 4.00 39.00 21.00 32.00 200.741 6055 1001 381 127
128 566 - RÜZGAR BARAN CENAN 8 / A 12 7 9.67 6 3 5.00 5 4 3.67 7 3 6.00 4 2 3.33 4 11 0.33 38.00 30.00 28.00 200.726 6059 1003 383 128
129 772 - MEHMET ALİ KARAHAN 8 / D 11 8 8.33 3 7 0.67 5 5 3.33 5 3 4.00 3 1 2.67 7 10 3.67 34.00 34.00 22.67 198.785 6125 1017 388 129
130 514 - YUSU* EK İN 8 / B 14 6 12.00 6 4 4.67 7 3 6.00 8 2 7.33 0 0 0.00 0 0 0.00 35.00 15.00 30.00 197.778 6157 1025 391 130
131 412 - EZGİ BUĞDAYCI 8 / F 11 7 8.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 9 1 8.67 4 10 0.67 6 7 3.67 37.00 38.00 24.34 193.881 6273 1045 397 131
132 480 - KEMAL EGE KARAKÖPRÜ 8 / C 14 4 12.67 4 6 2.00 4 6 2.00 8 2 7.33 3 17 -2.67 7 13 2.67 40.00 48.00 24.00 191.867 6340 1059 403 132
133 314 - ELA CEYLİN PASİNLİ 8 / F 8 8 5.33 4 3 3.00 6 3 5.00 6 2 5.33 1 6 -1.00 9 4 7.67 34.00 26.00 25.33 190.859 6368 1065 405 133
134 134 - ASEL NİDA ASLAN 8 / E 14 2 13.33 5 2 4.33 9 0 9.00 8 1 7.67 0 10 -3.33 4 14 -0.67 40.00 29.00 30.33 186.400 6485 1084 409 134
135 541 - NEZAKET İLALDI 8 / E 9 4 7.67 5 3 4.00 5 2 4.33 7 0 7.00 1 4 -0.33 5 5 3.33 32.00 18.00 26.00 185.941 6501 1086 410 135
136 101 - ABDULLAH ÇATAL 8 / F 12 8 9.33 5 3 4.00 6 4 4.67 7 3 6.00 0 0 0.00 6 14 1.33 36.00 32.00 25.33 184.904 6532 1094 413 136
137 0 - EBRU KAYA 8 / C 6 12 2.00 3 3 2.00 9 1 8.67 5 2 4.33 5 8 2.33 9 9 6.00 37.00 35.00 25.33 183.437 6574 1102 417 137
138 518 - MİNENUR DERELİ 8 / F 8 4 6.67 2 4 0.67 3 4 1.67 3 4 1.67 3 7 0.67 8 7 5.67 27.00 30.00 17.02 183.037 6576 1103 418 138
139 302 - EGEMEN UMUT ÖZMEN 8 / C 10 7 7.67 4 3 3.00 7 2 6.33 4 3 3.00 4 7 1.67 5 11 1.33 34.00 33.00 23.00 181.496 6629 1115 421 139
140 921 - NEHİR TEKİN 8 / A 8 4 6.67 7 0 7.00 9 0 9.00 10 0 10.00 1 1 0.67 0 1 -0.33 35.00 6.00 33.01 180.059 6662 1117 422 140
141 153 - AZRA ÜNAL 8 / D 10 7 7.67 4 5 2.33 6 3 5.00 5 2 4.33 2 7 -0.33 6 10 2.67 33.00 34.00 21.67 176.593 6757 1141 426 141
142 971 - BATUHAN ÇAKALOĞLU 8 / F 8 8 5.33 6 3 5.00 3 5 1.33 7 3 6.00 4 8 1.33 6 9 3.00 34.00 36.00 21.99 175.511 6796 1147 428 142
143 122 - ALPAY YETİMO*U 0 / 0 9 3 8.00 2 5 0.33 5 1 4.67 2 3 1.00 3 3 2.00 2 3 1.00 23.00 18.00 17.00 174.074 6828 1154 430 143
144 643 - YİĞİT ERK EK 8 / C 9 6 7.00 3 3 2.00 5 2 4.33 9 1 8.67 4 7 1.67 1 3 0.00 31.00 22.00 23.67 173.600 6850 1159 433 144
145 128 - ARDA KOÇ 8 / E 10 6 8.00 2 6 0.00 6 3 5.00 8 2 7.33 5 10 1.67 3 11 -0.67 34.00 38.00 21.33 171.600 6917 1171 436 145
146 713 - ECRİN ERTEKİN 8 / A 7 8 4.33 5 3 4.00 5 3 4.00 9 1 8.67 5 1 4.67 2 10 -1.33 33.00 26.00 24.34 170.148 6941 1175 439 146
147 348 - ECEMKOÇ 8 / C 9 11 5.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 6 4 4.67 6 14 1.33 7 13 2.67 35.00 55.00 16.66 166.148 7055 1199 450 147
148 0 - HACI GÖÇER 8 / A 4 14 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 5 9 2.00 12 6 10.00 28.00 52.00 10.66 166.148 7055 1199 450 147
149 0 - YUSUFTEKİN 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 6.67 8 11 4.33 18.00 21.00 11.00 165.185 7074 1206 453 149
150 243 - DİNÇER ÜNSAL 8 / D 7 13 2.67 8 2 7.33 8 2 7.33 0 10 -3.33 5 7 2.67 7 13 2.67 35.00 47.00 19.34 164.252 7083 1210 454 150
151 878 - BULUT DERE 8 / E 10 10 6.67 5 5 3.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 1 4 -0.33 4 5 2.33 29.00 35.00 17.33 164.207 7088 1211 455 151
152 852 - HİRANUR KAYA 8 / B 10 9 7.00 4 6 2.00 4 6 2.00 5 5 3.33 1 5 -0.67 7 13 2.67 31.00 44.00 16.33 164.193 7090 1212 456 152
153 519 - İSRA ÇOBAN 8 / C 11 9 8.00 4 6 2.00 1 0 1.00 8 2 7.33 2 6 0.00 3 10 -0.33 29.00 33.00 18.00 160.756 7168 1227 461 153
154 300 - EGEHE PYÜZÜGÜLER 8 / F 11 7 8.67 2 6 0.00 1 6 -1.00 2 4 0.67 6 10 2.67 2 11 -1.67 24.00 44.00 9.34 156.815 7282 1239 463 154
155 640 - YAVUZ OĞUZAY 8 / D 10 8 7.33 3 5 1.33 6 3 5.00 2 7 -0.33 4 9 1.00 4 13 -0.33 29.00 45.00 14.00 156.296 7299 1244 465 155
156 204 - DEMİRKAN KAPLAN 8 / B 6 11 2.33 5 4 3.67 6 3 5.00 5 2 4.33 3 8 0.33 7 12 3.00 32.00 40.00 18.66 152.800 7416 1263 473 156



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İzmir KARABAĞLAR Öğretmenler ve Şeker Mevhibe Ortaokulu 2021-2022 LGS DENEME SINAVI - 2 9098 1574 562 177

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 11.73 6.72 9.49 5.25 3.72 4.01 6.43 2.86 5.48 6.43 2.31 5.66 8.06 6.30 5.96 10.92 7.47 8.43 48.83 29.37 39.04 263.977

İl Ortalaması 11.35 6.80 9.08 5.07 3.76 3.81 6.01 3.01 5.01 6.54 2.27 5.78 7.00 6.35 4.88 10.28 7.78 7.68 46.24 29.96 36.26 249.936
Okul Ortalaması 12.21 5.61 10.34 5.26 3.42 4.12 6.46 2.50 5.63 7.38 1.68 6.82 7.04 4.97 5.38 10.28 6.94 7.96 48.63 25.11 40.26 264.927

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
157 107 - EREN GÜROCAK 8 / A 4 12 0.00 1 6 -1.00 5 3 4.00 6 3 5.00 5 10 1.67 8 9 5.00 29.00 43.00 14.67 151.378 7459 1273 475 157
158 590 - SERAYNAZ SONGURLI 8 / C 9 7 6.67 2 6 0.00 3 6 1.00 3 5 1.33 2 13 -2.33 7 10 3.67 26.00 47.00 10.34 150.919 7472 1277 477 158
159 654 - ZENAN GÜNGER 8 / E 5 4 3.67 3 2 2.33 6 1 5.67 2 2 1.33 0 4 -1.33 6 7 3.67 22.00 20.00 15.34 149.437 7517 1285 483 159
160 74 - BULUT CEYLAN 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 8 0.33 11 9 8.00 14.00 17.00 8.33 149.363 7523 1287 485 160
161 920 - AHMET ÖZTURK 8 / C 4 13 -0.33 2 6 0.00 1 4 -0.33 6 4 4.67 6 7 3.67 6 7 3.67 25.00 41.00 11.35 147.970 7568 1298 489 161
162 295 - EGEHAN ÇAKICI 8 / F 8 6 6.00 3 3 2.00 2 5 0.33 3 7 0.67 3 9 0.00 5 11 1.33 24.00 41.00 10.33 147.881 7571 1299 490 162
163 658 - ZEYNEP ECE YILMAZ 8 / F 9 9 6.00 3 2 2.33 5 4 3.67 4 4 2.67 0 6 -2.00 6 13 1.67 27.00 38.00 14.34 146.444 7591 1305 494 163
164 644 - YUSUF EREN UZUN 8 / E 8 7 5.67 2 5 0.33 4 6 2.00 6 4 4.67 1 4 -0.33 4 11 0.33 25.00 37.00 12.67 143.970 7665 1316 499 164
165 237 - DİLARA UĞURLU 8 / E 6 14 1.33 2 8 -0.67 7 3 6.00 7 3 6.00 5 15 0.00 7 13 2.67 34.00 56.00 15.33 140.489 7771 1331 503 165
166 0 - AZAT KAYA 8 / F 7 9 4.00 3 5 1.33 7 3 6.00 5 3 4.00 0 6 -2.00 4 6 2.00 26.00 32.00 15.33 140.489 7771 1331 503 165
167 233 - DERİN SU KAVAL 8 / B 4 12 0.00 2 5 0.33 3 4 1.67 3 6 1.00 8 7 5.67 5 14 0.33 25.00 48.00 9.00 140.000 7801 1336 505 167
168 495 - KEREM ŞAHİN AKALİN 8 / D 8 8 5.33 5 3 4.00 9 1 8.67 4 6 2.00 2 9 -1.00 3 13 -1.33 31.00 40.00 17.67 139.511 7813 1339 506 168
169 382 - EYMEN SOYL U 8 / D 4 5 2.33 3 3 2.00 2 3 1.00 2 5 0.33 1 2 0.33 3 4 1.67 15.00 22.00 7.66 130.593 8062 1377 516 169
170 607 - TUNÇ SAĞIR 8 / F 8 12 4.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 6 13 1.67 4 16 -1.33 27.00 62.00 6.34 128.681 8105 1386 517 170
171 378 - EYLÜL NİSA BABAYİĞİ 8 / E 7 8 4.33 4 4 2.67 5 4 3.67 2 8 -0.67 3 12 -1.00 2 14 -2.67 23.00 50.00 6.33 112.311 8513 1458 536 171
172 456 - Ç IE * * Lİ K 8 / D 2 9 -1.00 6 3 5.00 7 3 6.00 1 5 -0.67 0 4 -1.33 5 11 1.33 21.00 35.00 9.33 109.378 8555 1467 540 172
173 355 - EMRE AYDINOĞLU 8 / A 5 11 1.33 4 6 2.00 3 7 0.67 4 5 2.33 4 16 -1.33 5 15 0.00 25.00 60.00 5.00 107.407 8588 1473 541 173
174 963 - CEMRE CAN GEN L 8 / C 5 15 0.00 4 6 2.00 4 6 2.00 6 4 4.67 2 5 0.33 4 16 -1.33 25.00 52.00 7.67 106.919 8597 1476 542 174
175 614 - VOLKAN FURKAN YAMAN 8 / E 6 14 1.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 7 3 6.00 5 15 0.00 3 17 -2.67 25.00 65.00 3.33 98.978 8748 1506 548 175
176 165 - UMEYR NARİN 8 / F 7 12 3.00 0 10 -3.33 7 3 6.00 4 6 2.00 3 14 -1.67 3 17 -2.67 24.00 62.00 3.33 98.978 8748 1506 548 175
177 558 - POYRAZ AKKAYA 8 / F 4 16 -1.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 17 -2.67 6 14 1.33 20.00 70.00 -3.33 83.200 8956 1542 556 177


