
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İzmir KARABAĞLAR Öğretmenler ve Şeker Mevhibe Ortaokulu 2021-2022 7.SINIF DENEME SINAVI - 2 8053 1442 417 236

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.93 8.05 8.25 5.73 3.73 4.49 4.48 4.91 2.84 4.73 4.23 3.32 6.54 9.73 3.29 7.81 10.20 4.41 40.22 40.86 26.60 210.286

İl Ortalaması 11.70 7.14 9.32 6.12 3.26 5.03 4.45 4.68 2.89 5.70 3.45 4.55 7.09 8.69 4.20 8.27 9.75 5.02 43.32 36.98 30.99 228.265
Okul Ortalaması 13.56 5.21 11.82 6.91 2.28 6.15 5.25 3.94 3.94 7.17 2.21 6.43 8.84 6.47 6.68 9.63 8.20 6.89 51.35 28.31 41.91 274.956

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 866 - SARP TÜRKER 7 / C 20 0 20.00 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 19 1 18.67 18 2 17.33 83.00 7.00 80.67 468.400 20 5 1 1
2 264 - DERİN YURTÇU 7 / B 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 19 1 18.67 19 1 18.67 84.00 6.00 82.01 464.474 24 6 2 2
3 738 - İLAYDA ÇETİN 7 / A 20 0 20.00 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 17 3 16.00 17 2 16.33 82.00 7.00 79.66 450.593 57 14 3 3
4 913 - DURU YENER 7 / D 20 0 20.00 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 17 3 16.00 17 3 16.00 81.00 9.00 78.00 446.667 65 18 4 4
5 292 - DURU KELEŞ 7 / F 20 0 20.00 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 17 3 16.00 17 3 16.00 80.00 10.00 76.66 444.681 74 19 5 5
6 954 - RÜYA ÖZDEMİR 7 / G 18 2 17.33 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 20 0 20.00 15 5 13.33 82.00 8.00 79.33 442.681 80 21 6 6
7 941 - JİYAN KAYA 7 / D 18 1 17.67 9 0 9.00 7 3 6.00 9 1 8.67 18 2 17.33 16 2 15.33 77.00 9.00 74.00 433.319 96 23 7 7
8 656 - SÜYA PEMBE PARTAL 7 / B 17 3 16.00 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 19 1 18.67 16 4 14.67 80.00 10.00 76.67 432.874 99 26 8 8
9 977 - HAKTAN KÜÇÜK 7 / E 17 3 16.00 9 0 9.00 6 4 4.67 8 1 7.67 20 0 20.00 14 5 12.33 74.00 13.00 69.67 418.015 168 36 11 9

10 678 - YAĞIZ İLALDI 7 / B 19 1 18.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 16 4 14.67 15 5 13.33 78.00 12.00 74.01 417.067 172 38 12 10
11 721 - EFE ÖZGÜR 7 / H 16 4 14.67 8 1 7.67 3 7 0.67 9 1 8.67 18 2 17.33 17 3 16.00 71.00 18.00 65.01 409.644 209 45 13 11
12 268 - DİLA AYDIN 7 / H 19 1 18.67 9 1 8.67 7 3 6.00 8 2 7.33 17 3 16.00 14 6 12.00 74.00 16.00 68.67 409.156 212 47 14 12
13 923 - BARIŞ ERKILIÇ 7 / H 15 5 13.33 9 1 8.67 7 3 6.00 7 3 6.00 19 1 18.67 15 3 14.00 72.00 16.00 66.67 403.215 239 53 15 13
14 567 - ESLEM BADEM 7 / E 16 4 14.67 9 1 8.67 5 5 3.33 9 1 8.67 19 1 18.67 14 6 12.00 72.00 18.00 66.01 399.304 267 57 16 14
15 623 - İLAYDA BAYRAKTAR 7 / G 18 1 17.67 8 1 7.67 9 0 9.00 10 0 10.00 16 2 15.33 13 7 10.67 74.00 11.00 70.34 398.296 276 60 17 15
16 891 - TAYLAN TOPTANCI 7 / C 18 2 17.33 8 2 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 16 3 15.00 14 6 12.00 72.00 17.00 66.33 395.289 306 65 18 16
17 0 - AHMET KÜRŞAD 7 / A 17 3 16.00 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 13 5 11.33 17 2 16.33 73.00 14.00 68.32 395.259 311 66 19 17
18 924 - GÜLSENA ERCANLI 7 / G 16 4 14.67 8 1 7.67 6 3 5.00 9 1 8.67 18 1 17.67 14 6 12.00 71.00 16.00 65.68 394.370 313 68 20 18
19 285 - ERDEM KOÇYİĞİT 7 / C 17 3 16.00 7 3 6.00 6 4 4.67 8 2 7.33 16 2 15.33 15 5 13.33 69.00 19.00 62.66 391.319 336 72 21 19
20 385 - DİLA DERBENT 7 / D 17 3 16.00 10 0 10.00 5 5 3.33 10 0 10.00 16 3 15.00 14 6 12.00 72.00 17.00 66.33 389.378 343 74 22 20
21 157 - AYSELNUR AKAR 7 / G 19 1 18.67 9 1 8.67 6 3 5.00 10 0 10.00 13 3 12.00 14 6 12.00 71.00 14.00 66.34 387.926 356 79 24 21
22 208 - SARYA DEREN YAVUZ 7 / H 20 0 20.00 8 2 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 14 2 13.33 12 7 9.67 70.00 15.00 65.00 387.407 364 83 25 22
23 282 - DORUK YAĞIZ TARİM 7 / C 16 4 14.67 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 16 3 15.00 14 6 12.00 73.00 16.00 67.67 385.452 380 87 26 23
24 722 - MELİSA URŞAR 7 / B 18 2 17.33 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 16 2 15.33 12 7 9.67 71.00 16.00 65.66 385.407 386 90 27 24
25 199 - POYRAZ CAN 7 / A 18 1 17.67 9 1 8.67 8 2 7.33 8 1 7.67 14 3 13.00 13 6 11.00 70.00 14.00 65.34 382.000 399 95 28 25
26 178 - BAŞAR ALİCAN 7 / E 16 4 14.67 7 3 6.00 6 4 4.67 9 1 8.67 17 3 16.00 14 6 12.00 69.00 21.00 62.01 381.511 405 97 29 26
27 110 - AYŞE MELİS HEPGÜLÜM 7 / H 18 1 17.67 9 1 8.67 8 2 7.33 7 2 6.33 15 4 13.67 12 7 9.67 69.00 17.00 63.34 376.104 454 102 31 27
28 693 - ELİF HACIFAZLIOĞLU 7 / D 15 4 13.67 8 0 8.00 7 2 6.33 10 0 10.00 15 2 14.33 14 5 12.33 69.00 13.00 64.66 375.037 473 105 32 28
29 944 - SİMİRNA GÜRBÜZ 7 / C 17 3 16.00 9 0 9.00 5 5 3.33 8 1 7.67 16 4 14.67 13 7 10.67 68.00 20.00 61.34 374.607 474 106 33 29
30 889 - DENİZ G YURDAKUL 7 / E 17 1 16.67 9 0 9.00 8 2 7.33 10 0 10.00 15 2 14.33 11 7 8.67 70.00 12.00 66.00 374.089 475 107 34 30
31 890 - YASMİN DİNÇ 7 / F 17 3 16.00 9 1 8.67 5 5 3.33 10 0 10.00 10 5 8.33 17 3 16.00 68.00 17.00 62.33 371.585 507 116 35 31
32 797 - YAĞMUR ÇELİK 7 / D 18 2 17.33 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 15 2 14.33 10 10 6.67 71.00 16.00 65.66 367.630 545 123 37 32
33 930 - KAAN BURAK SÖĞÜTLÜ 7 / B 17 1 16.67 6 1 5.67 8 1 7.67 9 1 8.67 16 3 15.00 10 7 7.67 66.00 14.00 61.35 365.733 556 127 38 33
34 542 - EYMEN ÇAKIR 7 / E 16 3 15.00 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 13 4 11.67 13 5 11.33 70.00 14.00 65.34 365.689 558 128 39 34
35 894 - ARDA CAN 7 / A 17 3 16.00 9 1 8.67 6 4 4.67 9 1 8.67 15 3 14.00 12 8 9.33 68.00 20.00 61.34 365.674 559 129 40 35
36 331 - SUDE KALE 7 / E 20 0 20.00 6 3 5.00 9 1 8.67 9 1 8.67 13 5 11.33 10 8 7.33 67.00 18.00 61.00 362.193 587 133 41 36
37 667 - SEREN SORKUN 7 / C 17 3 16.00 9 0 9.00 6 4 4.67 8 2 7.33 15 1 14.67 11 9 8.00 66.00 19.00 59.67 360.267 601 136 42 37
38 297 - HAYAT NAZ BULUT 7 / B 17 3 16.00 9 1 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 13 6 11.00 13 6 11.00 68.00 20.00 61.34 359.763 609 139 43 38
39 575 - ELİF YAREN TAŞ 7 / D 17 3 16.00 10 0 10.00 8 1 7.67 10 0 10.00 15 3 14.00 10 10 6.67 70.00 17.00 64.34 358.296 622 144 44 39
40 254 - CEYLİN EKŞİSU 7 / F 17 3 16.00 7 2 6.33 6 4 4.67 9 1 8.67 17 3 16.00 10 10 6.67 66.00 23.00 58.34 358.296 622 144 44 39
41 290 - EZGİ KANBAZ 7 / E 20 0 20.00 6 3 5.00 8 2 7.33 9 1 8.67 13 6 11.00 10 8 7.33 66.00 20.00 59.33 358.252 625 147 46 41
42 198 - BATUHAN TUĞRA GÜNGÖ 7 / B 15 5 13.33 9 1 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 15 4 13.67 13 7 10.67 68.00 21.00 61.01 357.807 630 149 48 42
43 270 - ECE SENA TOPBAŞ 7 / A 18 2 17.33 9 1 8.67 4 6 2.00 10 0 10.00 12 6 10.00 13 7 10.67 66.00 22.00 58.67 355.807 667 155 50 43
44 346 - YUSUF EREN ODABAŞ 7 / F 16 4 14.67 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 12 4 10.67 13 7 10.67 69.00 17.00 63.34 353.881 684 159 51 44
45 947 - GÜRCİHAN BİLEN 7 / A 19 1 18.67 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 6 5 4.33 15 3 14.00 65.00 14.00 60.33 353.822 695 160 52 45
46 822 - CANSIN KÜÇÜK 7 / E 18 2 17.33 6 4 4.67 7 3 6.00 8 2 7.33 13 4 11.67 12 8 9.33 64.00 23.00 56.33 353.807 696 161 53 46
47 959 - CEYLİN ÇETİN 7 / G 17 3 16.00 9 1 8.67 8 1 7.67 9 1 8.67 13 7 10.67 12 7 9.67 68.00 20.00 61.35 352.400 707 163 54 47
48 901 - CEYDA KÖSEOĞLU 7 / G 18 2 17.33 7 3 6.00 8 2 7.33 8 1 7.67 9 6 7.00 14 4 12.67 64.00 18.00 58.00 350.370 736 169 55 48
49 984 - SELİN MİRAÇ AÇIKGÖZ 7 / B 18 2 17.33 9 1 8.67 8 2 7.33 7 2 6.33 10 8 7.33 14 6 12.00 66.00 21.00 58.99 350.326 738 171 56 49
50 0 - ZÜMRAL YILDIRIM 7 / A 18 2 17.33 9 1 8.67 7 3 6.00 10 0 10.00 15 5 13.33 9 11 5.33 68.00 22.00 60.66 349.822 757 175 58 50
51 895 - UTKU DEMİREL 7 / E 17 3 16.00 7 0 7.00 0 6 -2.00 10 0 10.00 17 1 16.67 9 10 5.67 60.00 20.00 53.34 349.422 758 176 59 51
52 146 - ATAHAN A 7 / B 17 2 16.33 10 0 10.00 7 2 6.33 9 0 9.00 15 4 13.67 9 10 5.67 67.00 18.00 61.00 348.904 760 177 60 52
53 933 - DERİN DURU BİÇER 7 / H 17 3 16.00 7 3 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 11 7 8.67 14 6 12.00 65.00 23.00 57.33 347.911 775 180 61 53
54 868 - NAZ ŞAYLI 7 / F 17 3 16.00 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 11 4 9.67 12 8 9.33 68.00 17.00 62.33 347.896 777 181 62 54
55 708 - DEFNE YAVAŞ 7 / C 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 12 3 11.00 10 7 7.67 67.00 15.00 62.01 345.956 793 186 63 55
56 608 - HARUN AKDOĞAN 7 / F 15 3 14.00 10 0 10.00 5 4 3.67 10 0 10.00 12 4 10.67 12 5 10.33 64.00 16.00 58.67 342.474 828 194 65 56
57 839 - ORHAN MALATYALI 7 / B 18 2 17.33 8 1 7.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 4 8.67 11 8 8.33 65.00 17.00 59.34 340.489 846 195 66 57
58 586 - ESMA GÜLŞAH İDEMEN 7 / H 15 3 14.00 9 1 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 14 1 13.67 10 9 7.00 64.00 18.00 58.01 340.030 850 196 67 58
59 436 - ELA BALABAN 7 / B 16 3 15.00 8 1 7.67 7 3 6.00 6 2 5.33 10 3 9.00 13 5 11.33 60.00 17.00 54.33 337.511 888 200 68 59
60 372 - ELİF SANDA L 7 / G 17 3 16.00 9 1 8.67 8 1 7.67 9 1 8.67 12 8 9.33 11 8 8.33 66.00 22.00 58.67 336.519 894 202 69 60
61 998 - SU MARTAŞ 0 / 0 15 5 13.33 8 2 7.33 8 2 7.33 7 3 6.00 12 5 10.33 13 6 11.00 63.00 23.00 55.32 336.000 910 205 71 61
62 843 - EDA AYDEMİR 7 / H 18 2 17.33 6 3 5.00 3 6 1.00 8 2 7.33 10 8 7.33 13 4 11.67 58.00 25.00 49.66 335.037 918 207 72 62
63 361 - EKİN AYGÜL TOM 7 / H 19 1 18.67 6 3 5.00 8 2 7.33 9 1 8.67 9 6 7.00 11 7 8.67 62.00 20.00 55.34 334.607 919 208 73 63
64 196 - NECDET SAFA AYKIN 7 / G 16 4 14.67 7 3 6.00 6 4 4.67 9 1 8.67 13 7 10.67 12 8 9.33 63.00 27.00 54.01 334.104 924 210 74 64
65 715 - EGEBERK KOCAKAHYA 7 / A 16 4 14.67 8 2 7.33 6 4 4.67 8 2 7.33 15 5 13.33 10 10 6.67 63.00 27.00 54.00 334.089 927 211 75 65
66 936 - NAZIM HİKMET KOÇ 7 / C 17 3 16.00 8 2 7.33 6 4 4.67 10 0 10.00 10 2 9.33 10 4 8.67 61.00 15.00 56.00 334.074 928 212 76 66
67 596 - GİZEM ALTUNTAĞ 7 / E 18 1 17.67 8 0 8.00 6 3 5.00 10 0 10.00 8 4 6.67 11 5 9.33 61.00 13.00 56.67 333.600 940 213 77 67
68 842 - ELA NUR ARIK 7 / C 18 1 17.67 10 0 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 9 9 6.00 12 8 9.33 65.00 22.00 57.66 332.089 951 216 78 68
69 352 - ASLI UYAR 7 / C 16 4 14.67 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 9 4 7.67 12 5 10.33 63.00 17.00 57.34 330.148 967 218 80 69
70 845 - İREM ÇAKMAK 7 / A 15 4 13.67 7 2 6.33 6 3 5.00 7 3 6.00 11 5 9.33 13 5 11.33 59.00 22.00 51.66 329.111 991 221 81 70
71 837 - ZÜLFİYE ECRİNN 7 / C 20 0 20.00 8 2 7.33 7 3 6.00 9 0 9.00 9 6 7.00 9 10 5.67 62.00 21.00 55.00 326.681 1022 230 83 71
72 829 - EMİRHAN DEĞERLİ 7 / B 17 3 16.00 9 1 8.67 5 4 3.67 9 1 8.67 13 5 11.33 9 11 5.33 62.00 25.00 53.67 324.667 1045 236 84 72
73 172 - AZRA ARSLAN 7 / B 16 3 15.00 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 13 6 11.00 9 11 5.33 65.00 23.00 57.33 324.178 1058 240 86 73
74 320 - RENGİN BAĞÇECİ 7 / A 15 4 13.67 7 3 6.00 7 3 6.00 9 1 8.67 11 6 9.00 12 7 9.67 61.00 24.00 53.01 322.267 1070 243 87 74
75 406 - ÇAĞAN AYDIN 7 / G 19 1 18.67 8 1 7.67 6 4 4.67 9 0 9.00 6 10 2.67 13 7 10.67 61.00 23.00 53.35 321.304 1085 248 88 75
76 639 - GAMZE ŞEN 7 / H 14 1 13.67 5 2 4.33 5 4 3.67 6 2 5.33 11 4 9.67 12 4 10.67 53.00 17.00 47.34 321.289 1086 249 89 76
77 880 - BEYZANUR DEMİR 7 / B 17 3 16.00 9 1 8.67 7 2 6.33 8 2 7.33 12 6 10.00 9 10 5.67 62.00 24.00 54.00 320.756 1089 251 91 77
78 699 - BURAK SAYIN 7 / E 15 5 13.33 8 2 7.33 6 4 4.67 8 2 7.33 13 6 11.00 11 9 8.00 61.00 28.00 51.66 320.222 1116 256 92 78
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Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.93 8.05 8.25 5.73 3.73 4.49 4.48 4.91 2.84 4.73 4.23 3.32 6.54 9.73 3.29 7.81 10.20 4.41 40.22 40.86 26.60 210.286

İl Ortalaması 11.70 7.14 9.32 6.12 3.26 5.03 4.45 4.68 2.89 5.70 3.45 4.55 7.09 8.69 4.20 8.27 9.75 5.02 43.32 36.98 30.99 228.265
Okul Ortalaması 13.56 5.21 11.82 6.91 2.28 6.15 5.25 3.94 3.94 7.17 2.21 6.43 8.84 6.47 6.68 9.63 8.20 6.89 51.35 28.31 41.91 274.956

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 454 - NAZ GENÇTÜRK 7 / F 10 5 8.33 6 2 5.33 2 2 1.33 9 1 8.67 17 3 16.00 10 3 9.00 54.00 16.00 48.66 320.222 1116 256 92 78
80 579 - SEÇMEN ALTAY ŞAŞMAZ 0 / 0 17 2 16.33 8 0 8.00 6 4 4.67 10 0 10.00 8 3 7.00 10 6 8.00 59.00 15.00 54.00 319.244 1122 259 94 80
81 434 - MEHMET ALİ PEKÇABUK 7 / D 12 5 10.33 8 2 7.33 8 2 7.33 7 3 6.00 7 9 4.00 18 2 17.33 60.00 23.00 52.32 318.222 1137 263 96 81
82 872 - DEMİRKAN HIZLI 7 / F 15 3 14.00 9 1 8.67 6 3 5.00 9 1 8.67 10 3 9.00 11 9 8.00 60.00 20.00 53.34 316.800 1142 265 97 82
83 847 - NAZ ADA BÜLBÜL 7 / A 16 4 14.67 8 2 7.33 7 3 6.00 10 0 10.00 9 4 7.67 11 8 8.33 61.00 21.00 54.00 316.311 1150 266 98 83
84 307 - ECRİN ÇİSEM BEKTAŞ 7 / F 12 8 9.33 8 2 7.33 5 5 3.33 10 0 10.00 8 6 6.00 17 3 16.00 60.00 24.00 51.99 316.267 1163 267 99 84
85 970 - AYŞE NAZ SALMAN 7 / B 15 5 13.33 5 4 3.67 6 4 4.67 7 3 6.00 11 7 8.67 13 7 10.67 57.00 30.00 47.01 314.844 1169 268 100 85
86 544 - CEYLİN KABAN 7 / G 18 2 17.33 8 1 7.67 6 4 4.67 10 0 10.00 9 5 7.33 8 6 6.00 59.00 18.00 53.00 314.785 1176 270 101 86
87 705 - MELİKE EBRAR SÖYLER 7 / D 18 1 17.67 7 3 6.00 7 2 6.33 9 1 8.67 11 7 8.67 7 9 4.00 59.00 23.00 51.34 310.904 1225 280 103 87
88 669 - TOPRAK CO KUN 0 / 0 15 5 13.33 7 2 6.33 6 4 4.67 10 0 10.00 9 5 7.33 12 7 9.67 59.00 23.00 51.33 310.844 1230 282 104 88
89 976 - EREN ERDEM 0 / 0 17 3 16.00 9 1 8.67 7 3 6.00 6 4 4.67 12 8 9.33 9 11 5.33 60.00 30.00 50.00 310.341 1239 283 105 89
90 664 - ULAÇ GÖMEK 7 / H 14 5 12.33 8 2 7.33 5 3 4.00 8 2 7.33 10 7 7.67 13 7 10.67 58.00 26.00 49.33 309.393 1242 284 106 90
91 995 - UMUT BERKE SÖZER 7 / G 14 4 12.67 9 1 8.67 7 2 6.33 7 3 6.00 8 4 6.67 13 7 10.67 58.00 21.00 51.01 308.948 1246 286 107 91
92 846 - ETHEM TOY 7 / D 16 4 14.67 8 1 7.67 4 3 3.00 9 0 9.00 9 4 7.67 9 3 8.00 55.00 15.00 50.01 308.933 1247 287 108 92
93 885 - SİMANUR KAYA 7 / F 16 4 14.67 9 1 8.67 6 3 5.00 9 1 8.67 10 3 9.00 9 10 5.67 59.00 22.00 51.68 306.963 1271 289 109 93
94 213 - CEYLİN İBİŞ 7 / A 14 6 12.00 8 2 7.33 6 4 4.67 9 1 8.67 13 6 11.00 10 10 6.67 60.00 29.00 50.34 306.444 1276 290 110 94
95 156 - EYYÜP KAAN ÇELİK 7 / E 14 6 12.00 10 0 10.00 6 4 4.67 8 2 7.33 13 6 11.00 9 9 6.00 60.00 27.00 51.00 304.444 1304 295 112 95
96 915 - EGE AYDIN 7 / G 17 3 16.00 9 1 8.67 6 2 5.33 10 0 10.00 8 4 6.67 9 10 5.67 59.00 20.00 52.34 303.496 1320 296 113 96
97 390 - ECRİN ASYA BİLGİÇ 7 / E 16 4 14.67 8 1 7.67 7 3 6.00 9 0 9.00 10 6 8.00 8 6 6.00 58.00 20.00 51.34 303.481 1321 297 114 97
98 214 - CEYLİN TAY 7 / D 14 3 13.00 6 0 6.00 6 3 5.00 9 1 8.67 13 4 11.67 6 4 4.67 54.00 15.00 49.01 303.007 1325 298 115 98
99 330 - AZİZ ARDA TUNA 7 / A 16 4 14.67 9 1 8.67 4 5 2.33 8 2 7.33 11 4 9.67 9 11 5.33 57.00 27.00 48.00 302.978 1326 299 116 99

100 945 - TUĞBERK MEHMET KIVR 7 / C 16 4 14.67 8 2 7.33 4 6 2.00 8 2 7.33 11 8 8.33 10 9 7.00 57.00 31.00 46.66 302.459 1341 303 117 100
101 682 - ZEYNEP DURU TEKELİ 7 / D 15 5 13.33 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 8 9 5.00 12 7 9.67 61.00 25.00 52.66 302.459 1341 303 117 100
102 830 - DEMİR BERKER 7 / B 17 3 16.00 10 0 10.00 7 3 6.00 7 3 6.00 9 7 6.67 9 10 5.67 59.00 26.00 50.34 300.533 1366 311 121 102
103 903 - ZEYNUR ECE TURGUT 7 / B 16 4 14.67 5 5 3.33 3 7 0.67 7 3 6.00 10 8 7.33 12 8 9.33 53.00 35.00 41.33 300.474 1379 314 123 103
104 698 - KEREM KAYALI 7 / H 14 6 12.00 8 2 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 7 5 5.33 13 7 10.67 58.00 24.00 50.00 298.519 1403 323 125 104
105 887 - TUANA *LMAZ 7 / B 17 3 16.00 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 7 6 5.00 9 5 7.33 56.00 21.00 48.99 298.489 1410 326 126 105
106 414 - HİRANUR KAPLAN 7 / C 13 6 11.00 8 2 7.33 5 4 3.67 8 2 7.33 10 4 8.67 11 6 9.00 55.00 24.00 47.00 297.052 1414 328 127 106
107 209 - BENGİSU ARAL 7 / F 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 3 6 1.00 13 7 10.67 60.00 19.00 53.68 296.593 1417 330 128 107
108 926 - İPEK ATICI 7 / C 17 3 16.00 7 2 6.33 5 5 3.33 7 2 6.33 8 5 6.33 10 10 6.67 54.00 27.00 44.99 295.541 1441 332 130 108
109 383 - ELİF SUTAN 7 / E 14 5 12.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 11 7 8.67 12 7 9.67 51.00 35.00 39.34 294.593 1456 337 133 109
110 259 - BURAK KORKMAZ 7 / D 16 3 15.00 8 1 7.67 6 3 5.00 8 1 7.67 13 5 11.33 5 11 1.33 56.00 24.00 48.00 294.044 1475 341 136 110
111 139 - ECE TERZİOĞLU 7 / G 18 2 17.33 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 6 9 3.00 9 10 5.67 59.00 25.00 50.67 290.622 1535 355 140 111
112 795 - TUANA YILDIZ 7 / E 17 3 16.00 7 3 6.00 3 7 0.67 10 0 10.00 10 6 8.00 7 9 4.00 54.00 28.00 44.67 290.622 1535 355 140 111
113 946 - TUĞRUL ÖZKURT 7 / H 13 6 11.00 8 2 7.33 1 9 -2.00 7 1 6.67 11 7 8.67 12 8 9.33 52.00 33.00 41.00 289.630 1558 361 142 113
114 862 - MEHMET FATİH KAYA 7 / H 15 5 13.33 10 0 10.00 7 3 6.00 8 2 7.33 4 5 2.33 12 6 10.00 56.00 21.00 48.99 286.622 1612 369 143 114
115 692 - KEREM KAVÇAK 7 / D 15 5 13.33 9 1 8.67 7 3 6.00 8 2 7.33 10 8 7.33 9 11 5.33 58.00 30.00 47.99 286.607 1614 370 144 115
116 864 - MUHAMMED AHMET YILD 7 / F 16 3 15.00 10 0 10.00 6 4 4.67 7 3 6.00 8 12 4.00 10 10 6.67 57.00 32.00 46.34 282.741 1674 385 146 116
117 702 - CEYLİN SEMERCİ 7 / D 17 3 16.00 4 6 2.00 4 6 2.00 10 0 10.00 7 8 4.33 10 9 7.00 52.00 32.00 41.33 282.696 1685 387 147 117
118 127 - ARDA YONAR 7 / B 8 8 5.33 6 3 5.00 7 1 6.67 9 1 8.67 12 6 10.00 12 6 10.00 54.00 25.00 45.67 280.237 1719 391 148 118
119 912 - NİSA ILGIN ORUÇ 7 / F 15 3 14.00 7 2 6.33 5 4 3.67 9 1 8.67 10 7 7.67 7 10 3.67 53.00 27.00 44.01 277.822 1759 397 151 119
120 902 - TÜRKAY ECE ERYILMAZ 7 / H 16 4 14.67 8 1 7.67 5 5 3.33 7 2 6.33 7 6 5.00 9 9 6.00 52.00 27.00 43.00 277.793 1761 398 152 120
121 306 - MERVE PÖGE 7 / C 14 6 12.00 6 4 4.67 7 3 6.00 8 2 7.33 11 7 8.67 8 10 4.67 54.00 32.00 43.34 276.830 1778 402 153 121
122 934 - MUHİTTİN EFE CANİKD 7 / F 14 6 12.00 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 5 4 3.67 11 8 8.33 55.00 23.00 47.33 276.785 1791 406 157 122
123 407 - EYLÜL ERAKBAŞ 7 / C 16 4 14.67 9 1 8.67 7 3 6.00 8 1 7.67 6 9 3.00 9 10 5.67 55.00 28.00 45.68 271.407 1893 429 162 123
124 952 - ZEYNEP PALANDUZ 7 / B 14 6 12.00 6 3 5.00 8 2 7.33 9 1 8.67 8 7 5.67 9 10 5.67 54.00 29.00 44.34 269.422 1933 434 163 124
125 371 - BORA ÖZÇETEM* 7 / D 13 6 11.00 9 1 8.67 7 3 6.00 8 2 7.33 9 9 6.00 9 9 6.00 55.00 30.00 45.00 268.889 1946 438 164 125
126 975 - EYŞAN PEKÖZ 7 / B 14 6 12.00 8 2 7.33 6 4 4.67 9 1 8.67 8 9 5.00 9 8 6.33 54.00 30.00 44.00 268.874 1951 439 165 126
127 571 - ÖYKÜ ŞAŞMAZ 7 / H 14 3 13.00 5 3 4.00 1 6 -1.00 8 1 7.67 6 6 4.00 10 4 8.67 44.00 23.00 36.34 267.926 1963 442 166 127
128 642 - NAZ KARLIDAĞ 7 / G 16 4 14.67 6 3 5.00 3 6 1.00 5 3 4.00 5 7 2.67 11 8 8.33 46.00 31.00 35.67 266.933 1984 448 168 128
129 602 - GÜNEŞ GÜRCAN 7 / F 12 3 11.00 7 3 6.00 7 3 6.00 8 2 7.33 5 6 3.00 12 8 9.33 51.00 25.00 42.66 266.889 1994 450 170 129
130 145 - ELİF NAZ ERDEMİR 7 / D 16 3 15.00 5 5 3.33 5 5 3.33 6 4 4.67 6 8 3.33 10 9 7.00 48.00 34.00 36.66 266.889 1994 450 170 129
131 820 - BERAT MURAT 7 / F 14 6 12.00 7 3 6.00 7 2 6.33 5 3 4.00 5 4 3.67 11 8 8.33 49.00 26.00 40.33 266.415 2004 452 172 131
132 969 - EGE DEVECİ 7 / B 14 5 12.33 8 1 7.67 4 4 2.67 8 2 7.33 10 5 8.33 6 9 3.00 50.00 26.00 41.33 266.385 2008 454 173 132
133 210 - BEREN KÜÇÜK 7 / H 11 2 10.33 4 2 3.33 3 2 2.33 7 1 6.67 7 5 5.33 10 2 9.33 42.00 14.00 37.32 266.356 2010 455 174 133
134 668 - İREM EKER 7 / E 10 9 7.00 6 3 5.00 5 4 3.67 3 7 0.67 10 10 6.67 14 6 12.00 48.00 39.00 35.01 265.956 2012 457 175 134
135 736 - GÖNÜL BİLGİN 7 / D 16 4 14.67 8 2 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 6 2 5.33 6 12 2.00 52.00 24.00 44.00 262.963 2092 478 179 135
136 312 - EFE YILMAZ 7 / F 12 7 9.67 9 1 8.67 2 2 1.33 8 2 7.33 9 5 7.33 8 7 5.67 48.00 24.00 40.00 260.015 2151 487 181 136
137 951 - ARDA EKE 7 / H 14 6 12.00 9 1 8.67 6 4 4.67 8 2 7.33 5 6 3.00 9 7 6.67 51.00 26.00 42.34 259.037 2168 489 182 137
138 879 - ZEKİ EGE SİVRİKAYA 7 / H 14 5 12.33 8 1 7.67 4 6 2.00 4 6 2.00 4 2 3.33 10 6 8.00 44.00 26.00 35.33 257.496 2209 496 183 138
139 855 - İLAYDA ERDEM 7 / C 19 1 18.67 5 5 3.33 7 3 6.00 3 7 0.67 8 12 4.00 6 14 1.33 48.00 42.00 34.00 257.037 2224 497 184 139
140 848 - KAYRA ADA BULDU 7 / E 15 5 13.33 7 3 6.00 6 4 4.67 10 0 10.00 5 7 2.67 9 11 5.33 52.00 30.00 42.00 257.022 2231 498 185 140
141 967 - ECE ERİŞ 7 / D 7 12 3.00 9 1 8.67 5 4 3.67 10 0 10.00 11 6 9.00 11 7 8.67 53.00 30.00 43.01 255.585 2249 501 186 141
142 898 - BERİL YAŞA 7 / C 17 0 17.00 6 3 5.00 4 3 3.00 4 4 2.67 8 5 6.33 4 13 -0.33 43.00 28.00 33.67 252.104 2320 518 189 142
143 0 - RENGİN AYDOĞAN 7 / D 14 3 13.00 9 0 9.00 6 2 5.33 7 2 6.33 1 5 -0.67 10 6 8.00 47.00 18.00 40.99 251.081 2350 522 190 143
144 964 - ZEYNEP BOĞAR 7 / A 12 6 10.00 5 4 3.67 6 3 5.00 4 6 2.00 13 6 11.00 6 13 1.67 46.00 38.00 33.34 250.148 2361 525 192 144
145 965 - DERİN YALÇIN 7 / E 15 5 13.33 7 2 6.33 4 5 2.33 8 2 7.33 4 1 3.67 8 11 4.33 46.00 26.00 37.32 250.089 2363 526 193 145
146 974 - ZEYNEP ÖNCEL 7 / D 17 3 16.00 8 2 7.33 4 6 2.00 10 0 10.00 3 13 -1.33 9 11 5.33 51.00 35.00 39.33 247.156 2418 535 195 146
147 899 - ATA ALP GİRGİN 7 / A 13 6 11.00 6 2 5.33 0 2 -0.67 4 4 2.67 12 4 10.67 5 11 1.33 40.00 29.00 30.33 247.156 2418 535 195 146
148 627 - MISRANAZ İÇİGEN 7 / F 13 7 10.67 7 1 6.67 4 5 2.33 10 0 10.00 3 10 -0.33 12 7 9.67 49.00 30.00 39.01 246.726 2436 539 197 148
149 222 - UMUT DENİZ ŞEKER 7 / G 14 6 12.00 8 2 7.33 4 5 2.33 8 2 7.33 6 8 3.33 8 10 4.67 48.00 33.00 36.99 243.689 2515 559 203 149
150 321 - RÜZGARBULUTEKİNCİ 7 / C 14 5 12.33 5 3 4.00 5 4 3.67 4 5 2.33 7 12 3.00 9 8 6.33 44.00 37.00 31.66 243.170 2547 563 205 150
151 539 - BUĞRA ÖZSÖZGÜN 7 / F 10 10 6.67 9 1 8.67 7 0 7.00 10 0 10.00 11 8 8.33 7 13 2.67 54.00 32.00 43.34 242.741 2551 565 206 151
152 694 - SERKAN EMRE BARAN 7 / E 13 7 10.67 5 5 3.33 3 6 1.00 6 4 4.67 6 9 3.00 11 9 8.00 44.00 40.00 30.67 241.748 2566 569 207 152
153 125 - CAGRI DURAN 7 / D 13 7 10.67 7 3 6.00 6 4 4.67 9 1 8.67 7 9 4.00 8 12 4.00 50.00 36.00 38.01 239.289 2626 583 214 153
154 928 - SECEM SOY 7 / G 12 7 9.67 4 5 2.33 5 3 4.00 3 5 1.33 8 4 6.67 8 9 5.00 40.00 33.00 29.00 237.807 2668 590 215 154
155 948 - YAZE EKİN 7 / F 15 3 14.00 3 4 1.67 7 3 6.00 9 1 8.67 1 3 0.00 8 9 5.00 43.00 23.00 35.34 236.800 2701 597 216 155
156 982 - NİSA NUR TOSUN 7 / G 11 5 9.33 5 2 4.33 7 1 6.67 5 3 4.00 6 7 3.67 8 5 6.33 42.00 23.00 34.33 236.770 2705 598 217 156



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İzmir KARABAĞLAR Öğretmenler ve Şeker Mevhibe Ortaokulu 2021-2022 7.SINIF DENEME SINAVI - 2 8053 1442 417 236

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.93 8.05 8.25 5.73 3.73 4.49 4.48 4.91 2.84 4.73 4.23 3.32 6.54 9.73 3.29 7.81 10.20 4.41 40.22 40.86 26.60 210.286

İl Ortalaması 11.70 7.14 9.32 6.12 3.26 5.03 4.45 4.68 2.89 5.70 3.45 4.55 7.09 8.69 4.20 8.27 9.75 5.02 43.32 36.98 30.99 228.265
Okul Ortalaması 13.56 5.21 11.82 6.91 2.28 6.15 5.25 3.94 3.94 7.17 2.21 6.43 8.84 6.47 6.68 9.63 8.20 6.89 51.35 28.31 41.91 274.956

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
157 552 - GÖRKEM MEMIŞ 7 / G 11 4 9.67 6 0 6.00 5 2 4.33 7 1 6.67 5 5 3.33 7 4 5.67 41.00 16.00 35.67 235.822 2716 599 218 157
158 327 - BERTUĞ TORAMAN 7 / B 13 7 10.67 7 3 6.00 3 7 0.67 6 3 5.00 9 10 5.67 7 11 3.33 45.00 41.00 31.34 233.852 2770 607 220 158
159 301 - IRMAK ŞENKAL 7 / H 13 5 11.33 5 3 4.00 8 2 7.33 6 1 5.67 3 8 0.33 9 8 6.33 44.00 27.00 34.99 231.793 2834 622 226 159
160 119 - ARDA AKSOY 7 / C 13 7 10.67 6 4 4.67 6 4 4.67 4 6 2.00 8 10 4.67 8 12 4.00 45.00 43.00 30.68 231.407 2835 623 227 160
161 922 - EYLÜL ÇATKIN 7 / C 13 5 11.33 5 3 4.00 4 6 2.00 9 0 9.00 3 4 1.67 9 11 5.33 43.00 29.00 33.33 230.844 2871 629 228 161
162 785 - NAZ NALCI 7 / D 12 6 10.00 6 0 6.00 4 3 3.00 9 1 8.67 2 3 1.00 8 5 6.33 41.00 18.00 35.00 228.874 2933 646 231 162
163 840 - SALİH RÜZGAR KETME 7 / G 10 6 8.00 6 4 4.67 2 6 0.00 5 5 3.33 11 6 9.00 7 13 2.67 41.00 40.00 27.67 228.415 2936 648 232 163
164 565 - EGEMEN CEBBAR 7 / C 13 7 10.67 7 3 6.00 6 4 4.67 7 3 6.00 5 5 3.33 7 11 3.33 45.00 33.00 34.00 227.393 2970 655 234 164
165 989 - DORUK ÖZDÖNMEZ 7 / D 16 4 14.67 5 4 3.67 5 5 3.33 4 2 3.33 3 7 0.67 7 11 3.33 40.00 33.00 29.00 225.941 3004 665 236 165
166 826 - ŞÜKRİYE ECE KOCABAŞ 7 / G 11 7 8.67 7 2 6.33 4 5 2.33 7 1 6.67 5 8 2.33 8 6 6.00 42.00 29.00 32.33 223.452 3088 677 240 166
167 351 - ELİFSUC*HAN 7 / D 17 3 16.00 8 2 7.33 4 6 2.00 10 0 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 39.00 11.00 35.33 223.452 3088 677 240 166
168 392 - EMİR YALÇIN 7 / D 10 6 8.00 4 5 2.33 2 6 0.00 8 2 7.33 12 4 10.67 3 10 -0.33 39.00 33.00 28.00 222.993 3105 680 242 168
169 958 - BADE MÜNEVVER 7 / B 10 10 6.67 8 2 7.33 6 3 5.00 8 1 7.67 4 8 1.33 10 7 7.67 46.00 31.00 35.67 222.489 3114 681 243 169
170 334 - UTKU BAĞCI 7 / A 13 7 10.67 8 2 7.33 6 3 5.00 6 4 4.67 8 12 4.00 6 14 1.33 47.00 42.00 33.00 220.000 3199 701 249 170
171 860 - MUHAMMET PUNE 7 / A 12 7 9.67 8 2 7.33 5 5 3.33 7 3 6.00 6 9 3.00 7 12 3.00 45.00 38.00 32.33 217.541 3278 717 253 171
172 482 - ERE KI LÇ 7 / G 11 7 8.67 5 4 3.67 1 8 -1.67 5 4 3.67 7 12 3.00 10 10 6.67 39.00 45.00 24.01 217.081 3303 721 255 172
173 473 - OSMAN AYDEPE 7 / G 12 7 9.67 5 4 3.67 4 6 2.00 7 2 6.33 6 5 4.33 6 10 2.67 40.00 34.00 28.67 216.563 3313 723 256 173
174 649 - GÖKAY ŞEKER 7 / C 14 5 12.33 6 2 5.33 4 5 2.33 3 5 1.33 4 13 -0.33 8 8 5.33 39.00 38.00 26.32 216.015 3328 729 260 174
175 440 - MEVLÜT TALİ 7 / D 11 7 8.67 4 3 3.00 3 4 1.67 9 1 8.67 2 5 0.33 9 7 6.67 38.00 27.00 29.01 212.622 3442 748 265 175
176 526 - BATIN TUNA ÖZYURT 7 / G 9 10 5.67 8 2 7.33 5 4 3.67 6 4 4.67 7 8 4.33 7 7 4.67 42.00 35.00 30.34 210.148 3515 764 269 176
177 260 - DEFNE DEMİRTAŞ 7 / H 13 7 10.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 7 3 6.00 5 13 0.67 9 11 5.33 40.00 48.00 24.00 209.644 3529 768 270 177
178 904 - EGE ATALAY 7 / A 13 7 10.67 5 5 3.33 5 5 3.33 5 5 3.33 6 13 1.67 7 11 3.33 41.00 46.00 25.66 207.659 3600 781 274 178
179 252 - ARAS GÜLBAY 7 / B 13 7 10.67 6 4 4.67 5 5 3.33 6 4 4.67 3 17 -2.67 10 10 6.67 43.00 47.00 27.34 205.704 3645 786 275 179
180 916 - AYAZ YALÇIN L 7 / A 15 4 13.67 9 1 8.67 6 1 5.67 7 2 6.33 2 6 0.00 1 6 -1.00 40.00 20.00 33.34 205.704 3645 786 275 179
181 685 - DURU ÖZTELLİ 7 / A 11 8 8.33 5 3 4.00 4 6 2.00 7 3 6.00 7 8 4.33 6 13 1.67 40.00 41.00 26.33 202.696 3752 801 280 181
182 940 - PELİN AKDOĞAN 0 / 0 9 11 5.33 3 7 0.67 3 7 0.67 7 3 6.00 7 7 4.67 9 11 5.33 38.00 46.00 22.67 201.719 3785 808 282 182
183 113 - ALTAY ŞENGÖR 7 / D 9 10 5.67 8 2 7.33 5 4 3.67 6 4 4.67 8 6 6.00 6 14 1.33 42.00 40.00 28.67 200.252 3822 820 283 183
184 674 - Ç SIRAÇ DEMİRTAŞ 7 / F 8 12 4.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 7 5 5.33 10 9 7.00 34.00 47.00 18.33 199.733 3863 825 284 184
185 189 - MUSTAFA KERİM GÜÇLÜ 7 / G 7 11 3.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 9 1 8.67 5 9 2.00 11 7 8.67 38.00 42.00 24.00 197.778 3913 833 287 185
186 906 - YAĞIZ GENÇEL 7 / D 10 8 7.33 7 3 6.00 7 3 6.00 9 1 8.67 6 7 3.67 5 14 0.33 44.00 36.00 32.00 197.763 3922 835 288 186
187 238 - AHMET EFE KILINÇ 7 / E 9 10 5.67 4 5 2.33 7 3 6.00 8 2 7.33 4 10 0.67 9 9 6.00 41.00 39.00 28.00 196.326 3964 845 290 187
188 411 - AZRA SU GÜLALDI 7 / F 10 10 6.67 5 5 3.33 1 4 -0.33 4 6 2.00 2 3 1.00 9 5 7.33 31.00 33.00 20.00 196.296 3966 846 291 188
189 612 - DENİZ BÖK 7 / C 10 10 6.67 6 4 4.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 10 10 6.67 37.00 53.00 19.34 193.852 4053 863 294 189
190 905 - MEHMET EREN BEKLEN 7 / C 0 8 -2.67 5 5 3.33 7 3 6.00 5 5 3.33 6 4 4.67 13 7 10.67 36.00 32.00 25.33 193.837 4063 867 296 190
191 790 - ÖZGENAZ PINAR 7 / F 13 5 11.33 5 4 3.67 4 6 2.00 5 4 3.67 4 9 1.00 5 12 1.00 36.00 40.00 22.67 192.830 4097 871 297 191
192 953 - AYHAN EFEKAN TOSUN 7 / G 12 7 9.67 5 4 3.67 4 6 2.00 7 2 6.33 5 10 1.67 4 9 1.00 37.00 38.00 24.34 190.904 4163 882 301 192
193 616 - HÜSEYİN TALHA ÖYEKÇ 7 / E 11 9 8.00 9 1 8.67 6 4 4.67 6 4 4.67 6 11 2.33 5 15 0.00 43.00 44.00 28.34 187.896 4268 898 306 193
194 997 - YİĞİTCAN AYDOĞAN 7 / D 12 3 11.00 6 1 5.67 4 2 3.33 7 0 7.00 3 10 -0.33 4 12 0.00 36.00 28.00 26.67 186.933 4304 905 309 194
195 876 - EGE DİNÇER 7 / E 13 5 11.33 4 2 3.33 6 3 5.00 7 3 6.00 4 6 2.00 2 13 -2.33 36.00 32.00 25.33 186.415 4325 909 311 195
196 808 - ARDA ARICI 7 / C 2 18 -4.00 8 2 7.33 2 8 -0.67 10 0 10.00 13 7 10.67 5 4 3.67 40.00 39.00 27.00 185.956 4341 912 312 196
197 490 - SEMANUR TÜRKMEN 7 / G 9 10 5.67 7 2 6.33 3 7 0.67 4 5 2.33 5 14 0.33 9 9 6.00 37.00 47.00 21.33 184.933 4396 929 318 197
198 988 - HİLAL ÇİFTSÜREN 7 / F 10 7 7.67 4 3 3.00 6 4 4.67 2 7 -0.33 2 6 0.00 7 7 4.67 31.00 34.00 19.68 184.000 4414 932 319 198
199 373 - CEYLİN GÜNEBAKAN 7 / G 9 10 5.67 6 3 5.00 3 5 1.33 4 5 2.33 5 12 1.00 9 11 5.33 36.00 46.00 20.66 183.941 4433 936 320 199
200 118 - CEYLİN ÇOKÇETİN 7 / B 10 7 7.67 3 5 1.33 1 7 -1.33 4 6 2.00 5 10 1.67 7 9 4.00 30.00 44.00 15.34 182.015 4482 943 321 200
201 788 - YİĞİT YUM AK 7 / A 11 9 8.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 6 14 1.33 7 13 2.67 36.00 54.00 18.00 180.000 4557 955 323 201
202 502 - ZEYNEP YÜKSEL 7 / E 11 9 8.00 5 3 4.00 0 8 -2.67 1 7 -1.33 6 10 2.67 6 10 2.67 29.00 47.00 13.34 179.052 4589 959 324 202
203 786 - EFE BİRİNCİ 7 / H 9 10 5.67 3 6 1.00 2 7 -0.33 5 5 3.33 5 15 0.00 10 10 6.67 34.00 53.00 16.34 179.052 4589 959 324 202
204 740 - NEVAL ADA KARATAY 7 / A 11 7 8.67 5 1 4.67 5 5 3.33 10 0 10.00 2 8 -0.67 4 10 0.67 37.00 31.00 26.67 178.044 4625 966 327 204
205 251 - BORA AYDIN 7 / E 11 9 8.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 2 1 1.67 6 14 1.33 33.00 40.00 19.67 178.030 4631 969 328 205
206 833 - DORUK EGE TABAK 7 / B 8 12 4.00 4 6 2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 15 0.00 11 9 8.00 33.00 57.00 14.00 174.074 4797 995 335 206
207 286 - BERK BAYRAM 7 / D 11 9 8.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 5 0.33 6 8 3.33 5 12 1.00 29.00 49.00 12.66 173.556 4835 1002 337 207
208 937 - ZORDEST BAHRİRDEMİR 7 / C 8 10 4.67 4 6 2.00 1 5 -0.67 2 4 0.67 5 7 2.67 6 6 4.00 26.00 38.00 13.34 170.163 4943 1021 343 208
209 896 - AYBERK AKÇALI 7 / B 12 8 9.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 6 14 1.33 34.00 56.00 15.33 170.089 4972 1026 345 209
210 821 - DEMİR DEMİRKAYA 7 / C 7 5 5.33 6 1 5.67 2 3 1.00 5 4 3.67 0 0 0.00 6 7 3.67 26.00 20.00 19.34 168.652 5007 1031 348 210
211 990 - IRMAK ERGÜNER 7 / F 9 11 5.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 4 0.67 8 12 4.00 31.00 45.00 15.99 168.133 5039 1037 350 211
212 717 - DOHAÇ TAAN 7 / F 2 3 1.00 5 3 4.00 3 4 1.67 2 0 2.00 2 9 -1.00 12 8 9.33 26.00 27.00 17.00 166.652 5087 1045 352 212
213 985 - BAHAR EZGİ AKKAYA 7 / G 8 12 4.00 8 2 7.33 4 6 2.00 4 5 2.33 5 15 0.00 8 12 4.00 37.00 52.00 19.66 164.681 5140 1050 354 213
214 547 - MEHMET ŞAFAK YOL 7 / E 11 8 8.33 7 2 6.33 5 4 3.67 2 8 -0.67 2 17 -3.67 7 12 3.00 34.00 51.00 16.99 159.215 5361 1082 357 214
215 554 - EFE AKÇAM 7 / C 6 14 1.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 7 13 2.67 9 11 5.33 31.00 59.00 11.33 158.252 5399 1087 358 215
216 376 - DEFNE ERMİŞ 7 / A 10 8 7.33 5 3 4.00 5 5 3.33 9 1 8.67 4 13 -0.33 3 14 -1.67 36.00 44.00 21.33 155.289 5523 1112 361 216
217 311 - ORHAN ERS N 7 / G 5 9 2.00 2 4 0.67 1 7 -1.33 3 4 1.67 6 12 2.00 8 9 5.00 25.00 45.00 10.01 154.830 5532 1115 362 217
218 400 - EGEHAN ÇALIDAĞ 7 / A 11 7 8.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 6 13 1.67 29.00 58.00 9.68 154.385 5542 1119 363 218
219 551 - DILOVAN POLAT 7 / C 9 5 7.33 1 1 0.67 1 9 -2.00 1 1 0.67 1 2 0.33 2 3 1.00 15.00 21.00 8.00 150.341 5713 1142 365 219
220 410 - FERHAT EMİR KAYA 7 / A 6 10 2.67 5 2 4.33 3 7 0.67 9 1 8.67 2 7 -0.33 6 10 2.67 31.00 37.00 18.68 149.941 5727 1144 367 220
221 381 - ALP TARTICI 7 / D 6 13 1.67 7 2 6.33 4 6 2.00 6 2 5.33 2 12 -2.00 8 8 5.33 33.00 43.00 18.66 149.867 5729 1145 368 221
222 695 - BENNU DAĞCI 7 / D 8 4 6.67 6 0 6.00 1 4 -0.33 3 1 2.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 22.00 25.00 13.68 144.000 5954 1179 372 222
223 160 - HASANEGE GÜNGÖR 7 / E 8 8 5.33 4 1 3.67 0 0 0.00 7 2 6.33 1 9 -2.00 3 5 1.33 23.00 25.00 14.66 142.430 6026 1189 375 223
224 0 - ELİSUCEYAN 7 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 11 0.33 9 11 5.33 13.00 22.00 5.66 133.541 6355 1229 378 224
225 962 - SELİN KURFALLI 7 / H 5 15 0.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 6 14 1.33 7 13 2.67 25.00 65.00 3.33 122.711 6744 1279 385 225
226 109 - ADA AKCAN 6 / F 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 2.67 4 10 0.67 8.00 14.00 3.34 119.793 6828 1295 387 226
227 409 - İAİLC* GÜRBULAK 7 / A 8 12 4.00 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 5 15 0.00 25.00 65.00 3.34 116.815 6905 1307 388 227
228 828 - CEYLİN TUNÇ 7 / A 5 15 0.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 0 10 -3.33 7 13 2.67 6 14 1.33 22.00 68.00 -0.66 116.800 6919 1310 390 228
229 0 - MEHMET UĞUR KUŞ 7 / B 6 14 1.33 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 34.00 4.67 112.830 7059 1333 394 229
230 986 - MEHNET UĞUR KUŞ 7 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 14 1.33 5 15 0.00 11.00 29.00 1.33 107.881 7216 1347 396 230
231 487 - REYHAN KILINÇA RLAN 7 / E 3 9 0.00 2 7 -0.33 3 7 0.67 0 0 0.00 4 3 3.00 3 15 -2.00 15.00 41.00 1.34 106.430 7266 1354 398 231
232 724 - ESMANUR AKBIYIK 7 / A 3 17 -2.67 6 0 6.00 3 7 0.67 3 5 1.33 0 0 0.00 0 0 0.00 15.00 29.00 5.33 96.030 7529 1384 405 232
233 416 - EFE KARAMAN 7 / E 3 17 -2.67 4 6 2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 4 16 -1.33 7 13 2.67 23.00 67.00 0.67 95.081 7540 1385 406 233
234 347 - ŞEHRİ MIS A ŞENGÖZ 7 / A 4 16 -1.33 3 6 1.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 4 16 -1.33 5 15 0.00 23.00 66.00 1.00 89.659 7649 1399 409 234



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İzmir KARABAĞLAR Öğretmenler ve Şeker Mevhibe Ortaokulu 2021-2022 7.SINIF DENEME SINAVI - 2 8053 1442 417 236

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.93 8.05 8.25 5.73 3.73 4.49 4.48 4.91 2.84 4.73 4.23 3.32 6.54 9.73 3.29 7.81 10.20 4.41 40.22 40.86 26.60 210.286

İl Ortalaması 11.70 7.14 9.32 6.12 3.26 5.03 4.45 4.68 2.89 5.70 3.45 4.55 7.09 8.69 4.20 8.27 9.75 5.02 43.32 36.98 30.99 228.265
Okul Ortalaması 13.56 5.21 11.82 6.91 2.28 6.15 5.25 3.94 3.94 7.17 2.21 6.43 8.84 6.47 6.68 9.63 8.20 6.89 51.35 28.31 41.91 274.956

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
235 979 - İREM TEKE 7 / E 3 17 -2.67 5 5 3.33 0 10 -3.33 2 8 -0.67 2 18 -4.00 6 14 1.33 18.00 72.00 -6.01 67.363 7957 1432 413 235
236 227 - YUNUS AKDOĞAN 7 / C 3 17 -2.67 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 18 -4.00 4 16 -1.33 17.00 73.00 -7.33 53.585 8023 1437 416 236


