
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İzmir KARABAĞLAR Öğretmenler ve Şeker Mevhibe Ortaokulu 2021-2022 5.SINIF DENEME SINAVI - 2 7214 1345 358 179

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.21 8.75 7.29 6.11 3.51 4.94 4.11 5.09 2.41 4.88 4.05 3.53 9.50 8.28 6.74 8.80 9.86 5.51 43.62 39.55 30.43 231.971

İl Ortalaması 11.19 7.43 8.72 6.80 2.74 5.88 4.28 4.66 2.73 5.95 3.09 4.92 10.51 7.09 8.15 9.94 8.70 7.04 48.66 33.70 37.42 261.660
Okul Ortalaması 12.13 6.04 10.11 7.31 2.01 6.64 4.03 4.35 2.58 6.85 2.01 6.18 11.61 5.42 9.80 9.78 8.59 6.91 51.70 28.42 42.23 281.799

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 657 - ÖZGÜ SEZER 5 / C 19 1 18.67 10 0 10.00 7 3 6.00 10 0 10.00 20 0 20.00 18 2 17.33 84.00 6.00 82.00 470.370 38 9 1 1
2 712 - DURU DERME 5 / D 20 0 20.00 9 1 8.67 7 3 6.00 10 0 10.00 18 1 17.67 18 2 17.33 82.00 7.00 79.67 462.474 63 15 2 2
3 734 - DEFNE TİRCİ 5 / B 18 2 17.33 10 0 10.00 7 3 6.00 10 0 10.00 19 1 18.67 18 2 17.33 82.00 8.00 79.33 454.548 93 23 3 3
4 633 - ÜNAL DOĞRUCA 5 / E 18 2 17.33 9 1 8.67 6 4 4.67 9 1 8.67 19 1 18.67 17 3 16.00 78.00 12.00 74.01 440.756 165 45 7 4
5 817 - EYLÜL KARAKOÇ 5 / B 16 4 14.67 10 0 10.00 7 3 6.00 10 0 10.00 19 1 18.67 18 2 17.33 80.00 10.00 76.67 438.785 176 49 9 5
6 648 - CEYLİN YEGÜL 5 / B 19 1 18.67 10 0 10.00 5 5 3.33 10 0 10.00 19 0 19.00 14 6 12.00 77.00 12.00 73.00 428.904 257 67 11 6
7 201 - EMİRHAN YILMAZ 5 / A 17 3 16.00 10 0 10.00 6 4 4.67 10 0 10.00 20 0 20.00 15 5 13.33 78.00 12.00 74.00 428.874 259 68 12 7
8 279 - DEFNE HERA KAHYA 5 / A 19 1 18.67 10 0 10.00 7 2 6.33 10 0 10.00 19 0 19.00 13 6 11.00 78.00 9.00 75.00 427.422 269 70 13 8
9 94 - KÜRŞAD PAŞA ÖZKAYA 5 / A 18 1 17.67 10 0 10.00 6 2 5.33 9 0 9.00 18 2 17.33 15 3 14.00 76.00 8.00 73.33 426.415 285 74 16 9

10 703 - ÖYKÜ YAREN İMZALI 5 / E 19 1 18.67 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 16 4 14.67 16 4 14.67 79.00 11.00 75.34 424.993 291 75 17 10
11 0 - DOĞA KELEŞ 5 / D 19 1 18.67 10 0 10.00 6 4 4.67 10 0 10.00 16 3 15.00 16 4 14.67 77.00 12.00 73.01 423.007 314 83 20 11
12 824 - LARA ARDİL 5 / B 18 1 17.67 9 1 8.67 8 1 7.67 10 0 10.00 18 1 17.67 14 6 12.00 77.00 10.00 73.68 419.556 347 90 22 12
13 131 - ZEYNEP AYŞE AYTEKİN 5 / E 18 2 17.33 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 16 2 15.33 16 4 14.67 77.00 11.00 73.33 418.993 357 95 23 13
14 242 - AYÇA YILMAZAY 5 / D 19 1 18.67 10 0 10.00 6 4 4.67 10 0 10.00 15 4 13.67 16 4 14.67 76.00 13.00 71.68 415.126 374 102 24 14
15 621 - DEMİR Ö ZDE 5 / D 14 6 12.00 10 0 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 18 2 17.33 18 2 17.33 77.00 13.00 72.66 415.022 381 104 25 15
16 287 - SUDE SELİN BALKIR 5 / E 17 2 16.33 9 0 9.00 7 1 6.67 9 1 8.67 17 2 16.33 15 5 13.33 74.00 11.00 70.33 408.593 432 116 26 16
17 420 - DERİN DENİZ 5 / A 18 1 17.67 10 0 10.00 8 1 7.67 10 0 10.00 19 0 19.00 11 8 8.33 76.00 10.00 72.67 407.659 439 120 28 17
18 303 - ELA ECRİN ÖZDEMİR 5 / B 17 2 16.33 10 0 10.00 7 1 6.67 9 0 9.00 18 0 18.00 13 6 11.00 74.00 9.00 71.00 406.652 470 125 30 18
19 991 - İPEK KAÇAR 5 / E 17 2 16.33 10 0 10.00 6 2 5.33 10 0 10.00 20 0 20.00 11 9 8.00 74.00 13.00 69.66 400.222 519 137 32 19
20 342 - EYMEN YUSUF BOZKURT 5 / B 17 3 16.00 10 0 10.00 7 3 6.00 9 1 8.67 17 3 16.00 14 5 12.33 74.00 15.00 69.00 399.244 532 139 34 20
21 803 - ZEH A NUREFŞAN ALKI 0 / 0 18 2 17.33 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 15 2 14.33 13 7 10.67 74.00 13.00 69.66 391.333 610 152 36 21
22 272 - YAĞMUR ESEN 5 / E 20 0 20.00 9 1 8.67 5 4 3.67 10 0 10.00 17 2 16.33 10 9 7.00 71.00 16.00 65.67 389.867 618 155 38 22
23 557 - SUDENAZ TINAZ 5 / A 18 2 17.33 10 0 10.00 3 7 0.67 9 1 8.67 15 5 13.33 15 5 13.33 70.00 20.00 63.33 389.333 638 159 39 23
24 993 - MİRAN BATU ÖZBEK 5 / A 15 5 13.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 15 4 13.67 16 4 14.67 74.00 15.00 69.01 387.437 646 162 40 24
25 789 - BARAN BOŞNAKO LU 5 / A 18 2 17.33 9 1 8.67 4 6 2.00 8 2 7.33 16 4 14.67 14 6 12.00 69.00 21.00 62.00 387.407 652 165 41 25
26 653 - ÇINAR ATLI 5 / E 16 2 15.33 9 1 8.67 4 5 2.33 10 0 10.00 14 3 13.00 16 4 14.67 69.00 15.00 64.00 385.926 665 168 42 26
27 591 - ENES DEMİR 5 / B 18 2 17.33 10 0 10.00 6 4 4.67 9 0 9.00 17 2 16.33 11 9 8.00 71.00 17.00 65.33 381.941 706 180 45 27
28 360 - ZEYNEP GÜNHAN 5 / E 17 2 16.33 10 0 10.00 7 3 6.00 10 0 10.00 16 3 15.00 12 7 9.67 72.00 15.00 67.00 381.481 715 183 47 28
29 476 - NİSA NUR YETİŞ 5 / E 19 1 18.67 10 0 10.00 7 2 6.33 9 0 9.00 16 3 15.00 10 8 7.33 71.00 14.00 66.33 380.489 731 186 48 29
30 597 - ZEYNEP MERCAN 5 / D 19 1 18.67 10 0 10.00 7 3 6.00 9 1 8.67 13 6 11.00 13 5 11.33 71.00 16.00 65.67 379.511 743 190 49 30
31 777 - NİSA İP* 0 / 0 17 3 16.00 10 0 10.00 6 4 4.67 10 0 10.00 14 2 13.33 13 5 11.33 70.00 14.00 65.33 377.496 778 197 51 31
32 0 - DEMİR FİLİZCİ 5 / D 15 5 13.33 10 0 10.00 7 1 6.67 9 1 8.67 16 3 15.00 14 6 12.00 71.00 16.00 65.67 376.533 783 198 52 32
33 218 - METE BOZAN 5 / C 17 2 16.33 9 1 8.67 2 2 1.33 9 1 8.67 14 2 13.33 14 6 12.00 65.00 14.00 60.33 374.533 813 208 54 33
34 81 - MERT OMAY 5 / C 16 3 15.00 9 0 9.00 5 2 4.33 9 0 9.00 12 3 11.00 16 4 14.67 67.00 12.00 63.00 374.089 815 209 55 34
35 478 - TAHA YUNUS YILDIRIM 5 / B 15 5 13.33 10 0 10.00 7 2 6.33 9 1 8.67 17 3 16.00 13 7 10.67 71.00 18.00 65.00 374.074 816 210 56 35
36 95 - UMUT HASAN ARTAN 5 / C 19 1 18.67 10 0 10.00 4 5 2.33 7 1 6.67 13 4 11.67 13 7 10.67 66.00 18.00 60.01 371.170 864 223 60 36
37 835 - MELİSA DUYAR 0 / 0 13 6 11.00 10 0 10.00 4 4 2.67 10 0 10.00 12 2 11.33 18 2 17.33 67.00 14.00 62.33 368.607 891 231 61 37
38 305 - BEREN SALİHA GÜLEN 5 / B 17 2 16.33 9 1 8.67 7 1 6.67 10 0 10.00 14 2 13.33 12 8 9.33 69.00 14.00 64.33 368.593 893 232 62 38
39 622 - TANEM LOBALI 5 / C 16 4 14.67 9 1 8.67 3 4 1.67 9 0 9.00 15 1 14.67 13 6 11.00 65.00 16.00 59.68 367.704 903 234 63 39
40 925 - İPEK KAYALI 5 / C 16 4 14.67 9 0 9.00 4 5 2.33 10 0 10.00 12 2 11.33 15 4 13.67 66.00 15.00 61.00 366.681 922 238 65 40
41 318 - ECE NUR SÖZER 5 / A 16 4 14.67 9 1 8.67 4 3 3.00 9 1 8.67 14 3 13.00 14 6 12.00 66.00 18.00 60.01 365.215 952 244 68 41
42 684 - ADA GÜNESEN 5 / C 12 7 9.67 8 2 7.33 4 3 3.00 10 0 10.00 16 3 15.00 16 4 14.67 66.00 19.00 59.67 363.244 977 251 70 42
43 232 - SERKAN ULUPINAR 5 / D 13 7 10.67 8 2 7.33 6 4 4.67 10 0 10.00 16 4 14.67 15 5 13.33 68.00 22.00 60.67 361.748 993 259 71 43
44 613 - HAKAN TUĞRA ÖZEREN 5 / D 15 5 13.33 8 2 7.33 5 5 3.33 10 0 10.00 17 3 16.00 12 7 9.67 67.00 22.00 59.66 361.719 1003 262 73 44
45 626 - ECEM AYKAŞ 5 / E 19 1 18.67 9 1 8.67 3 5 1.33 9 1 8.67 17 2 16.33 8 11 4.33 65.00 21.00 58.00 360.726 1016 264 74 45
46 152 - YUNUS EMRE ASLAN 5 / A 12 8 9.33 8 2 7.33 6 4 4.67 9 1 8.67 19 1 18.67 13 7 10.67 67.00 23.00 59.34 359.778 1027 267 76 46
47 732 - MİRHAT MA R N 0 / 0 14 4 12.67 9 1 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 15 5 13.33 14 6 12.00 68.00 20.00 61.34 359.763 1030 269 78 47
48 754 - ÖZDEMİREF* ARAORMAN 5 / C 14 6 12.00 10 0 10.00 6 3 5.00 9 1 8.67 11 4 9.67 17 3 16.00 67.00 17.00 61.34 358.296 1044 273 80 48
49 3 - EGEMEN FİKRİ TOPÇU 5 / A 13 7 10.67 9 1 8.67 7 3 6.00 10 0 10.00 18 2 17.33 12 8 9.33 69.00 21.00 62.00 357.763 1057 278 81 49
50 723 - GÖKÇE SU ŞAHİN 5 / B 16 2 15.33 10 0 10.00 5 3 4.00 8 1 7.67 16 0 16.00 9 7 6.67 64.00 13.00 59.67 357.289 1063 279 82 50
51 690 - MELİSSA ERALP 5 / A 18 2 17.33 10 0 10.00 0 0 0.00 10 0 10.00 11 8 8.33 14 5 12.33 63.00 15.00 57.99 354.756 1098 290 84 51
52 0 - ÇINAR YENİPAZARLIOĞ 5 / B 15 5 13.33 10 0 10.00 7 2 6.33 9 1 8.67 15 4 13.67 12 8 9.33 68.00 20.00 61.33 352.326 1128 297 85 52
53 133 - DENİZ GÜL 5 / D 14 6 12.00 7 3 6.00 5 5 3.33 10 0 10.00 16 3 15.00 13 7 10.67 65.00 24.00 57.00 351.867 1136 298 86 53
54 672 - İBRAHİM EREN ÖZCAN 5 / C 17 3 16.00 7 3 6.00 6 4 4.67 8 2 7.33 12 2 11.33 13 7 10.67 63.00 21.00 56.00 351.852 1140 299 87 54
55 376 - EFE YUCA 5 / D 15 3 14.00 10 0 10.00 4 3 3.00 6 1 5.67 13 3 12.00 13 4 11.67 61.00 14.00 56.34 350.889 1150 301 89 55
56 499 - MEHDİ GÜNGEER 5 / C 13 7 10.67 8 2 7.33 5 4 3.67 8 1 7.67 14 5 12.33 16 4 14.67 64.00 23.00 56.34 350.889 1150 301 89 55
57 802 - EFE ALİ YILDIRIM 0 / 0 20 0 20.00 8 2 7.33 5 4 3.67 10 0 10.00 12 8 9.33 10 9 7.00 65.00 23.00 57.33 346.400 1222 321 93 57
58 570 - ELA KÜLBİLGE 5 / C 14 5 12.33 8 2 7.33 4 3 3.00 10 0 10.00 14 4 12.67 13 5 11.33 63.00 19.00 56.66 345.407 1243 324 95 58
59 875 - ÇINAR ACAR 5 / C 15 4 13.67 10 0 10.00 3 6 1.00 8 2 7.33 14 2 13.33 12 7 9.67 62.00 21.00 55.00 344.459 1250 328 97 59
60 679 - ARDA AYDENİZ 5 / D 16 4 14.67 9 1 8.67 3 6 1.00 10 0 10.00 11 5 9.33 14 5 12.33 63.00 21.00 56.00 344.430 1253 330 98 60
61 689 - ZEYNEP COŞKUN 5 / A 14 6 12.00 9 1 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 16 4 14.67 11 8 8.33 66.00 23.00 58.34 341.985 1286 339 100 61
62 105 - HÜSEYİN ALKIŞ 5 / A 14 6 12.00 9 1 8.67 4 5 2.33 9 1 8.67 16 4 14.67 11 7 8.67 63.00 24.00 55.01 338.563 1339 351 102 62
63 255 - ELİF BİNZET 5 / C 16 2 15.33 8 1 7.67 3 4 1.67 9 0 9.00 11 2 10.33 10 3 9.00 57.00 12.00 53.00 332.563 1426 370 107 63
64 581 - ALİ SADRİ AK 5 / A 13 6 11.00 9 1 8.67 3 4 1.67 8 1 7.67 15 3 14.00 12 8 9.33 60.00 23.00 52.34 330.119 1464 380 110 64
65 873 - ORHAN ALPAR ÖĞÜT 5 / B 13 6 11.00 9 1 8.67 4 4 2.67 9 0 9.00 14 3 13.00 11 5 9.33 60.00 19.00 53.67 327.644 1498 390 112 65
66 731 - DERİN EYİDO * 5 / C 15 5 13.33 9 1 8.67 6 4 4.67 10 0 10.00 10 10 6.67 14 6 12.00 64.00 26.00 55.34 324.207 1557 406 115 66
67 750 - VELİ SARP AYDAN 5 / B 15 5 13.33 9 1 8.67 7 3 6.00 8 2 7.33 15 2 14.33 8 10 4.67 62.00 23.00 54.33 324.178 1560 407 116 67
68 167 - ECEM İLBAN 5 / A 14 6 12.00 9 1 8.67 6 4 4.67 10 0 10.00 14 2 13.33 9 8 6.33 62.00 21.00 55.00 322.193 1590 416 118 68
69 497 - EREN YAŞIL 5 / C 12 8 9.33 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 17 3 16.00 9 11 5.33 66.00 24.00 57.99 322.178 1591 417 119 69
70 241 - KEMAL AKTAŞ 5 / C 12 8 9.33 9 1 8.67 4 5 2.33 8 2 7.33 14 4 12.67 13 7 10.67 60.00 27.00 51.00 320.756 1596 419 120 70
71 813 - ELİF KURT 5 / A 14 6 12.00 9 1 8.67 4 6 2.00 10 0 10.00 13 3 12.00 10 7 7.67 60.00 23.00 52.34 318.296 1636 430 122 71
72 103 - EYLÜL DURU AKTAŞ 0 / 0 16 4 14.67 7 3 6.00 1 7 -1.33 7 3 6.00 13 7 10.67 11 7 8.67 55.00 31.00 44.68 317.348 1654 435 123 72
73 488 - AHMET TAHA ACET 5 / D 11 4 9.67 9 1 8.67 4 3 3.00 7 0 7.00 18 0 18.00 7 10 3.67 56.00 18.00 50.01 313.378 1711 446 124 73
74 533 - HİRA SEMİZ 5 / E 14 6 12.00 10 0 10.00 6 4 4.67 10 0 10.00 15 5 13.33 8 11 4.33 63.00 26.00 54.33 312.311 1736 453 126 74
75 96 - DORUKMAKAS 5 / D 13 4 11.67 10 0 10.00 5 2 4.33 5 2 4.33 11 5 9.33 12 6 10.00 56.00 19.00 49.66 311.348 1741 455 127 75
76 176 - YILDIZ EMEN 5 / D 14 6 12.00 8 2 7.33 4 6 2.00 9 1 8.67 14 5 12.33 10 10 6.67 59.00 30.00 49.00 310.370 1763 463 130 76
77 100 - ADA KÖROĞLU 5 / C 15 3 14.00 10 0 10.00 5 2 4.33 8 1 7.67 9 4 7.67 11 8 8.33 58.00 18.00 52.00 310.370 1763 463 130 76
78 765 - EMİNE ALMİNA AKSOY 5 / A 15 5 13.33 8 2 7.33 4 6 2.00 6 4 4.67 15 5 13.33 9 11 5.33 57.00 33.00 45.99 310.311 1777 468 134 78
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Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.21 8.75 7.29 6.11 3.51 4.94 4.11 5.09 2.41 4.88 4.05 3.53 9.50 8.28 6.74 8.80 9.86 5.51 43.62 39.55 30.43 231.971

İl Ortalaması 11.19 7.43 8.72 6.80 2.74 5.88 4.28 4.66 2.73 5.95 3.09 4.92 10.51 7.09 8.15 9.94 8.70 7.04 48.66 33.70 37.42 261.660
Okul Ortalaması 12.13 6.04 10.11 7.31 2.01 6.64 4.03 4.35 2.58 6.85 2.01 6.18 11.61 5.42 9.80 9.78 8.59 6.91 51.70 28.42 42.23 281.799

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 356 - ETKİN ÖGE KONTER 5 / D 13 7 10.67 4 5 2.33 6 4 4.67 10 0 10.00 12 3 11.00 12 8 9.33 57.00 27.00 48.00 308.889 1790 471 135 79
80 298 - HAKAN AREL ATAYÜN 5 / A 15 5 13.33 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 14 6 12.00 8 11 4.33 61.00 28.00 51.66 308.356 1813 476 136 80
81 881 - HASAN ALKIŞ 5 / D 12 8 9.33 9 1 8.67 6 2 5.33 8 0 8.00 15 2 14.33 9 9 6.00 59.00 22.00 51.66 308.356 1813 476 136 80
82 257 - DURU YİLDIRAN 5 / D 17 3 16.00 10 0 10.00 3 7 0.67 9 1 8.67 9 9 6.00 11 9 8.00 59.00 29.00 49.34 306.430 1833 481 139 82
83 151 - ATAKAA KIRCI 5 / D 14 6 12.00 8 2 7.33 5 5 3.33 10 0 10.00 11 5 9.33 11 8 8.33 59.00 26.00 50.32 306.370 1848 487 141 83
84 0 - GÜNEŞ GÜÇLÜKOL 0 / 0 11 6 9.00 9 1 8.67 3 7 0.67 8 2 7.33 14 5 12.33 11 7 8.67 56.00 28.00 46.67 302.474 1897 498 145 84
85 341 - ALPEREN ÖZBURUN 5 / B 13 2 12.33 10 0 10.00 5 4 3.67 6 1 5.67 7 3 6.00 13 7 10.67 54.00 17.00 48.34 300.504 1925 504 148 85
86 142 - GÖKALP KIRCI 5 / A 12 8 9.33 6 4 4.67 2 1 1.67 0 0 0.00 14 6 12.00 13 7 10.67 47.00 26.00 38.34 299.022 1955 510 149 86
87 524 - EGE FURKAN MOL 5 / B 13 5 11.33 9 1 8.67 5 3 4.00 9 0 9.00 12 6 10.00 10 10 6.67 58.00 25.00 49.67 298.030 1981 516 151 87
88 632 - DURU DÜNDAR 5 / A 14 5 12.33 7 3 6.00 5 5 3.33 9 0 9.00 13 3 12.00 8 11 4.33 56.00 27.00 46.99 296.993 1992 518 152 88
89 333 - ELA ÖZDEN 5 / C 11 7 8.67 8 0 8.00 2 5 0.33 8 1 7.67 12 1 11.67 11 8 8.33 52.00 22.00 44.67 293.600 2053 530 156 89
90 564 - LEYLA NAZ KAMIŞ 5 / B 14 4 12.67 5 5 3.33 3 7 0.67 10 0 10.00 17 3 16.00 5 14 0.33 54.00 33.00 43.00 292.593 2067 533 157 90
91 659 - BERRAK ERC* 5 / C 14 5 12.33 9 1 8.67 4 3 3.00 10 0 10.00 11 4 9.67 8 9 5.00 56.00 22.00 48.67 292.104 2082 537 158 91
92 543 - LEYLA DENLİER 5 / D 6 7 3.67 7 1 6.67 4 3 3.00 5 2 4.33 15 1 14.67 12 7 9.67 49.00 21.00 42.01 286.726 2180 557 162 92
93 191 - IRMAK Tİ*BEK 5 / B 17 3 16.00 10 0 10.00 3 7 0.67 5 5 3.33 9 4 7.67 7 11 3.33 51.00 30.00 41.00 280.741 2280 577 166 93
94 91 - AHMET EYMEN AŞICI 5 / E 15 5 13.33 9 1 8.67 6 4 4.67 6 4 4.67 10 9 7.00 9 11 5.33 55.00 34.00 43.67 278.741 2314 586 169 94
95 364 - RODA KARAMAN 5 / A 15 5 13.33 8 2 7.33 5 5 3.33 7 2 6.33 11 9 8.00 8 12 4.00 54.00 35.00 42.32 275.274 2367 597 171 95
96 271 - GURUR ATA AKBUĞA 5 / C 14 6 12.00 9 1 8.67 2 8 -0.67 8 2 7.33 8 12 4.00 12 8 9.33 53.00 37.00 40.66 272.815 2429 609 176 96
97 429 - BEREN BAL 0 / 0 14 6 12.00 9 0 9.00 6 4 4.67 9 0 9.00 11 9 8.00 7 13 2.67 56.00 32.00 45.34 267.926 2524 632 181 97
98 316 - KUZEY KÜÇÜKBAYIR 5 / C 10 8 7.33 3 7 0.67 4 3 3.00 8 2 7.33 12 4 10.67 10 8 7.33 47.00 32.00 36.33 266.400 2561 639 184 98
99 498 - ELİFNAZ MİS 5 / E 9 5 7.33 6 3 5.00 4 4 2.67 4 5 2.33 13 5 11.33 9 10 5.67 45.00 32.00 34.33 258.993 2712 665 187 99

100 512 - DEMİR GEZGİN 5 / E 14 5 12.33 8 2 7.33 2 7 -0.33 6 2 5.33 10 7 7.67 7 11 3.33 47.00 34.00 35.66 256.519 2767 675 189 100
101 743 - ADA SAYGI 5 / B 15 5 13.33 7 3 6.00 3 7 0.67 7 1 6.67 10 9 7.00 7 13 2.67 49.00 38.00 36.34 256.059 2769 676 190 101
102 939 - EFE YEDİKARDEŞ 5 / D 5 3 4.00 4 2 3.33 0 0 0.00 8 1 7.67 13 2 12.33 10 10 6.67 40.00 18.00 34.00 252.593 2846 694 192 102
103 379 - EGEHAN ERGEN 5 / E 13 7 10.67 2 4 0.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 14 6 12.00 7 13 2.67 41.00 45.00 26.01 251.156 2864 697 193 103
104 87 - ADA IŞIK 5 / A 6 14 1.33 8 2 7.33 3 4 1.67 6 4 4.67 15 3 14.00 10 10 6.67 48.00 37.00 35.67 250.622 2881 700 195 104
105 439 - CE *A KARA 5 / D 10 10 6.67 8 2 7.33 2 8 -0.67 8 2 7.33 10 9 7.00 11 9 8.00 49.00 40.00 35.66 249.141 2912 706 197 105
106 489 - ASYA TERZİOĞLU 5 / A 6 14 1.33 8 2 7.33 4 6 2.00 7 2 6.33 14 3 13.00 10 10 6.67 49.00 37.00 36.66 247.644 2940 712 199 106
107 854 - YASİN EGE GÜLIŞIK 5 / C 10 10 6.67 7 3 6.00 5 5 3.33 10 0 10.00 11 9 8.00 9 11 5.33 52.00 38.00 39.33 247.156 2953 715 200 107
108 603 - HASAN DÖNMEZ 5 / C 9 11 5.33 7 3 6.00 5 5 3.33 10 0 10.00 13 7 10.67 8 12 4.00 52.00 38.00 39.33 247.156 2953 715 200 107
109 638 - ÖZÜM B SONYILDIRIM 0 / 0 8 12 4.00 8 2 7.33 4 6 2.00 6 4 4.67 14 6 12.00 9 11 5.33 49.00 41.00 35.33 247.141 2958 718 202 109
110 994 - MEHMET ÇÖLDÜR 5 / B 11 6 9.00 6 3 5.00 5 4 3.67 6 3 5.00 11 5 9.33 7 12 3.00 46.00 33.00 35.00 246.652 2967 723 204 110
111 309 - ELİF USTABAŞ 5 / D 11 8 8.33 10 0 10.00 7 3 6.00 10 0 10.00 10 9 7.00 7 13 2.67 55.00 33.00 44.00 245.185 2992 729 206 111
112 168 - BEYAZIT YILDIRIM 5 / C 11 9 8.00 5 5 3.33 2 6 0.00 5 4 3.67 7 9 4.00 13 7 10.67 43.00 40.00 29.67 244.711 3007 734 208 112
113 161 - CAN *N ESİLA BALKAY 5 / A 9 11 5.33 5 5 3.33 4 5 2.33 9 0 9.00 10 8 7.33 11 9 8.00 48.00 38.00 35.32 244.148 3012 735 209 113
114 211 - ADA EROĞ LU 5 / E 12 8 9.33 8 2 7.33 3 6 1.00 10 0 10.00 9 6 7.00 7 11 3.33 49.00 33.00 37.99 243.659 3022 737 210 114
115 457 - DOĞUKAN MUTLU 5 / D 12 4 10.67 5 1 4.67 2 4 0.67 6 3 5.00 6 4 4.67 9 10 5.67 40.00 26.00 31.35 239.822 3100 753 212 115
116 387 - ZEYNEP ECE İŞIKÇI 5 / B 10 10 6.67 6 4 4.67 3 6 1.00 5 5 3.33 11 5 9.33 9 11 5.33 44.00 41.00 30.33 239.733 3106 754 213 116
117 253 - YAĞIZ SEVER 5 / B 16 4 14.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 9 1 8.67 8 12 4.00 6 14 1.33 48.00 42.00 34.00 239.259 3113 756 214 117
118 430 - KUZEY TANRIVERDİ 5 / B 10 7 7.67 7 2 6.33 6 2 5.33 9 1 8.67 10 3 9.00 6 14 1.33 48.00 29.00 38.33 236.785 3162 761 216 118
119 521 - ESİLA MUMCU 5 / D 9 9 6.00 3 4 1.67 1 5 -0.67 3 4 1.67 14 2 13.33 7 12 3.00 37.00 36.00 25.00 236.281 3169 764 217 119
120 93 - ALPEREN CANBAZ 5 / D 10 1 9.67 7 1 6.67 0 0 0.00 3 6 1.00 10 1 9.67 5 10 1.67 35.00 19.00 28.68 235.867 3172 765 218 120
121 508 - BARARAN ÖZTÜRK 5 / C 13 7 10.67 9 1 8.67 4 6 2.00 6 4 4.67 8 11 4.33 8 12 4.00 48.00 41.00 34.34 235.319 3186 767 219 121
122 553 - MUSTAFA TUNA 5 / D 11 9 8.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 7 3 6.00 12 7 9.67 5 8 2.33 44.00 38.00 31.33 235.304 3188 768 220 122
123 707 - ASYAN URKOÇER 5 / A 13 7 10.67 6 4 4.67 2 7 -0.33 7 3 6.00 8 12 4.00 8 12 4.00 44.00 45.00 29.01 225.956 3382 800 226 123
124 853 - KARAN ÇORMAN 5 / C 15 5 13.33 10 0 10.00 4 6 2.00 6 4 4.67 7 11 3.33 5 14 0.33 47.00 40.00 33.66 225.378 3407 808 230 124
125 234 - AYBARS ERLETN 5 / E 8 12 4.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 3 5.00 11 9 8.00 10 10 6.67 41.00 48.00 25.00 220.015 3520 835 235 125
126 82 - BEY A MELEK ÖZKAN 5 / A 7 6 5.00 4 3 3.00 1 8 -1.67 5 4 3.67 11 8 8.33 8 8 5.33 36.00 37.00 23.66 217.985 3577 845 238 126
127 459 - BATUHAN ENGİNDAĞLAR 5 / B 11 6 9.00 6 4 4.67 3 4 1.67 1 1 0.67 11 3 10.00 4 15 -1.00 36.00 33.00 25.01 217.052 3600 849 239 127
128 166 - ECRİN NİSA KIVRAK 0 / 0 11 8 8.33 6 4 4.67 1 9 -2.00 6 2 5.33 9 8 6.33 7 12 3.00 40.00 43.00 25.66 216.504 3608 850 240 128
129 748 - SENA ALTINAY 5 / D 9 6 7.00 8 1 7.67 5 4 3.67 3 5 1.33 10 8 7.33 6 14 1.33 41.00 38.00 28.33 211.570 3728 867 244 129
130 559 - BEDİRHAN ÇETİN 5 / E 9 11 5.33 6 4 4.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 10 9 7.00 9 11 5.33 37.00 52.00 19.66 207.615 3812 879 246 130
131 561 - DAMLA POYRAZ 5 / B 6 7 3.67 7 3 6.00 3 6 1.00 7 2 6.33 7 7 4.67 9 8 6.33 39.00 33.00 28.00 206.681 3822 882 248 131
132 405 - BUSE DUYAN 5 / D 14 5 12.33 8 2 7.33 4 5 2.33 4 4 2.67 5 8 2.33 5 15 0.00 40.00 39.00 26.99 205.141 3874 889 251 132
133 322 - BERFİNSUAKTAŞ 5 / B 12 4 10.67 5 5 3.33 2 2 1.33 4 4 2.67 4 10 0.67 8 11 4.33 35.00 36.00 23.00 203.719 3894 894 253 133
134 794 - EMİNE ZÜMRA ÇELEBİO 5 / E 10 8 7.33 3 7 0.67 5 3 4.00 2 5 0.33 9 9 6.00 7 13 2.67 36.00 45.00 21.00 202.222 3934 903 255 134
135 88 - NERĞİZAKDOGAN Ğ 5 / D 5 15 0.00 5 5 3.33 4 6 2.00 9 1 8.67 11 9 8.00 9 11 5.33 43.00 47.00 27.33 199.733 4004 915 257 135
136 108 - EGE ÖCAL 5 / E 9 11 5.33 6 4 4.67 4 6 2.00 4 6 2.00 9 11 5.33 6 6 4.00 38.00 44.00 23.33 199.719 4015 918 259 136
137 98 - TANEM MANALP 5 / B 10 5 8.33 7 2 6.33 0 1 -0.33 3 5 1.33 5 6 3.00 6 8 3.33 31.00 27.00 21.99 197.733 4075 929 261 137
138 927 - EVRİM DUYAN 5 / D 10 8 7.33 6 2 5.33 0 7 -2.33 5 3 4.00 12 4 10.67 2 16 -3.33 35.00 40.00 21.67 197.304 4079 932 262 138
139 0 - NEŞE ERTEK 5 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 8 9.33 10 10 6.67 22.00 18.00 16.00 194.815 4131 939 264 139
140 244 - DOĞA ŞENEŞ 5 / B 7 10 3.67 5 3 4.00 3 5 1.33 7 0 7.00 7 6 5.00 7 9 4.00 36.00 33.00 25.00 193.348 4175 944 266 140
141 0 - YİĞİT KESKİN 5 / C 14 6 12.00 10 0 10.00 3 7 0.67 5 5 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 32.00 18.00 26.00 191.852 4205 949 268 141
142 102 - ERDEM DEMİR 5 / B 9 7 6.67 8 2 7.33 5 4 3.67 6 2 5.33 2 1 1.67 7 13 2.67 37.00 29.00 27.34 189.437 4272 958 269 142
143 116 - DERİN HARMANDALI 5 / D 8 12 4.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 8 11 4.33 8 11 4.33 38.00 50.00 21.32 187.852 4317 964 271 143
144 421 - EGEM GÜLVEREN 5 / B 9 8 6.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 4 5 2.33 6 7 3.67 6 11 2.33 34.00 42.00 19.99 184.415 4379 975 277 144
145 0 - NE* ERTEK 5 / C 14 6 12.00 8 2 7.33 3 7 0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 22.00 20.67 183.956 4393 977 278 145
146 3130 - BUSE TARRAN 0 / 0 7 12 3.00 4 6 2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 8 11 4.33 9 11 5.33 35.00 53.00 17.33 181.941 4466 989 282 146
147 0 - ARDA GÜLÜMS ER 0 / 0 13 6 11.00 8 1 7.67 0 4 -1.33 5 2 4.33 0 0 0.00 0 0 0.00 26.00 13.00 21.67 180.993 4479 991 283 147
148 417 - NURGÜN AKKAYA 0 / 0 8 12 4.00 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 9 11 5.33 7 13 2.67 36.00 54.00 18.00 180.000 4498 997 286 148
149 362 - SAHRA YILDIZ 5 / A 13 7 10.67 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 4 12 0.00 6 13 1.67 33.00 52.00 15.68 178.074 4541 1007 287 149
150 247 - CANARAÖ * RK 5 / A 11 9 8.00 7 3 6.00 4 6 2.00 4 6 2.00 7 13 2.67 5 15 0.00 38.00 52.00 20.67 178.044 4547 1009 288 150
151 893 - ARDA GÜLR 5 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 0 11.00 5 9 2.00 16.00 9.00 13.00 177.037 4581 1015 289 151
152 404 - BARAN 5 / A 8 10 4.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 8 9 5.00 8 12 4.00 29.00 56.00 10.34 176.074 4606 1020 292 152
153 418 - ESRA KOÇ 5 / E 6 14 1.33 7 3 6.00 5 5 3.33 3 7 0.67 10 9 7.00 6 12 2.00 37.00 50.00 20.33 176.030 4628 1025 293 153
154 641 - ORÇUN SEMİ YOLDAŞ 5 / A 5 9 2.00 3 3 2.00 3 2 2.33 2 4 0.67 8 12 4.00 9 11 5.33 30.00 41.00 16.33 174.548 4654 1030 295 154
155 76 - 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 7 9.67 7 13 2.67 19.00 20.00 12.34 173.126 4708 1041 298 155
156 443 - AZA*İ ĞİT KAYA 5 / C 7 12 3.00 6 4 4.67 4 5 2.33 5 5 3.33 8 10 4.67 6 12 2.00 36.00 48.00 20.00 172.607 4715 1042 299 156



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İzmir KARABAĞLAR Öğretmenler ve Şeker Mevhibe Ortaokulu 2021-2022 5.SINIF DENEME SINAVI - 2 7214 1345 358 179

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.21 8.75 7.29 6.11 3.51 4.94 4.11 5.09 2.41 4.88 4.05 3.53 9.50 8.28 6.74 8.80 9.86 5.51 43.62 39.55 30.43 231.971

İl Ortalaması 11.19 7.43 8.72 6.80 2.74 5.88 4.28 4.66 2.73 5.95 3.09 4.92 10.51 7.09 8.15 9.94 8.70 7.04 48.66 33.70 37.42 261.660
Okul Ortalaması 12.13 6.04 10.11 7.31 2.01 6.64 4.03 4.35 2.58 6.85 2.01 6.18 11.61 5.42 9.80 9.78 8.59 6.91 51.70 28.42 42.23 281.799

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
157 397 - IRMAK YILDIZ 5 / C 7 12 3.00 5 5 3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 8 5 6.33 6 14 1.33 31.00 51.00 13.99 168.104 4855 1063 303 157
158 137 - İSM*L KA* UYAR 5 / E 6 7 3.67 5 4 3.67 1 9 -2.00 0 9 -3.00 6 14 1.33 10 10 6.67 28.00 53.00 10.34 167.185 4863 1065 305 158
159 776 - YAĞMUR OKLU 0 / 0 7 10 3.67 5 4 3.67 2 8 -0.67 4 3 3.00 8 8 5.33 4 15 -1.00 30.00 48.00 14.00 156.296 5151 1103 310 159
160 4 - DEMİR BAYRAK 5 / A 6 14 1.33 5 5 3.33 1 9 -2.00 6 4 4.67 3 17 -2.67 12 8 9.33 33.00 57.00 13.99 156.237 5167 1107 312 160
161 758 - ÖZ NU RÇELİK 0 / 0 7 13 2.67 5 5 3.33 4 6 2.00 1 5 -0.67 8 12 4.00 6 14 1.33 31.00 55.00 12.66 154.311 5206 1115 314 161
162 6 - MUHAMMEDA A T AŞ 5 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 1 3.67 9 11 5.33 13.00 12.00 9.00 153.333 5235 1119 316 162
163 85 - İBRAHİMENESMERSİN 5 / D 7 12 3.00 4 6 2.00 4 6 2.00 5 5 3.33 7 13 2.67 5 11 1.33 32.00 53.00 14.33 152.341 5267 1125 317 163
164 86 - KAZIM ÇINR UÇAR 0 / 0 5 15 0.00 5 5 3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 10 10 6.67 5 15 0.00 31.00 59.00 11.34 146.444 5412 1145 321 164
165 277 - KUTAY ARAS ÖZBEK 5 / E 5 15 0.00 7 3 6.00 6 4 4.67 6 4 4.67 7 13 2.67 6 14 1.33 37.00 53.00 19.34 146.430 5421 1146 322 165
166 284 - TALİP EMİR B*Lİ 5 / E 3 17 -2.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 7 13 2.67 9 9 6.00 30.00 58.00 10.66 142.459 5530 1157 324 166
167 65 - MUHAMMEDALİALTUNBAŞ 5 / D 8 10 4.67 9 0 9.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 10.00 13.67 141.007 5552 1160 325 167
168 0 - FATİH EMRE İPEK 5 / D 7 13 2.67 6 4 4.67 4 6 2.00 10 0 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27.00 23.00 19.34 140.519 5571 1165 326 168
169 0 - POYRAZ YAĞIZ AĞA 5 / E 9 11 5.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 7 13 2.67 4 16 -1.33 27.00 63.00 6.00 138.533 5630 1172 327 169
170 177 - MUHAMMED KAAN ÇELİK 5 / D 3 14 -1.67 3 7 0.67 4 6 2.00 7 3 6.00 5 12 1.00 8 12 4.00 30.00 54.00 12.00 132.578 5842 1198 330 170
171 697 - TANEM BAYSA L 5 / D 2 18 -4.00 3 4 1.67 1 0 1.00 0 0 0.00 10 10 6.67 5 13 0.67 21.00 45.00 6.01 123.748 6114 1231 337 171
172 549 - YİĞİT KESTİN 5 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 17 -2.67 10 10 6.67 13.00 27.00 4.00 123.704 6118 1232 338 172
173 207 - ARDA BÜK 5 / B 8 12 4.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 5 15 0.00 4 16 -1.33 26.00 64.00 4.67 118.785 6242 1246 341 173
174 537 - ARAS ULUD Ğ 5 / B 4 6 2.00 5 3 4.00 2 4 0.67 1 5 -0.67 3 7 0.67 3 11 -0.67 18.00 36.00 6.00 117.778 6285 1253 342 174
175 80 - SEL AM İ K ARATAŞ 0 / 0 7 13 2.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 6 0.00 4 16 -1.33 5 11 1.33 22.00 62.00 1.33 113.837 6382 1267 346 175
176 194 - DEHA KURT 5 / E 5 15 0.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 8 12 4.00 4 16 -1.33 23.00 67.00 0.67 112.859 6396 1270 347 176
177 769 - METE TOKLUOĞ 5 / F 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 9 3.00 2 10 -1.33 8.00 19.00 1.67 109.896 6475 1282 351 177
178 0 - EA* ERE K D** L 5 / A 6 14 1.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 38.00 -0.67 104.919 6599 1294 352 178
179 4 - A *DEAE*HMERN 5 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 15 0.00 3 17 -2.67 8.00 32.00 -2.67 84.178 6987 1332 356 179


