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İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İzmir KARABAĞLAR Öğretmenler ve Şeker Mevhibe Ortaokulu 6.Sınıf TG-1 - 2021-2022 7846 229 229 229

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 8.65 10.26 5.23 4.61 4.80 3.01 4.10 5.34 2.32 4.57 4.46 3.08 5.20 10.82 1.59 9.04 9.41 5.90 36.16 45.07 21.14 187.874

İl Ortalaması 11.21 7.22 8.80 5.71 3.47 4.55 4.62 4.29 3.19 7.11 2.31 6.34 5.03 7.84 2.42 10.39 7.12 8.02 44.08 32.25 33.33 234.869
Okul Ortalaması 11.21 7.22 8.80 5.71 3.47 4.55 4.62 4.29 3.19 7.11 2.31 6.34 5.03 7.84 2.42 10.39 7.12 8.02 44.08 32.25 33.33 234.869

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 874 - GÖRKEM ÖNER ÖZEL 6 / G 18 2 17.33 10 0 10.00 7 2 6.33 9 1 8.67 17 2 16.33 20 0 20.00 81.00 7.00 78.66 455.022 4 1 1 1
2 493 - NEDA CAN 6 / F 19 1 18.67 9 1 8.67 6 4 4.67 10 0 10.00 18 2 17.33 17 3 16.00 79.00 11.00 75.34 442.726 16 2 2 2
3 727 - BİLGE DURU TAYLAN 6 / G 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 11 6 9.00 20 0 20.00 78.00 9.00 75.00 417.022 42 3 3 3
4 556 - RANA YILMAZ 6 / D 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 13 7 10.67 18 2 17.33 75.00 15.00 70.01 399.274 78 4 4 4
5 370 - ELİF KANÇELİK 6 / F 18 1 17.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 13 6 11.00 16 4 14.67 75.00 13.00 70.68 397.333 81 5 5 5
6 812 - MUHAMMED SAİD ÇALIK 6 / F 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 12 8 9.33 18 2 17.33 74.00 16.00 68.67 391.333 112 6 6 6
7 573 - RÜZGAR AKKIN 6 / F 18 1 17.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 7 5 5.33 19 1 18.67 71.00 10.00 67.68 385.467 122 7 7 7
8 870 - ZEHRA BETÜL MERT 6 / B 17 2 16.33 8 2 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 9 4 7.67 19 1 18.67 69.00 13.00 64.67 385.452 124 8 8 8
9 140 - ARDA EVRAN 6 / G 15 5 13.33 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 11 5 9.33 19 1 18.67 72.00 14.00 67.33 383.437 135 9 9 9

10 446 - İREM ÇOŞGUN 6 / D 16 3 15.00 9 1 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 13 5 11.33 16 4 14.67 70.00 17.00 64.34 377.541 161 10 10 10
11 182 - AYSU BAŞTÜRK 6 / D 15 4 13.67 9 0 9.00 5 3 4.00 10 0 10.00 11 0 11.00 16 2 15.33 66.00 9.00 63.00 371.111 199 11 11 11
12 914 - MELİH ASLAN KILINÇKAYA 6 / G 16 4 14.67 10 0 10.00 7 2 6.33 10 0 10.00 11 4 9.67 16 4 14.67 70.00 14.00 65.34 370.178 202 12 12 12
13 665 - YAĞMUR ERDOĞAN 6 / G 16 3 15.00 10 0 10.00 6 3 5.00 6 1 5.67 10 7 7.67 18 2 17.33 66.00 16.00 60.67 367.659 213 13 13 13
14 768 - MERYEM MASAL TÜRKMENOĞ 6 / G 17 3 16.00 9 1 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 10 8 7.33 17 3 16.00 69.00 19.00 62.67 367.644 216 14 14 14
15 739 - ELA AKIN 6 / A 16 2 15.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 5 7.33 16 1 15.67 69.00 10.00 65.67 367.644 216 14 14 14
16 278 - DENİZ CİHANGİR BİRGİLİ 6 / B 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 6 7 3.67 20 0 20.00 69.00 14.00 64.35 365.733 221 16 16 16
17 720 - BEREN BÜYÜKYILDIRIM 6 / G 16 4 14.67 10 0 10.00 6 4 4.67 10 0 10.00 10 7 7.67 17 3 16.00 69.00 18.00 63.01 363.748 232 17 17 17
18 744 - ENES KESER 6 / E 14 6 12.00 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 12 5 10.33 17 3 16.00 69.00 18.00 63.00 363.689 237 18 18 18
19 867 - AZRA TATAR 6 / B 16 3 15.00 8 1 7.67 8 2 7.33 9 1 8.67 9 7 6.67 17 2 16.33 67.00 16.00 61.67 360.252 250 19 19 19
20 931 - NİSANUR ÇELEBİ 6 / D 17 1 16.67 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 8 7.33 14 5 12.33 70.00 15.00 65.00 357.763 272 20 20 20
21 636 - UMUT ARSLAN 6 / B 17 2 16.33 8 1 7.67 7 1 6.67 10 0 10.00 16 3 15.00 6 0 6.00 64.00 7.00 61.67 357.274 276 21 21 21
22 775 - MUSTAFA SİNAN AKYÜZ 6 / D 16 4 14.67 9 1 8.67 5 5 3.33 10 0 10.00 8 10 4.67 18 2 17.33 66.00 22.00 58.67 349.896 319 22 22 22
23 337 - EGE SAKIZCIOĞLU 6 / A 17 3 16.00 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 5 4 3.67 17 3 16.00 66.00 13.00 61.67 349.896 319 22 22 22
24 749 - FURKAN BULUT 6 / D 16 4 14.67 9 1 8.67 9 0 9.00 10 0 10.00 7 9 4.00 17 3 16.00 68.00 17.00 62.34 346.444 342 24 24 24
25 534 - POYRAZ BALPAZARI 6 / C 18 2 17.33 6 4 4.67 6 4 4.67 10 0 10.00 6 3 5.00 14 3 13.00 60.00 16.00 54.67 338.015 402 25 25 25
26 700 - ZEYNEP KARACA ŞENÇAMLA 6 / G 12 8 9.33 7 3 6.00 9 1 8.67 7 3 6.00 15 5 13.33 14 5 12.33 64.00 25.00 55.66 337.970 408 26 26 26
27 422 - HİRA NUR DEMİRTÜRK 6 / G 14 6 12.00 8 2 7.33 6 4 4.67 4 1 3.67 14 6 12.00 14 6 12.00 60.00 25.00 51.67 336.548 413 27 27 27
28 637 - URAS ERDOĞAN 6 / E 15 2 14.33 7 0 7.00 6 2 5.33 10 0 10.00 9 3 8.00 13 3 12.00 60.00 10.00 56.66 336.519 415 28 28 28
29 531 - ÖZGE KARAKOÇ 6 / C 15 5 13.33 6 4 4.67 5 4 3.67 10 0 10.00 9 4 7.67 15 4 13.67 60.00 21.00 53.01 332.622 448 29 29 29
30 202 - AZRA TOPCU 6 / E 13 4 11.67 8 1 7.67 7 1 6.67 10 0 10.00 5 1 4.67 17 2 16.33 60.00 9.00 57.01 329.659 481 30 30 30
31 516 - ONUR KARTAL TEKELİ 6 / C 20 0 20.00 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 6 4 4.67 7 0 7.00 61.00 6.00 59.01 328.178 492 31 31 31
32 466 - MASAL TAŞKAYA 6 / G 17 3 16.00 6 4 4.67 3 6 1.00 7 3 6.00 10 9 7.00 14 5 12.33 57.00 30.00 47.00 326.652 509 32 32 32
33 520 - DENİZ ÖZDEMİR 6 / F 17 3 16.00 5 5 3.33 4 5 2.33 8 2 7.33 7 5 5.33 15 5 13.33 56.00 25.00 47.65 324.637 536 33 33 33
34 619 - TUĞRA TOPCU 6 / E 12 7 9.67 8 2 7.33 6 4 4.67 9 1 8.67 10 5 8.33 16 4 14.67 61.00 23.00 53.34 324.222 538 34 34 34
35 513 - ONUR IZLADI 6 / C 15 5 13.33 8 2 7.33 6 4 4.67 9 1 8.67 10 5 8.33 13 6 11.00 61.00 23.00 53.33 324.163 550 35 35 35
36 811 - SAMİ KAYRA ÖZETCİ 6 / D 14 6 12.00 9 1 8.67 7 2 6.33 9 1 8.67 9 8 6.33 15 5 13.33 63.00 23.00 55.33 322.681 559 36 36 36
37 778 - NİSA SANDIKÇIOĞLU 6 / C 17 3 16.00 7 3 6.00 6 4 4.67 9 1 8.67 6 4 4.67 14 6 12.00 59.00 21.00 52.01 322.252 562 37 37 37
38 604 - ŞİMAL YORULMAZ 6 / C 14 6 12.00 9 1 8.67 7 3 6.00 10 0 10.00 11 9 8.00 13 7 10.67 64.00 26.00 55.34 318.296 609 38 38 38
39 496 - NEHİR ALTUN 6 / G 14 3 13.00 8 2 7.33 8 2 7.33 8 1 7.67 8 8 5.33 14 4 12.67 60.00 20.00 53.33 316.785 630 39 39 39
40 838 - ÇINAR BOZDEMİR 6 / C 14 6 12.00 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 8 5 6.33 14 6 12.00 62.00 21.00 55.00 316.281 644 40 40 40
41 535 - POYRAZ ÇELİK 6 / B 14 6 12.00 9 1 8.67 3 6 1.00 9 1 8.67 10 7 7.67 14 6 12.00 59.00 27.00 50.01 314.844 651 41 41 41
42 753 - DURU NAZ KOÇER 6 / D 15 3 14.00 8 1 7.67 4 2 3.33 8 2 7.33 6 4 4.67 14 4 12.67 55.00 16.00 49.67 312.874 667 42 42 42
43 769 - METE TOKLUOĞLU 6 / F 14 2 13.33 7 1 6.67 8 1 7.67 10 0 10.00 4 1 3.67 14 4 12.67 57.00 9.00 54.01 311.881 678 43 43 43
44 235 - CANSU YAVUZ 6 / B 15 4 13.67 7 2 6.33 6 4 4.67 10 0 10.00 5 5 3.33 15 5 13.33 58.00 20.00 51.33 310.844 686 44 44 44
45 452 - KEREM DEMİRCİ 6 / B 15 4 13.67 4 3 3.00 5 4 3.67 9 1 8.67 5 4 3.67 15 4 13.67 53.00 20.00 46.35 306.489 725 45 45 45
46 375 - EMİRCAN GÜZEL 6 / C 13 7 10.67 7 3 6.00 7 3 6.00 10 0 10.00 3 1 2.67 17 3 16.00 57.00 17.00 51.34 306.459 726 46 46 46
47 992 - ERHAN MÜLDÜR 6 / E 15 5 13.33 8 2 7.33 8 1 7.67 9 1 8.67 7 12 3.00 14 6 12.00 61.00 27.00 52.00 302.948 767 47 47 47
48 850 - SELMAN ÇİÇEK 6 / D 15 5 13.33 8 2 7.33 6 4 4.67 0 0 0.00 7 5 5.33 13 3 12.00 49.00 19.00 42.66 299.467 815 48 48 48
49 374 - ELİFNAZ REFİYE ARAS 6 / A 15 5 13.33 9 1 8.67 5 1 4.67 9 1 8.67 0 1 -0.33 16 3 15.00 54.00 12.00 50.01 298.533 825 49 49 49
50 730 - DEFNE ÖZGÜLER 6 / B 15 4 13.67 7 3 6.00 8 1 7.67 9 1 8.67 13 5 11.33 3 1 2.67 55.00 15.00 50.01 297.067 838 50 50 50
51 773 - MEYRA IŞIKVER 6 / D 14 4 12.67 8 2 7.33 7 3 6.00 9 0 9.00 5 6 3.00 13 3 12.00 56.00 18.00 50.00 297.052 840 51 51 51
52 525 - ÖMRÜM ECEM BUZ 6 / G 16 4 14.67 7 2 6.33 4 6 2.00 10 0 10.00 6 3 5.00 11 6 9.00 54.00 21.00 47.00 297.052 840 51 51 51
53 475 - MUHAMMED BİLGE KAĞAN A 6 / C 13 6 11.00 6 4 4.67 8 2 7.33 9 1 8.67 4 1 3.67 15 5 13.33 55.00 19.00 48.67 296.548 853 53 53 53
54 892 - ÇINAR AKYEL 6 / E 14 6 12.00 7 3 6.00 7 3 6.00 7 1 6.67 8 11 4.33 14 6 12.00 57.00 30.00 47.00 295.541 869 54 54 54
55 918 - İLKİM ADA ŞİPKA 6 / F 12 5 10.33 5 1 4.67 8 1 7.67 10 0 10.00 6 4 4.67 13 3 12.00 54.00 14.00 49.34 293.096 910 55 55 55
56 275 - DEMİR SORGEÇ 6 / C 15 3 14.00 7 3 6.00 6 3 5.00 8 2 7.33 2 5 0.33 15 4 13.67 53.00 20.00 46.33 293.081 913 56 56 56
57 849 - DOĞA USTA 6 / C 15 3 14.00 5 5 3.33 6 4 4.67 9 1 8.67 6 4 4.67 12 7 9.67 53.00 24.00 45.01 292.637 915 57 57 57
58 978 - EMİR KAYA 6 / E 17 3 16.00 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 1 2 0.33 12 5 10.33 55.00 15.00 49.99 292.548 935 58 58 58
59 563 - RUMEYSA KURT 6 / G 16 4 14.67 7 2 6.33 6 4 4.67 10 0 10.00 5 4 3.67 11 7 8.67 55.00 21.00 48.01 291.170 940 59 59 59
60 130 - ALİ EYMEN KIRVELİ 6 / A 12 5 10.33 7 3 6.00 2 4 0.67 10 0 10.00 8 1 7.67 12 6 10.00 51.00 19.00 44.67 290.622 948 60 60 60
61 123 - AHMET EKER 6 / E 11 7 8.67 6 3 5.00 6 4 4.67 9 1 8.67 7 3 6.00 14 4 12.67 53.00 22.00 45.68 289.185 974 61 61 61
62 851 - TUNA ÖZDEMİR 6 / B 13 7 10.67 7 3 6.00 5 5 3.33 10 0 10.00 7 2 6.33 12 6 10.00 54.00 23.00 46.33 288.637 989 62 62 62
63 448 - KAMİL EFE İMER 6 / F 12 5 10.33 8 2 7.33 5 5 3.33 10 0 10.00 6 3 5.00 13 5 11.33 54.00 20.00 47.32 288.593 1001 63 63 63
64 810 - GÜNEY BARAN 6 / D 16 4 14.67 8 2 7.33 3 4 1.67 6 4 4.67 3 4 1.67 14 6 12.00 50.00 24.00 42.01 288.193 1003 64 64 64
65 770 - METEHAN AKKAYA 6 / D 16 4 14.67 7 3 6.00 6 4 4.67 9 1 8.67 6 10 2.67 12 8 9.33 56.00 30.00 46.01 286.696 1018 65 65 65
66 340 - EGE TASIN 6 / C 13 7 10.67 8 2 7.33 5 3 4.00 9 0 9.00 3 2 2.33 15 5 13.33 53.00 19.00 46.66 286.148 1033 66 66 66
67 296 - DURU TUNÇİNAN 6 / F 10 8 7.33 5 2 4.33 6 3 5.00 10 0 10.00 6 3 5.00 15 3 14.00 52.00 19.00 45.66 284.667 1059 67 67 67
68 588 - SELEN ONART 6 / A 14 5 12.33 8 2 7.33 3 7 0.67 10 0 10.00 0 1 -0.33 15 2 14.33 50.00 17.00 44.33 282.696 1085 68 68 68
69 138 - ARDA EMEN 6 / B 14 6 12.00 9 1 8.67 5 2 4.33 9 1 8.67 4 4 2.67 12 4 10.67 53.00 18.00 47.01 282.267 1092 69 69 69
70 386 - EREN AKDENİZ 6 / A 14 4 12.67 6 2 5.33 2 6 0.00 9 1 8.67 4 4 2.67 13 4 11.67 48.00 21.00 41.01 280.800 1112 70 70 70
71 548 - RAİF EFE YILDIRIM 6 / A 12 3 11.00 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 2 0 2.00 11 0 11.00 52.00 6.00 50.00 280.741 1120 71 71 71
72 569 - RÜYA ANKAN 6 / B 15 5 13.33 6 2 5.33 6 3 5.00 10 0 10.00 3 2 2.33 12 7 9.67 52.00 19.00 45.66 280.222 1133 72 72 72
73 671 - YAĞMUR ERTUĞRUL 6 / B 13 6 11.00 7 2 6.33 6 4 4.67 10 0 10.00 4 4 2.67 13 7 10.67 53.00 23.00 45.34 275.348 1206 73 73 73
74 428 - İBRAHİM ARDA EMER 6 / E 12 6 10.00 7 3 6.00 6 4 4.67 9 1 8.67 5 9 2.00 14 4 12.67 53.00 27.00 44.01 274.844 1214 74 74 74
75 396 - FATMA KOSANOĞLU 6 / G 13 7 10.67 7 3 6.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 10 10 6.67 12 8 9.33 49.00 41.00 35.33 270.874 1284 75 75 75
76 143 - ASLINAZ KAZAN 6 / D 15 5 13.33 5 3 4.00 5 4 3.67 9 1 8.67 3 1 2.67 11 7 8.67 48.00 21.00 41.01 270.400 1298 76 76 76
77 310 - ECE KOCAMANOĞLU 6 / E 12 6 10.00 6 4 4.67 9 1 8.67 10 0 10.00 6 9 3.00 12 8 9.33 55.00 28.00 45.67 266.904 1355 77 77 77
78 328 - EFE KESKİNOL 6 / B 11 8 8.33 7 2 6.33 4 5 2.33 8 1 7.67 6 11 2.33 15 5 13.33 51.00 32.00 40.32 266.356 1376 78 78 78
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TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 8.65 10.26 5.23 4.61 4.80 3.01 4.10 5.34 2.32 4.57 4.46 3.08 5.20 10.82 1.59 9.04 9.41 5.90 36.16 45.07 21.14 187.874

İl Ortalaması 11.21 7.22 8.80 5.71 3.47 4.55 4.62 4.29 3.19 7.11 2.31 6.34 5.03 7.84 2.42 10.39 7.12 8.02 44.08 32.25 33.33 234.869
Okul Ortalaması 11.21 7.22 8.80 5.71 3.47 4.55 4.62 4.29 3.19 7.11 2.31 6.34 5.03 7.84 2.42 10.39 7.12 8.02 44.08 32.25 33.33 234.869
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 239 - CEYLİN HANZADE ŞENÇAML 6 / G 12 7 9.67 6 1 5.67 5 3 4.00 9 1 8.67 2 7 -0.33 15 3 14.00 49.00 22.00 41.68 265.481 1381 79 79 79
80 398 - FURKAN ORUÇ 6 / C 9 3 8.00 6 2 5.33 7 1 6.67 9 1 8.67 5 4 3.67 11 0 11.00 47.00 11.00 43.34 264.963 1387 80 80 80
81 484 - NAZ ELAGÖZ 6 / A 14 5 12.33 3 2 2.33 3 2 2.33 8 2 7.33 5 7 2.67 11 4 9.67 44.00 22.00 36.66 263.956 1403 81 81 81
82 266 - DEFNE KÜÇÜKASLAN 6 / G 13 6 11.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 7 3 6.00 9 7 6.67 11 9 8.00 46.00 39.00 33.00 262.978 1424 82 82 82
83 675 - YASMİN SU ÇELİKCAN 6 / E 14 5 12.33 7 1 6.67 2 5 0.33 10 0 10.00 5 6 3.00 10 7 7.67 48.00 24.00 40.00 261.481 1462 83 83 83
84 580 - RÜZGAR KARAASLAN 6 / B 12 7 9.67 6 3 5.00 4 3 3.00 9 0 9.00 5 0 5.00 11 8 8.33 47.00 21.00 40.00 261.481 1462 83 83 83
85 299 - ECE BARUT 6 / C 14 6 12.00 9 1 8.67 0 0 0.00 9 1 8.67 1 4 -0.33 12 3 11.00 45.00 15.00 40.01 260.030 1493 85 85 85
86 742 - EMİRHAN KAŞIK 6 / E 13 5 11.33 8 2 7.33 6 3 5.00 5 5 3.33 6 12 2.00 12 7 9.67 50.00 34.00 38.66 259.496 1506 86 86 86
87 584 - SATI NEHİR BOZKURT 6 / A 13 4 11.67 8 2 7.33 6 3 5.00 8 2 7.33 3 5 1.33 11 6 9.00 49.00 22.00 41.66 259.496 1506 86 86 86
88 782 - SÜMEYYE OLUÇ 6 / F 12 3 11.00 3 2 2.33 7 1 6.67 8 1 7.67 1 3 0.00 12 1 11.67 43.00 11.00 39.34 259.037 1514 88 88 88
89 180 - AYLİN ARATEMUR 6 / G 13 6 11.00 4 6 2.00 3 7 0.67 7 3 6.00 8 7 5.67 11 9 8.00 46.00 38.00 33.34 259.037 1514 88 88 88
90 509 - NİSA KARAKOÇAN 6 / A 14 6 12.00 6 4 4.67 3 7 0.67 7 3 6.00 7 13 2.67 12 8 9.33 49.00 41.00 35.34 259.022 1519 90 90 90
91 332 - EGE ÇAKIROĞLU 6 / A 12 4 10.67 6 3 5.00 3 5 1.33 8 2 7.33 3 1 2.67 12 7 9.67 44.00 22.00 36.67 256.593 1579 91 91 91
92 423 - HÜRKAN ÖZDEĞİRMENCİ 6 / E 10 6 8.00 6 0 6.00 0 0 0.00 9 1 8.67 1 4 -0.33 16 3 15.00 42.00 14.00 37.34 256.074 1585 92 92 92
93 445 - İLAYDA YILMAZ 6 / C 11 9 8.00 8 1 7.67 3 7 0.67 8 1 7.67 7 9 4.00 12 6 10.00 49.00 33.00 38.01 254.089 1617 93 93 93
94 460 - LARA SEMERCİ 6 / F 11 9 8.00 6 4 4.67 6 4 4.67 10 0 10.00 5 5 3.33 11 4 9.67 49.00 26.00 40.34 253.096 1632 94 94 94
95 629 - TURGUT ALP DEMİRÖZ 6 / G 16 4 14.67 8 1 7.67 5 4 3.67 9 1 8.67 1 8 -1.67 9 4 7.67 48.00 22.00 40.68 252.133 1656 95 95 95
96 319 - ECRİN HAVİN ÖZEN 6 / E 10 10 6.67 7 3 6.00 6 4 4.67 8 2 7.33 5 12 1.00 15 5 13.33 51.00 36.00 39.00 251.111 1675 96 96 96
97 276 - DEMİR YAŞAR 6 / A 12 4 10.67 8 2 7.33 2 0 2.00 9 1 8.67 3 2 2.33 10 6 8.00 44.00 15.00 39.00 251.111 1675 96 96 96
98 766 - FATİH KEREM KORKMAZ 6 / F 15 5 13.33 7 3 6.00 6 4 4.67 9 1 8.67 2 8 -0.67 11 9 8.00 50.00 30.00 40.00 251.081 1683 98 98 98
99 709 - YAĞIZ EYMEN ERKEK 6 / G 10 9 7.00 4 6 2.00 5 5 3.33 8 2 7.33 6 9 3.00 14 6 12.00 47.00 37.00 34.66 249.126 1724 99 99 99

100 472 - MERT GÖK 6 / A 8 7 5.67 9 1 8.67 9 0 9.00 9 1 8.67 5 2 4.33 10 6 8.00 50.00 17.00 44.34 245.689 1793 100 100 100
101 725 - BEREN SERRA TUNÇ 6 / A 12 6 10.00 4 5 2.33 7 3 6.00 10 0 10.00 0 3 -1.00 13 6 11.00 46.00 23.00 38.33 245.674 1794 101 101 101
102 530 - ÖYKÜ ÖZER 6 / B 14 4 12.67 6 4 4.67 6 4 4.67 9 1 8.67 5 14 0.33 10 9 7.00 50.00 36.00 38.01 245.200 1801 102 102 102
103 757 - LİVA NUR ÇARDAK 6 / B 12 8 9.33 10 0 10.00 3 7 0.67 10 0 10.00 4 10 0.67 12 8 9.33 51.00 33.00 40.00 245.170 1809 103 103 103
104 451 - KENAN ÇAKMAK 6 / A 7 2 6.33 2 2 1.33 7 3 6.00 8 2 7.33 4 9 1.00 15 5 13.33 43.00 23.00 35.32 244.148 1824 104 104 104
105 764 - MEHMET KIRMIZIOĞLU 6 / B 10 9 7.00 8 2 7.33 6 2 5.33 9 0 9.00 4 7 1.67 12 7 9.67 49.00 27.00 40.00 240.770 1897 105 105 105
106 173 - ATAKAN DUMAN 6 / B 13 6 11.00 7 2 6.33 4 4 2.67 8 2 7.33 2 9 -1.00 12 7 9.67 46.00 30.00 36.00 240.756 1898 106 106 106
107 503 - NİLÜFER ALGAN 6 / C 13 5 11.33 4 5 2.33 2 2 1.33 10 0 10.00 0 2 -0.67 10 1 9.67 39.00 15.00 33.99 240.711 1902 107 107 107
108 780 - NUREFŞAN COŞKUN 6 / E 12 5 10.33 7 2 6.33 5 4 3.67 7 2 6.33 9 11 5.33 7 9 4.00 47.00 33.00 35.99 240.696 1904 108 108 108
109 935 - CANSU KOLUMAN 6 / A 11 7 8.67 5 2 4.33 4 3 3.00 9 1 8.67 2 7 -0.33 12 3 11.00 43.00 23.00 35.34 238.311 1955 109 109 109
110 106 - ABDULSAMED DOĞANER 6 / C 11 7 8.67 5 2 4.33 7 2 6.33 7 2 6.33 3 2 2.33 10 6 8.00 43.00 21.00 35.99 237.763 1961 110 110 110
111 112 - ADA ÜSTÜNDAĞ 6 / G 9 5 7.33 6 1 5.67 4 3 3.00 8 1 7.67 2 7 -0.33 13 3 12.00 42.00 20.00 35.34 236.800 1990 111 111 111
112 625 - TUNÇ ÖZAYDIN 6 / A 12 8 9.33 6 3 5.00 3 5 1.33 3 3 2.00 3 7 0.67 13 6 11.00 40.00 32.00 29.33 236.785 1991 112 112 112
113 806 - YASİN AVCI 6 / G 10 10 6.67 4 5 2.33 4 6 2.00 7 2 6.33 5 10 1.67 14 6 12.00 44.00 39.00 31.00 236.326 1995 113 113 113
114 791 - YAĞMUR ÇAĞLAR 6 / D 15 3 14.00 6 3 5.00 7 3 6.00 10 0 10.00 0 0 0.00 5 4 3.67 43.00 13.00 38.67 235.822 2008 114 114 114
115 169 - ASYA BİRSEN EMEKÇİ 6 / A 12 8 9.33 7 3 6.00 4 6 2.00 9 1 8.67 6 11 2.33 10 10 6.67 48.00 39.00 35.00 233.319 2061 115 115 115
116 220 - BERKANT KARACA 6 / D 13 7 10.67 6 2 5.33 3 4 1.67 8 2 7.33 0 0 0.00 10 6 8.00 40.00 21.00 33.00 231.867 2088 116 116 116
117 265 - DEFNE GÜLTAŞ 6 / E 12 8 9.33 7 3 6.00 0 0 0.00 9 1 8.67 1 8 -1.67 12 4 10.67 41.00 24.00 33.00 230.356 2130 117 117 117
118 661 - GÜLÇİN CİNDİOĞLU 6 / A 10 9 7.00 5 3 4.00 3 6 1.00 9 1 8.67 5 11 1.33 12 6 10.00 44.00 36.00 32.00 228.874 2168 118 118 118
119 225 - BİLAL MENEK 6 / D 12 8 9.33 8 2 7.33 6 3 5.00 8 2 7.33 1 15 -4.00 13 6 11.00 48.00 36.00 35.99 225.896 2238 119 119 119
120 651 - YAĞMUR DEMİRHAN 6 / B 11 7 8.67 7 3 6.00 3 7 0.67 7 1 6.67 3 15 -2.00 13 7 10.67 44.00 40.00 30.68 222.519 2327 120 120 120
121 955 - EREN ÇAKMAK 6 / F 10 7 7.67 5 4 3.67 2 8 -0.67 7 2 6.33 2 3 1.00 11 4 9.67 37.00 28.00 27.67 222.504 2328 121 121 121
122 250 - ÇINAR GÜREL 6 / A 11 7 8.67 8 2 7.33 6 2 5.33 9 1 8.67 0 2 -0.67 9 5 7.33 43.00 19.00 36.66 222.444 2337 122 122 122
123 171 - ASYA KIYAK 6 / B 11 6 9.00 6 2 5.33 5 1 4.67 4 0 4.00 0 1 -0.33 10 5 8.33 36.00 15.00 31.00 221.481 2370 123 123 123
124 230 - BULUT ESEN 6 / E 16 4 14.67 8 1 7.67 7 3 6.00 9 0 9.00 0 0 0.00 0 0 0.00 40.00 8.00 37.34 220.519 2396 124 124 124
125 274 - DEFNE SU KUTLUCA 6 / A 9 8 6.33 3 5 1.33 3 6 1.00 9 1 8.67 3 0 3.00 10 6 8.00 37.00 26.00 28.33 218.993 2449 125 125 125
126 163 - ASYA AKDOĞAN 6 / C 12 8 9.33 5 5 3.33 5 5 3.33 5 5 3.33 7 13 2.67 9 11 5.33 43.00 47.00 27.32 217.496 2497 126 126 126
127 203 - BADE YANAR 6 / C 12 8 9.33 6 4 4.67 5 5 3.33 8 2 7.33 3 17 -2.67 12 8 9.33 46.00 44.00 31.32 217.467 2503 127 127 127
128 886 - ATAKAN ŞENADA 6 / G 9 11 5.33 2 7 -0.33 4 6 2.00 4 3 3.00 8 12 4.00 11 6 9.00 38.00 45.00 23.00 215.541 2553 128 128 128
129 395 - EYMEN ŞEN 6 / B 10 8 7.33 5 3 4.00 3 6 1.00 7 2 6.33 5 11 1.33 10 6 8.00 40.00 36.00 27.99 215.511 2562 129 129 129
130 455 - KUMSAL TOPLUIŞIK 6 / C 12 6 10.00 5 4 3.67 4 5 2.33 8 1 7.67 4 10 0.67 6 2 5.33 39.00 28.00 29.67 215.067 2569 130 130 130
131 500 - NEHİR GÜRLER 6 / B 10 10 6.67 4 5 2.33 5 5 3.33 6 4 4.67 6 8 3.33 10 10 6.67 41.00 42.00 27.00 214.089 2578 131 131 131
132 784 - POYRAZ ALLAHVERDİ 6 / D 9 8 6.33 2 6 0.00 3 6 1.00 7 1 6.67 0 0 0.00 12 4 10.67 33.00 25.00 24.67 212.104 2632 132 132 132
133 583 - RÜZGAR KARABIYIK 6 / G 11 8 8.33 4 6 2.00 4 5 2.33 7 3 6.00 3 14 -1.67 12 7 9.67 41.00 43.00 26.66 212.074 2636 133 133 133
134 288 - DURU KURTBOĞAN 6 / C 17 3 16.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 9 1 8.67 3 14 -1.67 7 13 2.67 40.00 47.00 24.33 211.600 2654 134 134 134
135 706 - ŞENER EMİR AYKIN 6 / E 5 11 1.33 6 4 4.67 6 4 4.67 9 1 8.67 10 10 6.67 9 8 6.33 45.00 38.00 32.34 211.600 2654 134 134 134
136 132 - ALİNA PERİ TEKİN 6 / D 8 12 4.00 7 2 6.33 4 5 2.33 9 0 9.00 3 2 2.33 9 3 8.00 40.00 24.00 31.99 211.081 2678 136 136 136
137 716 - ALYA ESLEM SARIKAYA 6 / E 10 10 6.67 6 4 4.67 4 6 2.00 7 3 6.00 0 4 -1.33 12 6 10.00 39.00 33.00 28.01 209.674 2709 137 137 137
138 897 - ECRİN İLÇİ 6 / F 8 12 4.00 4 6 2.00 4 6 2.00 10 0 10.00 2 5 0.33 13 7 10.67 41.00 36.00 29.00 209.630 2715 138 138 138
139 389 - EREN YILDIRIM 6 / D 8 12 4.00 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 0 0 0.00 12 8 9.33 43.00 27.00 33.99 209.600 2734 139 139 139
140 283 - DERİN GÜRLER 6 / D 8 6 6.00 3 4 1.67 4 5 2.33 7 1 6.67 2 4 0.67 11 6 9.00 35.00 26.00 26.34 208.667 2755 140 140 140
141 380 - EMİRHAN ŞİMŞEK 6 / E 8 6 6.00 6 2 5.33 9 1 8.67 5 2 4.33 5 3 4.00 5 4 3.67 38.00 18.00 32.00 208.163 2768 141 141 141
142 655 - KEREM GÜVEN 6 / D 11 9 8.00 5 3 4.00 3 7 0.67 2 5 0.33 2 12 -2.00 13 6 11.00 36.00 42.00 22.00 208.148 2771 142 142 142
143 415 - HALİS YEGÜL 6 / B 12 6 10.00 7 2 6.33 4 4 2.67 2 3 1.00 4 14 -0.67 9 8 6.33 38.00 37.00 25.66 207.615 2801 143 143 143
144 216 - BERİL KIRLANĞIÇ 6 / F 6 10 2.67 6 3 5.00 5 5 3.33 9 1 8.67 4 6 2.00 10 3 9.00 40.00 28.00 30.67 206.193 2825 144 144 144
145 424 - HÜSEYİN ATA KAYACAN 6 / G 9 11 5.33 5 5 3.33 3 7 0.67 4 6 2.00 7 13 2.67 11 8 8.33 39.00 50.00 22.33 205.659 2858 145 145 145
146 354 - EGEMEN MUSTAFA AYAZ 6 / E 8 12 4.00 4 6 2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 8 12 4.00 11 9 8.00 39.00 51.00 22.00 203.704 2897 146 146 146
147 857 - MEHMET MİRZE GÜLTEKİN 6 / D 7 12 3.00 5 5 3.33 5 5 3.33 8 2 7.33 2 17 -3.67 16 4 14.67 43.00 45.00 27.99 203.689 2906 147 147 147
148 741 - ELİF AKKAYA 6 / D 9 8 6.33 6 2 5.33 5 3 4.00 8 0 8.00 1 1 0.67 7 3 6.00 36.00 17.00 30.33 202.711 2927 148 148 148
149 861 - KUZEY TURAN 6 / G 7 12 3.00 4 6 2.00 4 6 2.00 9 1 8.67 4 16 -1.33 14 6 12.00 42.00 47.00 26.34 199.778 3013 149 149 149
150 126 - AİŞENUR SUUZAR DENERİ 6 / E 2 0 2.00 4 4 2.67 1 6 -1.00 5 3 4.00 6 10 2.67 13 7 10.67 31.00 30.00 21.01 199.304 3050 150 150 150
151 212 - BEREN ADA KIZILYÜCE 6 / E 9 7 6.67 5 3 4.00 2 2 1.33 7 2 6.33 0 2 -0.67 8 1 7.67 31.00 17.00 25.33 198.281 3065 151 151 151
152 223 - BEYZA ÇAĞLAYAN 6 / C 11 5 9.33 2 2 1.33 3 2 2.33 6 1 5.67 3 2 2.33 3 2 2.33 28.00 14.00 23.32 196.726 3118 152 152 152
153 458 - KUZEY ARABACIOĞULLARI 6 / C 11 8 8.33 7 3 6.00 6 3 5.00 6 2 5.33 4 5 2.33 6 14 1.33 40.00 35.00 28.32 195.244 3168 153 153 153
154 527 - ÖYKÜ BAŞ 6 / E 11 7 8.67 3 6 1.00 1 8 -1.67 5 5 3.33 5 10 1.67 8 9 5.00 33.00 45.00 18.00 194.844 3170 154 154 154
155 449 - KAYRA KAMURAN 6 / G 9 11 5.33 5 4 3.67 4 6 2.00 4 6 2.00 5 13 0.67 11 9 8.00 38.00 49.00 21.67 194.326 3182 155 155 155
156 745 - EYMEN GÜVENOĞLU 6 / D 7 11 3.33 7 1 6.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 0 3 -1.00 13 7 10.67 35.00 34.00 23.67 192.844 3246 156 156 156



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İzmir KARABAĞLAR Öğretmenler ve Şeker Mevhibe Ortaokulu 6.Sınıf TG-1 - 2021-2022 7846 229 229 229

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 8.65 10.26 5.23 4.61 4.80 3.01 4.10 5.34 2.32 4.57 4.46 3.08 5.20 10.82 1.59 9.04 9.41 5.90 36.16 45.07 21.14 187.874

İl Ortalaması 11.21 7.22 8.80 5.71 3.47 4.55 4.62 4.29 3.19 7.11 2.31 6.34 5.03 7.84 2.42 10.39 7.12 8.02 44.08 32.25 33.33 234.869
Okul Ortalaması 11.21 7.22 8.80 5.71 3.47 4.55 4.62 4.29 3.19 7.11 2.31 6.34 5.03 7.84 2.42 10.39 7.12 8.02 44.08 32.25 33.33 234.869

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
157 733 - DENİZ MAVİ 6 / G 13 4 11.67 4 4 2.67 1 6 -1.00 8 1 7.67 5 11 1.33 5 14 0.33 36.00 40.00 22.67 192.830 3250 157 157 157
158 433 - İBRAHİM UMUT DİNDAŞ 6 / B 9 6 7.00 4 5 2.33 6 2 5.33 8 0 8.00 2 13 -2.33 9 6 7.00 38.00 32.00 27.33 192.356 3259 158 158 158
159 735 - ECRİN AYDINLIK 6 / E 13 3 12.00 6 3 5.00 4 3 3.00 5 3 4.00 3 12 -1.00 5 11 1.33 36.00 35.00 24.33 190.844 3307 159 159 159
160 224 - BEYZANUR YILMAZ 6 / B 8 8 5.33 3 4 1.67 4 5 2.33 7 2 6.33 2 14 -2.67 12 7 9.67 36.00 40.00 22.66 188.370 3373 160 160 160
161 280 - DENYE MILKI 6 / C 9 10 5.67 4 3 3.00 7 3 6.00 5 5 3.33 4 6 2.00 4 0 4.00 33.00 27.00 24.00 187.422 3403 161 161 161
162 350 - EGEHAN ŞİMŞEK 6 / E 9 11 5.33 9 1 8.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 7 13 2.67 8 12 4.00 39.00 51.00 22.00 185.926 3450 162 162 162
163 907 - SEVİM ZEYNEP ŞENOCAK 6 / F 13 6 11.00 3 5 1.33 4 6 2.00 5 3 4.00 2 11 -1.67 7 12 3.00 34.00 43.00 19.66 183.926 3526 163 163 163
164 825 - SEVDE KORKMAZ 6 / A 13 7 10.67 4 1 3.67 0 0 0.00 8 2 7.33 0 4 -1.33 3 3 2.00 28.00 17.00 22.34 183.496 3540 164 164 164
165 358 - ELİF ATEŞLİ 6 / D 9 9 6.00 3 6 1.00 4 6 2.00 5 4 3.67 5 8 2.33 7 9 4.00 33.00 42.00 19.00 182.948 3547 165 165 165
166 910 - ALPEREN KÖSE 6 / G 12 4 10.67 4 4 2.67 5 3 4.00 5 4 3.67 5 14 0.33 5 14 0.33 36.00 43.00 21.67 182.459 3561 166 166 166
167 431 - İBRAHİM KARATEPE 6 / A 9 10 5.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 7 2 6.33 7 13 2.67 8 12 4.00 35.00 53.00 17.33 180.519 3632 167 167 167
168 756 - KUZEY ARSLAN 6 / C 10 7 7.67 4 4 2.67 0 7 -2.33 5 3 4.00 0 1 -0.33 8 9 5.00 27.00 31.00 16.68 179.556 3682 168 168 168
169 190 - AZİZ BUDAK 6 / F 12 7 9.67 6 4 4.67 6 4 4.67 4 6 2.00 1 1 0.67 0 0 0.00 29.00 22.00 21.68 178.074 3712 169 169 169
170 650 - YAĞMUR DAĞDELEN 6 / A 9 8 6.33 5 3 4.00 3 4 1.67 5 4 3.67 2 9 -1.00 8 8 5.33 32.00 36.00 20.00 177.007 3767 170 170 170
171 600 - SERCAN ÇİFCİ 6 / B 12 8 9.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 6 14 1.33 6 14 1.33 34.00 56.00 15.32 175.985 3818 171 171 171
172 258 - ÇINAR NİSAN 6 / C 10 7 7.67 6 4 4.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 1 1 0.67 4 3 3.00 26.00 30.00 16.01 174.119 3852 172 172 172
173 796 - YAREN TEKEŞ 6 / E 7 13 2.67 6 4 4.67 5 4 3.67 5 5 3.33 7 13 2.67 8 12 4.00 38.00 51.00 21.01 172.637 3912 173 173 173
174 968 - ZÜLAL MÜFTÜOĞLU 6 / F 14 6 12.00 4 4 2.67 8 1 7.67 9 1 8.67 5 15 0.00 1 17 -4.67 41.00 44.00 26.34 171.600 3961 174 174 174
175 154 - ASMİN YILDIRIM 6 / F 13 6 11.00 3 4 1.67 0 7 -2.33 2 5 0.33 4 8 1.33 4 13 -0.33 26.00 43.00 11.67 170.622 3980 175 175 175
176 987 - SEDEN ERSOY 6 / C 11 9 8.00 5 5 3.33 3 7 0.67 7 3 6.00 5 15 0.00 6 14 1.33 37.00 53.00 19.33 170.104 4011 176 176 176
177 917 - ESİLA TÖZYILMAZ 6 / B 7 11 3.33 2 7 -0.33 1 7 -1.33 4 6 2.00 4 15 -1.00 12 8 9.33 30.00 54.00 12.00 169.600 4025 177 177 177
178 492 - NAZLIM DANABAŞ 6 / D 5 15 0.00 6 4 4.67 4 6 2.00 7 1 6.67 8 11 4.33 8 12 4.00 38.00 49.00 21.67 169.126 4034 178 178 178
179 120 - AHMET DURANTAŞ 6 / C 7 13 2.67 6 4 4.67 4 6 2.00 8 2 7.33 2 18 -4.00 12 8 9.33 39.00 51.00 22.00 168.148 4063 179 179 179
180 335 - EGE EVRAN 6 / B 7 5 5.33 1 3 0.00 1 5 -0.67 9 1 8.67 0 5 -1.67 7 4 5.67 25.00 23.00 17.33 167.141 4104 180 180 180
181 779 - NİSANUR YILDIRIM 6 / D 11 9 8.00 3 7 0.67 6 4 4.67 8 2 7.33 5 15 0.00 5 15 0.00 38.00 52.00 20.67 166.178 4144 181 181 181
182 605 - TAHA ÜSLÜ 6 / E 8 10 4.67 3 5 1.33 6 3 5.00 9 1 8.67 5 10 1.67 5 12 1.00 36.00 41.00 22.34 165.719 4175 182 182 182
183 357 - ELA NAZ DEMİR 6 / C 12 8 9.33 3 7 0.67 3 7 0.67 10 0 10.00 3 17 -2.67 6 14 1.33 37.00 53.00 19.33 164.148 4259 183 183 183
184 326 - EFE BİLGİN 6 / G 9 11 5.33 4 6 2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 9 11 5.33 33.00 57.00 14.00 162.207 4311 184 184 184
185 231 - BURAK YILDIZ 6 / C 8 11 4.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 13 -3.33 12 8 9.33 29.00 54.00 10.99 162.193 4320 185 185 185
186 680 - YUSUF DENİZ ARSLAN 6 / B 7 13 2.67 4 6 2.00 6 3 5.00 3 7 0.67 6 10 2.67 7 12 3.00 33.00 51.00 16.01 160.785 4344 186 186 186
187 696 - ZELİHA DOĞAN 6 / E 9 8 6.33 6 3 5.00 4 2 3.33 2 1 1.67 0 3 -1.00 4 6 2.00 25.00 23.00 17.33 158.252 4472 187 187 187
188 175 - ATALAY AYAZ ARIGÜMÜŞ 6 / A 7 13 2.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 5 5 3.33 8 12 4.00 25.00 55.00 6.67 154.326 4591 188 188 188
189 109 - ADA AKCAN 6 / F 3 13 -1.33 5 3 4.00 2 5 0.33 8 1 7.67 4 3 3.00 7 10 3.67 29.00 35.00 17.34 149.422 4808 189 189 189
190 384 - ENVER EGE AKBULUT 6 / A 3 4 1.67 8 1 7.67 6 4 4.67 7 3 6.00 4 9 1.00 4 9 1.00 32.00 30.00 22.01 148.919 4822 190 190 190
191 323 - ECRİN UĞURLU 6 / G 9 11 5.33 4 6 2.00 6 4 4.67 6 4 4.67 3 17 -2.67 7 13 2.67 35.00 55.00 16.67 148.385 4881 191 191 191
192 117 - ADAR DEMİRTAŞ 6 / A 3 2 2.33 4 3 3.00 0 0 0.00 6 3 5.00 0 1 -0.33 7 9 4.00 20.00 18.00 14.00 147.407 4917 192 192 192
193 823 - DORUK ASİL KARAGÜL 6 / G 5 14 0.33 2 8 -0.67 2 6 0.00 5 5 3.33 9 10 5.67 6 14 1.33 29.00 57.00 9.99 147.378 4921 193 193 193
194 293 - DURU ŞAPCILAR 6 / F 8 10 4.67 3 7 0.67 4 6 2.00 10 0 10.00 4 14 -0.67 5 13 0.67 34.00 50.00 17.34 146.444 4941 194 194 194
195 787 - BERK EGE ERTINAN 6 / D 5 11 1.33 3 7 0.67 4 6 2.00 3 6 1.00 7 13 2.67 7 13 2.67 29.00 56.00 10.34 144.963 5008 195 195 195
196 538 - POYRAZ DURMUŞ 6 / F 5 15 0.00 5 5 3.33 4 5 2.33 9 1 8.67 4 16 -1.33 8 8 5.33 35.00 50.00 18.33 144.933 5014 196 196 196
197 704 - ZEYNEP TANOĞLU 6 / B 11 6 9.00 4 4 2.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 14 -2.67 5 14 0.33 27.00 53.00 9.33 143.422 5108 197 197 197
198 453 - KEREM USTA 6 / F 7 13 2.67 7 3 6.00 3 6 1.00 6 4 4.67 4 16 -1.33 7 13 2.67 34.00 55.00 15.68 141.052 5199 198 198 198
199 477 - MUHAMMET EMİN BAKIR 6 / C 10 10 6.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 5 15 0.00 27.00 63.00 6.00 138.533 5308 199 199 199
200 317 - ECEM İNANÇ 6 / E 10 10 6.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 7 3 6.00 1 12 -3.00 0 0 0.00 26.00 37.00 13.67 136.563 5400 200 200 200
201 577 - RÜZGAR GÜNGÖRMEZ 6 / D 5 15 0.00 2 8 -0.67 7 3 6.00 4 5 2.33 7 13 2.67 6 14 1.33 31.00 58.00 11.66 135.052 5466 201 201 201
202 236 - CEREN BEKTAŞ 6 / F 11 9 8.00 6 4 4.67 4 6 2.00 7 3 6.00 2 18 -4.00 4 16 -1.33 34.00 56.00 15.34 134.593 5479 202 202 202
203 683 - ALPER EMİR ÇALLI 6 / C 9 11 5.33 3 5 1.33 3 5 1.33 5 4 3.67 3 15 -2.00 4 12 0.00 27.00 52.00 9.66 129.111 5718 203 203 203
204 701 - ZEYNEP PANAYIR 6 / A 0 5 -1.67 3 2 2.33 2 4 0.67 4 2 3.33 1 4 -0.33 7 5 5.33 17.00 22.00 9.66 129.111 5718 203 203 203
205 532 - PELİNSU AKYOL 6 / G 7 13 2.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 7 13 2.67 5 15 0.00 25.00 65.00 3.34 128.681 5730 205 205 205
206 205 - BARTU YUSUF VAROĞLU 6 / B 5 7 2.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 17 -2.67 9 11 5.33 23.00 59.00 3.33 128.622 5767 206 206 206
207 863 - İREM SU ÖZTÜRK 6 / C 8 11 4.33 2 8 -0.67 2 6 0.00 6 4 4.67 3 10 -0.33 4 13 -0.33 25.00 52.00 7.67 127.674 5802 207 207 207
208 919 - AYŞENAZ ÇAPA 6 / B 8 11 4.33 4 6 2.00 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 15 -1.00 20.00 38.00 7.33 125.659 5895 208 208 208
209 215 - BEREN AVKAN 6 / D 8 12 4.00 3 7 0.67 3 7 0.67 9 1 8.67 2 18 -4.00 6 14 1.33 31.00 59.00 11.34 122.711 6030 209 209 209
210 865 - ASİL ÖZTÜRKER 6 / E 5 15 0.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 7 13 2.67 5 15 0.00 27.00 63.00 6.00 120.756 6115 210 210 210
211 483 - MUSTAFA CANER ÖZEV 6 / A 6 14 1.33 6 4 4.67 4 6 2.00 8 2 7.33 0 4 -1.33 4 12 0.00 28.00 42.00 14.00 120.741 6125 211 211 211
212 831 - POYRAZ ERÇİK 6 / B 7 13 2.67 3 7 0.67 3 6 1.00 2 7 -0.33 4 15 -1.00 6 14 1.33 25.00 62.00 4.34 119.763 6171 212 212 212
213 324 - EDANUR BAŞARAN 6 / A 4 16 -1.33 4 6 2.00 0 10 -3.33 1 9 -2.00 7 13 2.67 7 13 2.67 23.00 67.00 0.68 118.830 6181 213 213 213
214 144 - ASMİN AJANS 6 / E 8 12 4.00 4 6 2.00 0 9 -3.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 5 15 0.00 24.00 65.00 2.34 115.333 6359 214 214 214
215 624 - TUNCER EGEHAN KİMRAN 6 / D 5 14 0.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 6 14 1.33 5 15 0.00 26.00 63.00 4.99 114.770 6435 215 215 215
216 289 - DURU ÖZGE ÖZTÜRK 6 / G 9 11 5.33 0 10 -3.33 3 6 1.00 2 8 -0.67 6 13 1.67 2 18 -4.00 22.00 66.00 0.00 113.333 6456 216 216 216
217 197 - AZRA SENA GENÇ 6 / F 6 14 1.33 4 6 2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 5 15 0.00 26.00 64.00 4.66 112.815 6504 217 217 217
218 442 - İLAY GÜRBULAK 6 / C 6 14 1.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 5 15 0.00 23.00 67.00 0.66 112.800 6510 218 218 218
219 615 - TOPRAK AKYÜREK 6 / F 5 7 2.67 1 5 -0.67 2 7 -0.33 1 8 -1.67 2 6 0.00 3 9 0.00 14.00 42.00 0.00 111.867 6528 219 219 219
220 718 - AZİM ARATEMUR 6 / B 3 16 -2.33 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 15 -1.00 8 12 4.00 24.00 64.00 2.68 106.948 6739 220 220 220
221 957 - SEYİT MERT MERCAN 6 / D 5 15 0.00 3 7 0.67 4 6 2.00 5 5 3.33 5 15 0.00 4 16 -1.33 26.00 64.00 4.67 101.007 6970 221 221 221
222 419 - HASAN EFE AKBULUT 6 / A 5 15 0.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 6 14 1.33 22.00 68.00 -0.67 99.007 7057 222 222 222
223 517 - ORHAN ALPER ERSAN 6 / A 5 15 0.00 4 6 2.00 0 10 -3.33 1 9 -2.00 7 13 2.67 3 17 -2.67 20.00 70.00 -3.33 95.067 7168 223 223 223
224 858 - NİSA AKSU 6 / A 5 12 1.00 3 4 1.67 1 7 -1.33 2 4 0.67 3 12 -1.00 3 15 -2.00 17.00 54.00 -0.99 89.644 7312 224 224 224
225 523 - ÖMER SUNU 6 / E 4 11 0.33 6 2 5.33 1 7 -1.33 4 4 2.67 3 16 -2.33 3 15 -2.00 21.00 55.00 2.67 86.178 7434 225 225 225
226 827 - MEHMET EYÜP AL 6 / F 4 15 -1.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 5 15 0.00 3 17 -2.67 22.00 67.00 -0.34 83.185 7503 226 226 226
227 338 - EGE TAMER 6 / D 6 12 2.00 0 8 -2.67 1 7 -1.33 3 5 1.33 4 10 0.67 1 19 -5.33 15.00 61.00 -5.33 80.281 7546 227 227 227
228 391 - ERHAN NARİN 6 / A 6 14 1.33 1 9 -2.00 1 8 -1.67 1 9 -2.00 4 14 -0.67 2 17 -3.67 15.00 71.00 -8.68 73.763 7654 228 228 228
229 688 - ZEKİ ENES YALÇINKAYA 6 / E 3 17 -2.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 17 -2.67 2 18 -4.00 13.00 77.00 -12.68 39.704 7837 229 229 229




