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İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İzmir KARABAĞLAR Öğretmenler ve Şeker Mevhibe Ortaokulu 5.Sınıf TG-1 - 2021-2022 8369 172 172 172

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 7.13 7.32 4.69 5.80 3.94 4.49 4.02 5.50 2.19 3.97 5.19 2.24 3.94 8.60 1.07 7.50 6.67 5.28 32.36 37.20 19.96 200.478

İl Ortalaması 8.26 5.99 6.27 7.33 2.40 6.53 3.81 4.98 2.15 6.22 3.09 5.19 3.83 6.53 1.65 8.48 5.06 6.80 37.92 28.05 28.57 236.753
Okul Ortalaması 8.26 5.99 6.27 7.33 2.40 6.53 3.81 4.98 2.15 6.22 3.09 5.19 3.83 6.53 1.65 8.48 5.06 6.80 37.92 28.05 28.57 236.753

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 591 - ENES DEMİR 5 / B 12 3 11.00 10 0 10.00 8 2 7.33 9 0 9.00 10 1 9.67 15 0 15.00 64.00 6.00 62.00 420.844 46 1 1 1
2 734 - DEFNE TİRCİ 5 / B 13 1 12.67 9 1 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 6 2 5.33 15 0 15.00 59.00 8.00 56.34 395.319 99 2 2 2
3 991 - İPEK KAÇAR 5 / E 10 5 8.33 10 0 10.00 8 2 7.33 8 1 7.67 12 1 11.67 13 2 12.33 61.00 11.00 57.33 392.484 119 3 3 3
4 817 - EYLÜL KARAKOÇ 5 / B 11 4 9.67 10 0 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 10 3 9.00 12 3 11.00 60.00 13.00 55.67 372.948 211 4 4 4
5 633 - ÜNAL DOĞRUCA 5 / E 13 2 12.33 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 6 6.00 12 2 11.33 60.00 13.00 55.67 372.884 215 5 5 5
6 712 - DURU DERME 5 / D 12 2 11.33 9 1 8.67 6 3 5.00 8 2 7.33 7 1 6.67 13 2 12.33 55.00 11.00 51.33 370.756 224 6 6 6
7 648 - CEYLİN YEGÜL 5 / B 11 4 9.67 10 0 10.00 7 2 6.33 8 1 7.67 8 1 7.67 13 2 12.33 57.00 10.00 53.67 369.985 231 7 7 7
8 993 - MİRAN BATU ÖZBEK 5 / A 11 4 9.67 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 6 2 5.33 14 1 13.67 60.00 8.00 57.34 369.002 239 8 8 8
9 783 - DOĞA KELEŞ 5 / D 11 2 10.33 10 0 10.00 8 1 7.67 9 1 8.67 8 2 7.33 12 2 11.33 58.00 8.00 55.33 368.079 249 9 9 9

10 762 - DEMİR FİLİZCİ 5 / D 11 4 9.67 10 0 10.00 5 4 3.67 8 2 7.33 4 0 4.00 15 0 15.00 53.00 10.00 49.67 357.640 302 10 10 10
11 131 - ZEYNEP AYŞE AYTEKİN 5 / E 11 4 9.67 10 0 10.00 6 3 5.00 8 1 7.67 7 2 6.33 13 2 12.33 55.00 12.00 51.00 357.427 305 11 11 11
12 478 - TAHA YUNUS YILDIRIM 5 / B 9 6 7.00 9 0 9.00 3 2 2.33 5 5 3.33 9 2 8.33 14 1 13.67 49.00 16.00 43.66 350.854 358 12 12 12
13 342 - EYMEN YUSUF BOZKURT 5 / B 12 3 11.00 10 0 10.00 6 4 4.67 7 3 6.00 5 6 3.00 13 2 12.33 53.00 18.00 47.00 338.662 468 13 13 13
14 824 - LARA ARDİL 5 / B 10 4 8.67 10 0 10.00 5 4 3.67 10 0 10.00 5 5 3.33 14 1 13.67 54.00 14.00 49.34 337.891 478 14 14 14
15 657 - ÖZGÜ SEZER 5 / C 10 5 8.33 10 0 10.00 5 3 4.00 7 3 6.00 6 1 5.67 13 2 12.33 51.00 14.00 46.33 337.669 481 15 15 15
16 94 - KÜRŞAD PAŞA ÖZKAYA 5 / A 10 4 8.67 10 0 10.00 5 3 4.00 9 0 9.00 7 1 6.67 11 4 9.67 52.00 12.00 48.01 331.684 562 16 16 16
17 281 - AHMET TOPRAK ADİYAN 5 / A 12 2 11.33 9 1 8.67 3 5 1.33 9 1 8.67 6 3 5.00 10 3 9.00 49.00 15.00 44.00 327.798 623 17 17 17
18 388 - EGEMEN FİKRİ TOPÇU 5 / A 11 3 10.00 8 2 7.33 4 6 2.00 9 1 8.67 4 3 3.00 13 2 12.33 49.00 17.00 43.33 326.805 630 18 18 18
19 201 - EMİRHAN YILMAZ 5 / A 11 4 9.67 9 1 8.67 8 2 7.33 9 0 9.00 3 3 2.00 13 2 12.33 53.00 12.00 49.00 326.667 634 19 19 19
20 925 - İPEK KAYALI 5 / C 13 2 12.33 9 1 8.67 6 3 5.00 9 0 9.00 6 3 5.00 9 6 7.00 52.00 15.00 47.00 325.822 648 20 20 20
21 803 - ZEHRA NUREFŞAN ALKIŞ 5 / E 10 4 8.67 10 0 10.00 5 5 3.33 8 2 7.33 5 5 3.33 13 2 12.33 51.00 18.00 44.99 322.844 694 21 21 21
22 498 - ELİFNAZ MİS 5 / E 10 5 8.33 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 7 6 5.00 11 3 10.00 54.00 18.00 48.00 320.884 722 22 22 22
23 533 - HİRA SEMİZ 5 / E 9 6 7.00 10 0 10.00 8 2 7.33 7 3 6.00 8 4 6.67 11 4 9.67 53.00 19.00 46.67 318.978 757 23 23 23
24 653 - ÇINAR ATLI 5 / E 11 3 10.00 9 1 8.67 4 5 2.33 9 1 8.67 4 5 2.33 12 1 11.67 49.00 16.00 43.67 318.770 763 24 24 24
25 92 - BERKAY ARICAN 5 / A 10 4 8.67 9 1 8.67 9 0 9.00 9 1 8.67 5 7 2.67 12 3 11.00 54.00 16.00 48.68 315.536 824 25 25 25
26 723 - GÖKÇE SU ŞAHİN 5 / B 12 3 11.00 8 2 7.33 3 5 1.33 6 3 5.00 4 2 3.33 11 2 10.33 44.00 17.00 38.32 315.081 832 26 26 26
27 813 - ELİF KURT 5 / A 12 3 11.00 8 2 7.33 6 4 4.67 9 1 8.67 4 4 2.67 11 4 9.67 50.00 18.00 44.01 315.037 833 27 27 27
28 731 - DERİN EYİDOĞAN 5 / C 11 4 9.67 9 1 8.67 4 6 2.00 10 0 10.00 1 7 -1.33 15 0 15.00 50.00 18.00 44.01 315.037 833 27 27 27
29 255 - ELİF BİNZET 5 / C 11 4 9.67 7 3 6.00 0 6 -2.00 6 4 4.67 5 3 4.00 12 2 11.33 41.00 22.00 33.67 310.375 919 29 29 29
30 622 - TANEM LOBALI 5 / C 11 4 9.67 7 3 6.00 3 4 1.67 8 1 7.67 5 7 2.67 12 2 11.33 46.00 21.00 39.01 309.748 926 30 30 30
31 476 - NİSA NUR YETİŞ 5 / E 9 6 7.00 9 1 8.67 5 3 4.00 9 1 8.67 7 5 5.33 11 3 10.00 50.00 19.00 43.67 308.049 956 31 31 31
32 581 - ALİ SADRİ AK 5 / A 10 5 8.33 9 1 8.67 4 5 2.33 8 2 7.33 3 3 2.00 13 2 12.33 47.00 18.00 40.99 306.198 1003 32 32 32
33 621 - DEMİR ÖZDEMİR 5 / D 10 5 8.33 10 0 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 5 10 1.67 12 3 11.00 54.00 21.00 47.00 304.444 1040 33 33 33
34 420 - DERİN DENİZ 5 / A 9 5 7.33 9 0 9.00 4 3 3.00 9 1 8.67 6 5 4.33 11 3 10.00 48.00 17.00 42.33 301.763 1089 34 34 34
35 497 - EREN YAŞIL 5 / C 8 7 5.67 9 1 8.67 4 5 2.33 7 2 6.33 7 5 5.33 12 3 11.00 47.00 23.00 39.33 299.501 1131 35 35 35
36 570 - ELA KÜLBİLGE 5 / C 7 3 6.00 8 1 7.67 2 7 -0.33 7 2 6.33 4 4 2.67 14 0 14.00 42.00 17.00 36.34 299.373 1133 36 36 36
37 367 - MEHMET EFE YUCA 5 / D 10 4 8.67 8 2 7.33 4 5 2.33 6 3 5.00 5 4 3.67 11 3 10.00 44.00 21.00 37.00 298.232 1167 37 37 37
38 875 - ÇINAR ACAR 5 / C 10 3 9.00 9 0 9.00 4 6 2.00 6 3 5.00 4 8 1.33 12 1 11.67 45.00 21.00 38.00 297.531 1178 38 38 38
39 87 - ADA IŞIK 5 / A 10 5 8.33 8 2 7.33 6 4 4.67 9 1 8.67 4 3 3.00 11 4 9.67 48.00 19.00 41.67 296.548 1192 39 39 39
40 305 - BEREN SALİHA GÜLEN 5 / B 13 2 12.33 8 2 7.33 4 5 2.33 10 0 10.00 4 8 1.33 9 5 7.33 48.00 22.00 40.65 294.973 1223 40 40 40
41 100 - ADA KÖROĞLU 5 / C 13 1 12.67 8 2 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 1 5 -0.67 10 3 9.00 46.00 17.00 40.33 294.563 1231 41 41 41
42 666 - ÇINAR YENİPAZARLIOĞLU 5 / B 9 6 7.00 10 0 10.00 3 2 2.33 5 5 3.33 2 3 1.00 14 1 13.67 43.00 17.00 37.33 294.420 1234 42 42 42
43 303 - ELA ECRİN ÖZDEMİR 5 / B 10 4 8.67 8 2 7.33 5 3 4.00 9 1 8.67 5 6 3.00 10 3 9.00 47.00 19.00 40.67 292.948 1261 43 43 43
44 765 - EMİNE ALMİNA AKSOY 5 / A 10 5 8.33 10 0 10.00 6 4 4.67 5 5 3.33 4 11 0.33 13 2 12.33 48.00 27.00 38.99 292.514 1270 44 44 44
45 659 - BERRAK ERCAN 5 / C 9 6 7.00 10 0 10.00 4 5 2.33 9 1 8.67 5 5 3.33 11 3 10.00 48.00 20.00 41.33 291.743 1281 45 45 45
46 873 - ORHAN ALPER ÖĞÜT 5 / B 10 4 8.67 10 0 10.00 6 2 5.33 9 0 9.00 2 1 1.67 10 2 9.33 47.00 9.00 44.00 291.462 1283 46 46 46
47 789 - BARAN BOŞNAKOĞLU 5 / A 10 5 8.33 10 0 10.00 3 2 2.33 5 1 4.67 4 8 1.33 12 2 11.33 44.00 18.00 37.99 291.032 1298 47 47 47
48 564 - LEYLA NAZ KAMIŞ 5 / B 9 6 7.00 9 1 8.67 6 4 4.67 5 5 3.33 6 9 3.00 12 3 11.00 47.00 28.00 37.67 290.622 1308 48 48 48
49 67 - BATU ADİLİN 5 / E 9 4 7.67 9 1 8.67 2 7 -0.33 8 2 7.33 7 4 5.67 9 4 7.67 44.00 22.00 36.68 289.220 1345 49 49 49
50 939 - YAKUP EFE YEDİKARDEŞ 5 / D 11 4 9.67 9 1 8.67 5 3 4.00 8 2 7.33 3 3 2.00 10 5 8.33 46.00 18.00 40.00 287.654 1371 50 50 50
51 673 - SİMYA HOŞAFOĞLU 5 / C 9 6 7.00 10 0 10.00 1 4 -0.33 6 2 5.33 2 3 1.00 13 2 12.33 41.00 17.00 35.33 282.854 1464 51 51 51
52 211 - ADA EROĞLU 5 / E 11 4 9.67 7 3 6.00 5 5 3.33 9 1 8.67 5 10 1.67 9 2 8.33 46.00 25.00 37.67 282.084 1481 52 52 52
53 81 - MERT OMAY 5 / C 10 5 8.33 9 1 8.67 5 3 4.00 8 0 8.00 4 9 1.00 11 4 9.67 47.00 22.00 39.67 280.746 1504 53 53 53
54 508 - BARAN ÖZTÜRK 5 / C 11 4 9.67 8 2 7.33 7 3 6.00 5 5 3.33 6 9 3.00 9 6 7.00 46.00 29.00 36.33 280.099 1521 54 54 54
55 777 - NİSA İPEK 5 / C 10 4 8.67 7 3 6.00 5 4 3.67 3 5 1.33 3 7 0.67 12 2 11.33 40.00 25.00 31.67 279.615 1537 55 55 55
56 343 - GÜNEŞ GÜÇLÜKOL 5 / D 10 3 9.00 7 3 6.00 2 5 0.33 8 2 7.33 3 5 1.33 11 4 9.67 41.00 22.00 33.66 278.262 1559 56 56 56
57 597 - ZEYNEP MERCAN 5 / D 9 6 7.00 9 1 8.67 4 6 2.00 7 2 6.33 2 3 1.00 12 2 11.33 43.00 20.00 36.33 277.916 1570 57 57 57
58 835 - MELİSA DUYAR 5 / C 9 4 7.67 6 3 5.00 5 4 3.67 7 2 6.33 4 3 3.00 10 3 9.00 41.00 19.00 34.67 277.640 1574 58 58 58
59 218 - METE BOZAN 5 / C 10 5 8.33 10 0 10.00 3 4 1.67 9 1 8.67 2 0 2.00 8 0 8.00 42.00 10.00 38.67 274.963 1634 59 59 59
60 881 - HASAN ALKIŞ 5 / D 11 4 9.67 9 1 8.67 4 4 2.67 6 2 5.33 6 4 4.67 6 4 4.67 42.00 19.00 35.68 274.899 1637 60 60 60
61 152 - YUNUS EMRE ASLAN 5 / A 11 4 9.67 9 1 8.67 5 5 3.33 7 3 6.00 5 9 2.00 9 6 7.00 46.00 28.00 36.67 274.183 1660 61 61 61
62 707 - ASYANUR KOÇER 5 / A 10 5 8.33 6 4 4.67 3 7 0.67 7 3 6.00 4 9 1.00 11 3 10.00 41.00 31.00 30.67 269.531 1779 62 62 62
63 589 - RABİA BAKIR 5 / D 8 7 5.67 9 1 8.67 6 4 4.67 6 4 4.67 2 10 -1.33 14 1 13.67 45.00 27.00 36.02 268.983 1791 63 63 63
64 341 - ALPEREN ÖZBURUN 5 / B 8 5 6.33 10 0 10.00 5 1 4.67 5 1 4.67 0 0 0.00 12 2 11.33 40.00 9.00 37.00 268.188 1816 64 64 64
65 356 - ETKİN ÖGE KONTER 5 / D 12 3 11.00 10 0 10.00 4 6 2.00 9 1 8.67 8 7 5.67 4 10 0.67 47.00 27.00 38.01 267.630 1827 65 65 65
66 802 - EFE ALİ YILDIRIM 5 / E 11 4 9.67 10 0 10.00 5 5 3.33 8 2 7.33 3 1 2.67 6 3 5.00 43.00 15.00 38.00 267.615 1829 66 66 66
67 638 - ÖZÜM BANU SONYILDIRIM 5 / A 9 6 7.00 7 3 6.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 7 8 4.33 10 5 8.33 39.00 36.00 26.99 266.198 1866 67 67 67
68 561 - DAMLA POYRAZ 5 / B 9 5 7.33 5 5 3.33 1 4 -0.33 8 1 7.67 1 2 0.33 12 2 11.33 36.00 19.00 29.66 265.852 1870 68 68 68
69 284 - TALİP EMİR BALİ 5 / E 9 5 7.33 6 3 5.00 4 6 2.00 3 7 0.67 8 7 5.67 8 5 6.33 38.00 33.00 27.00 264.094 1915 69 69 69
70 499 - MEHDİ GÜNGER 5 / C 7 8 4.33 8 2 7.33 4 6 2.00 9 1 8.67 6 9 3.00 11 4 9.67 45.00 30.00 35.00 260.988 1993 70 70 70
71 512 - DEMİR GEZGİN 5 / E 11 4 9.67 7 3 6.00 4 6 2.00 4 5 2.33 4 8 1.33 9 5 7.33 39.00 31.00 28.66 260.133 2027 71 71 71
72 679 - ARDA AYDENİZ 5 / D 7 7 4.67 8 2 7.33 4 5 2.33 8 1 7.67 3 8 0.33 12 2 11.33 42.00 25.00 33.66 254.701 2176 72 72 72
73 103 - EYLÜL DURU AKTAŞ 5 / C 9 6 7.00 8 2 7.33 5 4 3.67 4 4 2.67 5 8 2.33 9 4 7.67 40.00 28.00 30.67 254.573 2177 73 73 73
74 91 - AHMET EYMEN AŞICI 5 / E 9 6 7.00 8 2 7.33 2 8 -0.67 9 1 8.67 3 9 0.00 11 4 9.67 42.00 30.00 32.00 254.425 2182 74 74 74
75 728 - EGE ARSLAN 5 / C 9 6 7.00 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 5 10 1.67 9 6 7.00 46.00 29.00 36.33 254.420 2184 75 75 75
76 333 - ELA ÖZDEN 5 / C 8 7 5.67 9 1 8.67 3 7 0.67 4 6 2.00 5 9 2.00 11 4 9.67 40.00 34.00 28.68 253.807 2196 76 76 76
77 672 - İBRAHİM EREN ÖZCAN 5 / C 8 7 5.67 8 2 7.33 5 5 3.33 8 2 7.33 1 1 0.67 11 4 9.67 41.00 21.00 34.00 253.151 2214 77 77 77
78 318 - ECE NUR SÖZER 5 / A 6 5 4.33 8 1 7.67 2 5 0.33 7 2 6.33 4 6 2.00 11 2 10.33 38.00 21.00 30.99 252.864 2226 78 78 78
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79 488 - AHMET TAHA ACET 5 / D 9 6 7.00 10 0 10.00 1 0 1.00 6 3 5.00 6 1 5.67 4 1 3.67 36.00 11.00 32.34 252.810 2228 79 79 79
80 626 - ECEM AYKAŞ 5 / E 10 5 8.33 8 2 7.33 5 5 3.33 9 1 8.67 3 9 0.00 9 5 7.33 44.00 27.00 34.99 252.370 2241 80 80 80
81 754 - ÖZDEMİR EFE KARAORMAN 5 / C 9 6 7.00 9 1 8.67 6 4 4.67 9 1 8.67 3 10 -0.33 10 5 8.33 46.00 27.00 37.01 251.126 2274 81 81 81
82 257 - DURU YILDIRAN 5 / D 10 5 8.33 9 1 8.67 5 4 3.67 8 2 7.33 4 4 2.67 7 8 4.33 43.00 24.00 35.00 250.267 2308 82 82 82
83 309 - ELIF USTABAS RODENKO 5 / D 9 6 7.00 8 2 7.33 3 6 1.00 8 2 7.33 4 9 1.00 9 4 7.67 41.00 29.00 31.33 247.012 2403 83 83 83
84 549 - YİĞİT KESKİN 5 / C 10 5 8.33 9 1 8.67 3 7 0.67 7 3 6.00 5 10 1.67 8 7 5.67 42.00 33.00 31.01 246.538 2406 84 84 84
85 167 - ECEM İLBAN 5 / A 9 2 8.33 8 2 7.33 2 7 -0.33 9 1 8.67 1 6 -1.00 9 3 8.00 38.00 21.00 31.00 244.341 2491 85 85 85
86 689 - ZEYNEP COŞKUN 5 / A 7 7 4.67 9 1 8.67 5 5 3.33 7 3 6.00 3 12 -1.00 12 3 11.00 43.00 31.00 32.67 242.578 2543 86 86 86
87 557 - SUDENAZ TINAZ 5 / A 6 8 3.33 9 1 8.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 7 8 4.33 10 5 8.33 38.00 36.00 25.99 241.156 2598 87 87 87
88 776 - YAĞMUR OKLU 5 / B 11 3 10.00 8 2 7.33 2 7 -0.33 3 6 1.00 1 1 0.67 8 7 5.67 33.00 26.00 24.34 240.958 2603 88 88 88
89 732 - MİRHAT MAHİR AYDIN 5 / A 7 8 4.33 9 1 8.67 7 3 6.00 8 2 7.33 4 9 1.00 10 5 8.33 45.00 28.00 35.66 240.523 2620 89 89 89
90 142 - GÖKALP KIRCI 5 / A 9 6 7.00 6 4 4.67 3 4 1.67 6 4 4.67 2 2 1.33 8 2 7.33 34.00 22.00 26.67 240.044 2630 90 90 90
91 166 - ECRİN NİSA KIVRAK 5 / B 10 5 8.33 7 3 6.00 5 5 3.33 7 1 6.67 2 9 -1.00 9 6 7.00 40.00 29.00 30.33 236.928 2705 91 91 91
92 690 - MELİSSA ERALP 5 / A 7 8 4.33 8 2 7.33 0 0 0.00 8 2 7.33 2 5 0.33 11 4 9.67 36.00 21.00 28.99 234.943 2765 92 92 92
93 232 - SERKAN ENES ULUPINAR 5 / D 9 6 7.00 9 1 8.67 6 4 4.67 5 5 3.33 1 8 -1.67 10 5 8.33 40.00 29.00 30.33 232.627 2835 93 93 93
94 151 - ATAKAN KIRCI 5 / D 6 8 3.33 10 0 10.00 4 1 3.67 6 4 4.67 4 4 2.67 9 5 7.33 39.00 22.00 31.67 232.494 2840 94 94 94
95 271 - GURUR ATA AKBUĞA 5 / C 4 11 0.33 6 4 4.67 0 10 -3.33 9 1 8.67 2 0 2.00 13 2 12.33 34.00 28.00 24.67 230.662 2896 95 95 95
96 711 - BERKAY AYDEMİR 5 / E 9 6 7.00 9 1 8.67 1 9 -2.00 6 4 4.67 5 10 1.67 8 7 5.67 38.00 37.00 25.68 230.104 2910 96 96 96
97 613 - HAKAN TUĞRA ÖZEREN 5 / D 7 6 5.00 7 2 6.33 2 6 0.00 9 0 9.00 4 7 1.67 8 4 6.67 37.00 25.00 28.67 228.114 2975 97 97 97
98 105 - HÜSEYİN ALKIŞ 5 / A 7 7 4.67 8 2 7.33 7 3 6.00 6 3 5.00 4 10 0.67 9 5 7.33 41.00 30.00 31.00 227.264 3005 98 98 98
99 272 - YAĞMUR ESEN 5 / E 8 7 5.67 9 1 8.67 5 4 3.67 9 1 8.67 3 11 -0.67 9 6 7.00 43.00 30.00 33.01 225.941 3047 99 99 99

100 443 - AZAD YİĞİT KAYA 5 / C 6 7 3.67 10 0 10.00 3 6 1.00 4 5 2.33 6 4 4.67 7 7 4.67 36.00 29.00 26.34 222.543 3153 100 100 100
101 316 - KUZEY KÜÇÜKBAYIR 5 / C 9 6 7.00 6 4 4.67 4 6 2.00 3 6 1.00 3 5 1.33 8 7 5.67 33.00 34.00 21.67 221.980 3174 101 101 101
102 253 - YAĞIZ SEVER 5 / B 8 7 5.67 6 4 4.67 4 6 2.00 8 1 7.67 3 1 2.67 7 8 4.33 36.00 27.00 27.01 221.353 3198 102 102 102
103 543 - LEYLA DENLİER 5 / D 5 9 2.00 9 1 8.67 2 7 -0.33 10 0 10.00 4 9 1.00 10 4 8.67 40.00 30.00 30.01 219.378 3265 103 103 103
104 364 - RODA KARAMAN 5 / A 8 7 5.67 8 2 7.33 3 7 0.67 7 3 6.00 4 9 1.00 8 7 5.67 38.00 35.00 26.34 218.242 3288 104 104 104
105 994 - MEHMET ÇÖLDÜR 5 / B 8 6 6.00 5 4 3.67 4 4 2.67 3 4 1.67 2 5 0.33 9 6 7.00 31.00 29.00 21.34 217.190 3325 105 105 105
106 632 - DURU DÜNDAR 5 / A 8 5 6.33 8 2 7.33 4 3 3.00 7 2 6.33 3 7 0.67 7 7 4.67 37.00 26.00 28.33 216.889 3334 106 106 106
107 521 - ESİLA MUMCU 5 / D 7 8 4.33 6 3 5.00 6 3 5.00 2 4 0.67 2 10 -1.33 11 4 9.67 34.00 32.00 23.34 215.916 3365 107 107 107
108 287 - SUDE SELİN BALKIR 5 / E 10 4 8.67 6 2 5.33 0 0 0.00 1 2 0.33 2 1 1.67 4 3 3.00 23.00 12.00 19.00 213.788 3437 108 108 108
109 524 - EGE FURKAN MOL 5 / B 8 6 6.00 9 1 8.67 6 4 4.67 6 4 4.67 1 10 -2.33 9 5 7.33 39.00 30.00 29.01 213.595 3439 109 109 109
110 748 - SENA ALTINAY 5 / D 11 4 9.67 8 2 7.33 4 6 2.00 6 3 5.00 2 7 -0.33 5 8 2.33 36.00 30.00 26.00 213.437 3457 110 110 110
111 360 - ZEYNEP GÜNHAN 5 / E 8 5 6.33 7 1 6.67 5 5 3.33 6 2 5.33 4 9 1.00 6 6 4.00 36.00 28.00 26.66 212.232 3495 111 111 111
112 89 - NEZAHAT ÇAYIR 5 / B 8 7 5.67 10 0 10.00 1 9 -2.00 6 4 4.67 4 11 0.33 8 7 5.67 37.00 38.00 24.34 210.978 3538 112 112 112
113 116 - DERİN HARMANDALI 5 / D 5 9 2.00 2 5 0.33 3 5 1.33 6 4 4.67 7 7 4.67 8 6 6.00 31.00 36.00 19.00 209.486 3601 113 113 113
114 459 - BATUHAN ENGİNDAĞLAR 5 / B 7 7 4.67 9 1 8.67 1 8 -1.67 3 4 1.67 2 6 0.00 8 3 7.00 30.00 29.00 20.34 205.052 3747 114 114 114
115 69 - BERİL ADİLİN 5 / E 6 9 3.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 8 2 7.33 8 7 5.67 6 9 3.00 34.00 41.00 20.33 205.037 3759 115 115 115
116 684 - ADA GÜNESEN 5 / C 9 5 7.33 7 2 6.33 2 8 -0.67 7 2 6.33 5 5 3.33 4 11 0.33 34.00 33.00 22.98 204.598 3781 116 116 116
117 133 - DENİZ GÜL 5 / D 5 9 2.00 9 1 8.67 3 4 1.67 10 0 10.00 5 7 2.67 7 7 4.67 39.00 28.00 29.68 203.931 3797 117 117 117
118 421 - EGEM GÜLVEREN 5 / B 6 5 4.33 7 2 6.33 0 7 -2.33 7 2 6.33 0 4 -1.33 9 3 8.00 29.00 23.00 21.33 202.217 3856 118 118 118
119 405 - BUSE DUYAN 5 / D 9 2 8.33 6 1 5.67 3 4 1.67 7 2 6.33 3 9 0.00 5 9 2.00 33.00 27.00 24.00 201.872 3861 119 119 119
120 191 - IRMAK TINBEK 5 / B 6 9 3.00 7 3 6.00 7 2 6.33 7 2 6.33 3 4 1.67 7 7 4.67 37.00 27.00 28.00 201.442 3889 120 120 120
121 807 - PUSAT PİRİNÇCİ 5 / E 8 7 5.67 7 3 6.00 1 6 -1.00 3 1 2.67 3 3 2.00 4 2 3.33 26.00 22.00 18.67 198.277 3992 121 121 121
122 322 - BERFİN SU AKTAŞ 5 / B 8 6 6.00 8 2 7.33 3 7 0.67 4 5 2.33 1 11 -2.67 9 6 7.00 33.00 37.00 20.66 196.923 4030 122 122 122
123 439 - CEYDA KARA 5 / D 8 7 5.67 4 6 2.00 4 6 2.00 6 4 4.67 4 11 0.33 7 8 4.33 33.00 42.00 19.00 194.464 4114 123 123 123
124 489 - ASYA TERZİOĞLU 5 / A 7 6 5.00 4 6 2.00 3 5 1.33 4 5 2.33 3 9 0.00 8 7 5.67 29.00 38.00 16.33 192.691 4162 124 124 124
125 430 - KUZEY TANRIVERDİ 5 / B 6 9 3.00 7 3 6.00 5 3 4.00 8 2 7.33 0 5 -1.67 9 6 7.00 35.00 28.00 25.66 191.491 4216 125 125 125
126 743 - ADA SAYGI 5 / B 8 6 6.00 8 2 7.33 5 4 3.67 6 3 5.00 1 5 -0.67 5 6 3.00 33.00 26.00 24.33 189.521 4287 126 126 126
127 553 - MUSTAFA TUNA AKSÜTOĞLU 5 / D 7 8 4.33 8 2 7.33 3 7 0.67 4 6 2.00 6 5 4.33 4 11 0.33 32.00 39.00 18.99 185.847 4427 127 127 127
128 177 - MUHAMMED KAAN ÇELİKER 5 / D 10 4 8.67 5 4 3.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 1 1.67 0 0 0.00 21.00 25.00 12.67 185.151 4452 128 128 128
129 244 - DOĞA ŞENER 5 / B 4 9 1.00 6 3 5.00 4 5 2.33 8 2 7.33 3 2 2.33 6 4 4.67 31.00 25.00 22.66 184.928 4455 129 129 129
130 234 - AYBARS ERLETEN 5 / E 7 8 4.33 5 5 3.33 3 7 0.67 6 4 4.67 6 9 3.00 5 10 1.67 32.00 43.00 17.67 183.956 4492 130 130 130
131 298 - HAKAN AREL ATAYÜN 5 / A 5 9 2.00 8 2 7.33 0 10 -3.33 1 9 -2.00 3 6 1.00 9 6 7.00 26.00 42.00 12.00 181.975 4567 131 131 131
132 893 - ARDA GÜLÜMSER 5 / E 8 5 6.33 8 2 7.33 3 5 1.33 4 5 2.33 2 6 0.00 3 4 1.67 28.00 27.00 18.99 179.491 4652 132 132 132
133 161 - CANSIN ESİLA BALKAYA 5 / A 6 5 4.33 7 2 6.33 2 3 1.00 6 3 5.00 5 10 1.67 5 10 1.67 31.00 33.00 20.00 178.869 4673 133 133 133
134 108 - EGE ÖCAL 5 / E 9 6 7.00 4 6 2.00 5 5 3.33 6 4 4.67 3 12 -1.00 2 0 2.00 29.00 33.00 18.00 178.025 4705 134 134 134
135 387 - ZEYNEP ECE İŞIKÇI 5 / B 8 7 5.67 8 1 7.67 0 10 -3.33 5 4 3.67 2 11 -1.67 7 8 4.33 30.00 41.00 16.34 177.684 4713 135 135 135
136 97 - EGE ÇELEBİ 5 / C 8 7 5.67 5 5 3.33 0 10 -3.33 3 7 0.67 5 10 1.67 5 9 2.00 26.00 48.00 10.01 174.790 4819 136 136 136
137 96 - DORUK MAKAS 5 / D 7 8 4.33 9 1 8.67 4 6 2.00 7 3 6.00 3 12 -1.00 6 9 3.00 36.00 39.00 23.00 174.711 4823 137 137 137
138 98 - TANEM MANALP 5 / B 7 7 4.67 4 5 2.33 3 6 1.00 3 4 1.67 1 9 -2.00 7 4 5.67 25.00 35.00 13.34 173.304 4890 138 138 138
139 429 - BEREN BAL 5 / E 6 9 3.00 7 3 6.00 6 4 4.67 3 5 1.33 3 7 0.67 6 9 3.00 31.00 37.00 18.67 170.479 4987 139 139 139
140 854 - YASİN EGE GÜLIŞIK 5 / C 7 8 4.33 4 6 2.00 5 5 3.33 8 2 7.33 5 10 1.67 4 11 0.33 33.00 42.00 18.99 168.770 5042 140 140 140
141 537 - ARAS ULUDAĞ 5 / B 8 7 5.67 7 2 6.33 4 5 2.33 3 6 1.00 3 7 0.67 2 6 0.00 27.00 33.00 16.00 164.405 5203 141 141 141
142 457 - DOĞUKAN MUTLU 5 / D 8 3 7.00 6 2 5.33 1 6 -1.00 3 2 2.33 1 4 -0.33 0 0 0.00 19.00 17.00 13.33 162.568 5260 142 142 142
143 277 - KUTAY ARAS ÖZBEK 5 / E 10 5 8.33 4 6 2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 4 10 0.67 2 13 -2.33 28.00 46.00 12.67 161.590 5296 143 143 143
144 418 - ESRA KOÇ 5 / E 4 7 1.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 8 0.33 6 3 5.00 21.00 40.00 7.66 156.286 5476 144 144 144
145 313 - BUSE TARRAN 5 / E 9 5 7.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 4 11 0.33 2 9 -1.00 24.00 46.00 8.66 155.585 5501 145 145 145
146 927 - EVRİM DUYAN 5 / D 5 8 2.33 4 4 2.67 4 4 2.67 6 2 5.33 1 9 -2.00 7 8 4.33 27.00 35.00 15.33 152.627 5605 146 146 146
147 82 - BEYZA MELEK ÖZKAN 5 / A 4 8 1.33 5 3 4.00 1 8 -1.67 3 6 1.00 2 10 -1.33 7 4 5.67 22.00 39.00 9.00 149.733 5712 147 147 147
148 137 - İSMAİL KAAN UYAR 5 / E 6 9 3.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 12 -1.00 6 9 3.00 25.00 50.00 8.33 144.440 5931 148 148 148
149 465 - METEHAN KALENDER 5 / A 7 8 4.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 3 12 -1.00 5 10 1.67 25.00 50.00 8.33 144.440 5931 148 148 148
150 491 - YAĞMUR PAMİR 5 / B 6 7 3.67 6 3 5.00 2 7 -0.33 0 10 -3.33 0 0 0.00 5 10 1.67 19.00 37.00 6.68 144.178 5956 150 150 150
151 102 - ERDEM DEMİR 5 / B 2 13 -2.33 8 2 7.33 2 7 -0.33 0 0 0.00 1 2 0.33 8 6 6.00 21.00 30.00 11.00 141.975 6029 151 151 151
152 697 - TANEM BAYSAL 5 / D 7 8 4.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 11 0.33 3 12 -1.00 26.00 49.00 9.66 137.807 6183 152 152 152
153 559 - BEDİRHAN ÇETİN 5 / E 3 11 -0.67 0 10 -3.33 4 6 2.00 4 6 2.00 5 10 1.67 6 9 3.00 22.00 52.00 4.67 132.598 6379 153 153 153
154 85 - İBRAHİM ENES MERSİN 5 / D 5 10 1.67 5 5 3.33 3 6 1.00 4 6 2.00 2 12 -2.00 6 9 3.00 25.00 48.00 9.00 130.474 6453 154 154 154
155 207 - ARDA BÜK 5 / B 5 10 1.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 1 8 -1.67 6 9 3.00 21.00 48.00 4.99 126.652 6598 155 155 155
156 93 - ALP EREN CANBAZ 5 / D 4 6 2.00 6 4 4.67 0 0 0.00 2 0 2.00 0 2 -0.67 2 4 0.67 14.00 16.00 8.67 125.684 6635 156 156 156



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

İzmir KARABAĞLAR Öğretmenler ve Şeker Mevhibe Ortaokulu 5.Sınıf TG-1 - 2021-2022 8369 172 172 172

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 7.13 7.32 4.69 5.80 3.94 4.49 4.02 5.50 2.19 3.97 5.19 2.24 3.94 8.60 1.07 7.50 6.67 5.28 32.36 37.20 19.96 200.478

İl Ortalaması 8.26 5.99 6.27 7.33 2.40 6.53 3.81 4.98 2.15 6.22 3.09 5.19 3.83 6.53 1.65 8.48 5.06 6.80 37.92 28.05 28.57 236.753
Okul Ortalaması 8.26 5.99 6.27 7.33 2.40 6.53 3.81 4.98 2.15 6.22 3.09 5.19 3.83 6.53 1.65 8.48 5.06 6.80 37.92 28.05 28.57 236.753

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
157 176 - YILDIZ EMEN 5 / D 7 8 4.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 1 14 -3.67 4 11 0.33 26.00 49.00 9.65 120.652 6835 157 157 157
158 379 - EGEHAN ERGEN 5 / E 5 10 1.67 6 4 4.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 4 11 0.33 3 12 -1.00 25.00 50.00 8.33 118.760 6905 158 158 158
159 329 - NEŞE CAN ERTEK 5 / C 8 7 5.67 3 7 0.67 2 5 0.33 3 7 0.67 3 12 -1.00 1 11 -2.67 20.00 49.00 3.67 118.277 6922 159 159 159
160 80 - SELAMİ KARATAŞ 5 / B 4 11 0.33 2 8 -0.67 1 8 -1.67 3 7 0.67 4 8 1.33 4 11 0.33 18.00 53.00 0.32 113.249 7111 160 160 160
161 76 - FATİH EMRE İPEK 5 / D 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 9 1 8.67 0 4 -1.33 1 0 1.00 11.00 5.00 9.34 111.719 7154 161 161 161
162 758 - ÖZNUR ÇELİK 5 / E 4 11 0.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 11 0.33 4 11 0.33 19.00 56.00 0.33 106.844 7333 162 162 162
163 853 - KARAN ÇORM AN 5 / C 7 8 4.33 4 6 2.00 0 10 -3.33 7 3 6.00 1 11 -2.67 2 13 -2.33 21.00 51.00 4.00 101.625 7486 163 163 163
164 603 - HASAN DÖNMEZ 5 / C 3 12 -1.00 5 5 3.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 12 -1.00 4 11 0.33 22.00 53.00 4.32 95.679 7668 164 164 164
165 194 - DEHA KURT 5 / E 5 10 1.67 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 1 14 -3.67 4 11 0.33 20.00 55.00 1.67 91.753 7754 165 165 165
166 417 - NURGÜN AKKAYA 5 / C 5 10 1.67 5 5 3.33 4 6 2.00 5 5 3.33 0 15 -5.00 4 11 0.33 23.00 52.00 5.66 89.126 7817 166 166 166
167 242 - AYÇA YILMAZAY 5 / D 5 10 1.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 6 0.00 1 12 -3.00 3 10 -0.33 16.00 53.00 -1.66 86.884 7864 167 167 167
168 641 - ORÇUN SEMİ YOLDAŞ 5 / A 1 10 -2.33 1 7 -1.33 0 7 -2.33 4 6 2.00 4 8 1.33 3 11 -0.67 13.00 49.00 -3.33 84.346 7921 168 168 168
169 159 - POYRAZ YAĞIZ AĞA 5 / E 3 12 -1.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 12 -1.00 3 12 -1.00 17.00 58.00 -2.33 77.289 8043 169 169 169
170 471 - DEMİR BAYRAK 5 / A 3 12 -1.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 7 3 6.00 2 12 -2.00 3 12 -1.00 19.00 55.00 0.67 75.314 8081 170 170 170
171 397 - IRMAK YILDIZ 5 / C 3 12 -1.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 1 8 -1.67 2 8 -0.67 13.00 51.00 -4.01 72.617 8129 171 171 171
172 404 - CANKUT BARAN YAMANOK 5 / A 3 11 -0.67 2 7 -0.33 3 6 1.00 2 6 0.00 1 14 -3.67 2 13 -2.33 13.00 57.00 -6.00 48.291 8315 172 172 172


